
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 113 113 113 3399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,31 17,40 8,96 2,59 1,39 2,24 1,60 1,91 1,12 1,35 1,44 0,99 3,71 0,69 3,54 0,00 0,01 0,00 7,09 5,62 5,68 1,04 1,85 0,58 1,78 1,90 1,30 0,78 1,69 0,35 33,25 33,90 24,76 178,740

Okul Ortalaması 18,26 13,96 14,77 3,30 0,62 3,15 1,58 1,42 1,23 1,66 1,03 1,41 4,14 0,33 4,05 0,00 0,01 0,00 10,44 3,64 9,53 1,12 1,19 0,82 1,95 1,34 1,61 0,58 1,26 0,27 43,03 24,80 36,84 217,970

KATILIMLAR

1 878 SALİHA CON 12F 28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 15 2 14,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 63 19 58,25 292,873 136

2 0 YİĞİT TÜRKKK 12C 24 16 20,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 1 3 0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 65 34 56,50 288,065 154

3 914 GAFFAR PALABIYIK 12E 18 16 14,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 19 3 18,25 3 1 2,75 5 2 4,50 5 0 5,00 62 27 55,25 283,443 176

4 0 EMİR HAMZA YÜCE 12D 22 12 19,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 20 7 18,25 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 62 30 54,50 283,025 177

5 919 BARIŞ YURT 12E 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 14 9 11,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 62 30 54,50 278,605 190

6 960 GÜVEN CEM KILIÇ 12A 24 13 20,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 18 3 17,25 57 19 52,25 276,345 198

7 925 PINAR KİSBET 12B 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 56 20 51,00 267,858 217

8 897 UĞUR GÖRGÜLÜ 12E 21 15 17,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 0 15,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 56 25 49,75 265,555 225

9 865 İCLAL SÜMERTAŞ 12E 17 8 15,00 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 2 13,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 53 13 49,75 264,758 230

10 82 KUŞCU EFENDİOĞULLARI 12D 16 15 12,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 25 5 23,75 53 25 46,75 262,755 240

11 903 FEYYAZ ACAR 12F 26 14 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 53 17 48,75 260,123 253

12 940 MUSTAFA DİKBIYIK 12E 22 11 19,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 12 13,00 2 0 2,00 54 25 47,75 259,035 256

13 917 AYŞEGÜL GÜNEŞ 12B 30 10 27,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 53 16 49,00 258,505 260

14 0 BURAK CİNAL 12B 25 10 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 52 19 47,25 256,848 264

15 929 YENER DERİNTİ 12E 22 10 19,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 13 7 11,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 54 27 47,25 255,458 267

16 937 BERKANT ZUMBAROĞLU 12D 19 14 15,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 52 22 46,50 254,860 271

17 842 DUYGU AYDEMİR 12D 28 9 25,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 49 10 46,50 252,598 285

18 879 SELVİ SÖNMEZ 12C 21 18 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 5 2 4,50 1 4 0,00 54 33 45,75 250,793 295

19 927 AYÇİN ANUL 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 49 13 45,75 250,368 296

20 0 YUŞA USLU 12E 24 11 21,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 9 3 8,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 52 24 46,00 250,098 299

21 963 BUSE OKUYUCU 12A 25 10 22,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 12 4 11,00 49 16 45,00 249,485 302

22 885 MELİSA GÜMÜŞ 12C 19 14 15,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 17 4 16,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 51 28 44,00 248,725 307

23 900 ŞEVVAL TİRYAKİ 12A 23 13 19,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 49 17 44,75 248,190 314

24 954 SILA DİLAN BAHÇE 12C 19 10 16,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 13 3 12,25 2 1 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 49 20 44,00 245,595 327

25 871 DİLARA MUTLU 12A 26 3 25,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 46 6 44,50 245,083 331

26 913 ERCAN TAŞ 12D 11 10 8,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 25 6 23,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 48 27 41,25 244,308 336

27 859 MELİKE GÜRCÜOĞLU 12A 24 10 21,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 12 5 10,75 1 0 1,00 47 15 43,25 243,498 339

28 915 YAŞAR YILDIRIM 12E 20 16 16,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 2 12,50 2 0 2,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 49 25 42,75 242,098 347

29 0 CİHAN KAYA 12B 18 14 14,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 47 19 42,25 241,198 356
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,31 17,40 8,96 2,59 1,39 2,24 1,60 1,91 1,12 1,35 1,44 0,99 3,71 0,69 3,54 0,00 0,01 0,00 7,09 5,62 5,68 1,04 1,85 0,58 1,78 1,90 1,30 0,78 1,69 0,35 33,25 33,90 24,76 178,740

Okul Ortalaması 18,26 13,96 14,77 3,30 0,62 3,15 1,58 1,42 1,23 1,66 1,03 1,41 4,14 0,33 4,05 0,00 0,01 0,00 10,44 3,64 9,53 1,12 1,19 0,82 1,95 1,34 1,61 0,58 1,26 0,27 43,03 24,80 36,84 217,970

KATILIMLAR

30 862 TUĞBA DEMİRCİ 12C 24 15 20,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 51 34 42,50 238,633 368

31 0 RUKİYE ARSLAN 12B 21 16 17,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 48 24 42,00 238,590 369

32 0 MERVE 12E 19 12 16,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 46 21 40,75 237,988 375

33 899 AYŞE DEMİRCİ 12D 19 12 16,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 14 3 13,25 44 16 40,00 235,020 384

34 882 SANEM 12B 23 16 19,00 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 45 17 40,75 234,758 388

35 1091 TUĞÇE PERİK 12A 24 13 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 46 22 40,50 232,328 407

36 928 MERT ŞEVKİ VİDİNLİ 12E 17 20 12,00 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 17 6 15,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 48 37 38,75 232,258 408

37 0 ENİS İBRHM EREN 12F 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 46 24 40,00 230,138 422

38 873 ALİ 12B 18 18 13,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 45 26 38,50 229,350 426

39 1106 FATİH UÇAR 12D 17 10 14,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 13 7 11,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 44 21 38,75 229,053 429

40 852 MİNE BİROL 12F 22 14 18,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 3 3,25 3 1 2,75 47 23 41,25 229,038 430

41 0 PELİN ÇELİK 12E 20 5 18,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 12 2 11,50 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 42 13 38,75 228,980 432

42 978 YAĞMUR SUDE ZABUN 12F 24 15 20,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 45 25 38,75 227,155 448

43 905 FURKAN KELEŞ 12B 20 15 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 44 22 38,50 226,903 450

44 975 ŞEYMA KARAMAN 12A 22 13 18,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 44 24 38,00 226,083 452

45 896 DAMLANUR GÜÇLÜ 12A 21 19 16,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 44 27 37,25 224,780 461

46 1078 EMİRHAN KINCIOĞLU 12C 17 12 14,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 2 1,50 1 3 0,25 42 21 36,75 224,758 462

47 493 RADAMEL FALCAO JR 12A 21 18 16,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 44 25 37,75 224,413 467

48 952 EMİRCAN KÖKCÜ 12D 14 9 11,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 13 3 12,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 41 20 36,00 221,273 490

49 902 ÖMER  YANIKKKKKK 12C 19 16 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 4 5,00 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 46 34 37,50 221,095 492

50 874 SALİHA ARSLAN 12C 26 10 23,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 41 17 36,75 221,063 493

51 1002 KEVSER ARKAN 12B 20 18 15,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 43 26 36,50 220,590 500

52 922 MUSTAFA DİNÇ 12B 22 16 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 9 6 7,50 43 30 35,50 217,255 538

53 1065 ESRA TAGTEGİN 12A 21 14 17,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 3 6,25 40 18 35,50 216,580 546

54 0 NAGİHAN AKAY 12D 15 20 10,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 10 8 8,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 3 1,25 46 42 35,50 216,255 553

55 918 NİSANUR ALTUN 12A 19 18 14,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 41 25 34,75 215,723 558

56 993 EMRECAN AŞCIII 12C 17 16 13,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 8 7 6,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 43 30 35,50 215,405 560

57 970 MUSTAFA 12E 15 20 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 12 5 10,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 44 39 34,25 213,993 579

58 942 ERKAN SOLAKOĞLU 12C 8 10 5,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 1 0 1,00 1 0 1,00 37 14 33,50 213,700 584

                                                2 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 113 113 113 3399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,31 17,40 8,96 2,59 1,39 2,24 1,60 1,91 1,12 1,35 1,44 0,99 3,71 0,69 3,54 0,00 0,01 0,00 7,09 5,62 5,68 1,04 1,85 0,58 1,78 1,90 1,30 0,78 1,69 0,35 33,25 33,90 24,76 178,740

Okul Ortalaması 18,26 13,96 14,77 3,30 0,62 3,15 1,58 1,42 1,23 1,66 1,03 1,41 4,14 0,33 4,05 0,00 0,01 0,00 10,44 3,64 9,53 1,12 1,19 0,82 1,95 1,34 1,61 0,58 1,26 0,27 43,03 24,80 36,84 217,970

KATILIMLAR

59 968 NİLGÜL KARGA 12E 14 20 9,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 4 10,00 1 4 0,00 5 2 4,50 1 4 0,00 44 40 34,00 213,030 596

60 0 MERVE KÖSE 12B 14 20 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 2 0 2,00 41 29 33,75 211,668 614

61 854 HİLAL SAVAŞ 12F 21 15 17,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 2 0 2,00 40 22 34,50 211,563 615

62 0 RABİA G DOLU 12A 18 12 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 39 21 33,75 210,948 626

63 886 HAKAN SARIKOCA 12A 5 19 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 38 26 31,50 210,763 627

64 1005 GİZEM KUŞCU 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 1 4,75 38 16 34,00 210,588 631

65 845 ASLI TAŞ 12E 20 13 16,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 23 33,25 210,165 640

66 891 MERVE G 12B 19 18 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 7 5,25 41 30 33,50 209,750 646

67 910 BEYZA ALPARSLAN 12D 12 23 6,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 13 3 12,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 0 1,00 42 38 32,50 209,543 653

68 1093 ŞEVVAL ÖZCANLI 12C 16 10 13,50 4 0 4,00 3 0 3,00 10 3 9,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 38 20 33,00 209,525 654

69 955 ELA ÖZTÜRK 12D 20 9 17,75 2 0 2,00 2 0 2,00 10 1 9,75 1 2 0,50 1 1 0,75 36 13 32,75 209,350 657

70 977 ARZU GENÇ 12D 18 14 14,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 38 22 32,50 208,500 673

71 959 KÜBRA AVCI 12D 9 4 8,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 1 10,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 35 11 32,25 208,303 675

72 1058 ZEHRA 12D 18 13 14,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 40 31 32,25 207,195 698

73 958 TUĞBA ŞEN 12D 19 16 15,00 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 23 32,25 206,833 701

74 881 EMEL KAYIM 12C 17 11 14,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 8 3 7,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 37 21 31,75 204,775 740

75 0 AHMETCAN 12C 17 16 13,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 6 7,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 31 31,25 204,143 747

76 939 DUYGU DALGIÇ 12A 22 18 17,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 3 9,25 38 28 31,00 203,815 753

77 947 SAMET ÜRER 12E 20 11 17,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 7 7 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 37 21 31,75 203,505 760

78 0 ETHEM SUNGUR 12E 14 17 9,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 10 7 8,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 40 36 31,00 202,173 785

79 1027 SUDE YILDIR IM 12F 19 16 15,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 24 31,00 200,020 811

80 1038 BÜNYAMİN 12A 14 17 9,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 11 2 10,50 35 23 29,25 199,285 826

81 1009 BETÜL YILDIRIM 12E 17 11 14,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 35 20 30,00 198,948 831

82 1007 ALPAY ERGİTÜRK 12F 17 19 12,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 36 24 30,00 197,508 847

83 1021 KAPTAN ŞEYMANUR 12A 18 8 16,00 4 0 4,00 9 0 9,00 31 8 29,00 197,330 851

84 972 ELF TRD 12E 15 14 11,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 15 1 14,75 32 17 27,75 196,763 860

85 1004 ZELİHA ÇALIŞKAN 12F 23 15 19,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 5 4,75 36 27 29,25 195,590 886

86 1121 SİMAY ÖZCAN 12C 15 9 12,75 5 0 5,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 11 28,25 195,295 891

87 901 BERNA GÜDÜK 12C 18 15 14,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 6 10 3,50 2 2 1,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 38 35 29,25 193,600 922
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 113 113 113 3399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,31 17,40 8,96 2,59 1,39 2,24 1,60 1,91 1,12 1,35 1,44 0,99 3,71 0,69 3,54 0,00 0,01 0,00 7,09 5,62 5,68 1,04 1,85 0,58 1,78 1,90 1,30 0,78 1,69 0,35 33,25 33,90 24,76 178,740

Okul Ortalaması 18,26 13,96 14,77 3,30 0,62 3,15 1,58 1,42 1,23 1,66 1,03 1,41 4,14 0,33 4,05 0,00 0,01 0,00 10,44 3,64 9,53 1,12 1,19 0,82 1,95 1,34 1,61 0,58 1,26 0,27 43,03 24,80 36,84 217,970

KATILIMLAR

88 941 OĞUZHAN KILIÇ 12D 24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 37 31 29,25 193,593 923

89 853 BEYZA BÜYÜK 12E 8 7 6,25 22 13 18,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 22 25,50 191,903 951

90 966 MELİKE ARSLAN 12A 20 16 16,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 34 24 28,00 190,200 994

91 949 ZEY SUDE GÜLTE İN 12F 18 19 13,25 5 0 5,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 35 31 27,25 189,400 1020

92 867 İREM TAŞ 12E 13 23 7,25 2 0 2,00 14 2 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 32 26 25,50 188,283 1042

93 994 DERYA A 12B 15 21 9,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 6 4 5,00 34 29 26,75 188,180 1043

94 483 ENES AĞUŞ 12C 13 10 10,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 10 9 7,75 32 25 25,75 186,473 1087

95 967 GAMZE ARSLAN 12C 14 17 9,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 32 25 25,75 186,090 1098

96 621 YUSUF 12A 12 11 9,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 12 6 10,50 30 20 25,00 185,668 1113

97 945 ORHAN KILIÇ 12A 12 19 7,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 32 28 25,00 184,508 1133

98 1008 EDANUR KURT 12D 14 17 9,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 3 8,25 1 0 1,00 3 2 2,50 31 23 25,25 184,205 1141

99 912 M TM BAŞ 12A 6 16 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 10 2 9,50 30 22 24,50 183,865 1148

100 893 NAZAR KARAYİĞİT 12D 15 14 11,50 1 0 1,00 3 2 2,50 8 0 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 17 24,75 182,863 1182

101 0 ZEHRA 12B 14 15 10,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 12 4 11,00 30 24 24,00 182,688 1187

102 872 ESRA KIRAN 12D 20 12 17,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 30 19 25,25 182,653 1188

103 938 NUR 12C 10 15 6,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 7 3 6,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 31 24 25,00 182,528 1189

104 961 EMİRHAN DALGIÇ 12D 5 7 3,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 11 1 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 10 23,50 181,083 1237

105 0 İ 12A 15 21 9,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 3 4,25 30 27 23,25 176,525 1369

106 0 BURAK KARAMAN 12D 13 21 7,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 33 41 22,75 175,650 1402

107 992 TUĞBA OCAK 12E 17 13 13,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 28 21 22,75 174,860 1434

108 981 LEYLA CZ IR 12E 13 21 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 30 34 21,50 172,268 1520

109 0 MERİ  ABA 12B 11 17 6,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 6 2,50 26 28 19,00 162,053 1860

110 0 FURK * KOÇ 12C 3 2 2,50 14 2 13,50 17 4 16,00 158,795 1977

111 944 DİLARA KASIRGA 12D 10 20 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 21 25 14,75 151,718 2226

112 962 DOĞUKAN YANIK 12D 3 2 2,50 1 1 0,75 7 1 6,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 16 10 13,50 146,135 2418

113 0 DİDEM 12A 11 9 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 18 18 13,50 145,138 2443
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 113 113 113 3399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,31 17,40 8,96 2,59 1,39 2,24 1,60 1,91 1,12 1,35 1,44 0,99 3,71 0,69 3,54 0,00 0,01 0,00 7,09 5,62 5,68 1,04 1,85 0,58 1,78 1,90 1,30 0,78 1,69 0,35 33,25 33,90 24,76 178,740

Okul Ortalaması 18,26 13,96 14,77 3,30 0,62 3,15 1,58 1,42 1,23 1,66 1,03 1,41 4,14 0,33 4,05 0,00 0,01 0,00 10,44 3,64 9,53 1,12 1,19 0,82 1,95 1,34 1,61 0,58 1,26 0,27 43,03 24,80 36,84 217,970

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
12A 12B 12C 12D 12E 12F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12A 12B 12C 12D 12E 12F

                                                5 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

1 54 KAAN BAŞ 11B 25 15 21,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 22 2 21,50 48 20 43,00 249,005 7

2 66 KÜBRANURAKILMA 11E 22 7 20,25 16 6 14,50 6 3 5,25 8 1 7,75 7 3 6,25 59 20 54,00 247,160 8

3 170 NURSEL AYAN 11E 18 6 16,50 14 11 11,25 3 4 2,00 9 3 8,25 9 1 8,75 53 25 46,75 222,693 16

4 0 BURAK ÇALIŞGA N 11B 29 9 26,75 10 2 9,50 39 11 36,25 220,745 17

5 0 ÖZCC 11B 25 13 21,75 7 6 5,50 10 2 9,50 5 3 4,25 3 1 2,75 6 9 3,75 56 34 47,50 218,468 19

6 0 ZEYNEP KIRDAR 11E 18 7 16,25 12 4 11,00 5 3 4,25 8 0 8,00 5 1 4,75 48 15 44,25 218,040 20

7 191 CEREN SADE 11B 25 7 23,25 6 6 4,50 8 3 7,25 6 0 6,00 3 2 2,50 4 6 2,50 52 24 46,00 215,695 21

8 185 YAĞMUR ÇAVUŞOĞLU 11A 22 10 19,50 8 3 7,25 7 3 6,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 47 20 42,00 203,988 30

9 39 İRE  SEDA ÇAKIR 11B 26 12 23,00 5 2 4,50 6 1 5,75 37 15 33,25 201,958 31

10 161 HASBİ Ö *AN 11A 21 11 18,25 11 3 10,25 9 3 8,25 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 49 22 43,50 200,098 32

11 13 YAREN CINDIK 11B 23 15 19,25 9 4 8,00 8 4 7,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 9 0,75 51 35 42,25 199,658 34

12 98 ÖZLEM EDİ Ş 11E 12 11 9,25 12 2 11,50 4 1 3,75 5 4 4,00 9 1 8,75 42 19 37,25 197,075 39

13 77 DİLARA KARTAL 11E 13 12 10,00 12 5 10,75 2 3 1,25 8 3 7,25 8 3 7,25 43 26 36,50 195,523 44

14 166 İLAYDA YILDIZ 11B 23 15 19,25 10 5 8,75 9 3 8,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 48 33 39,75 194,030 46

15 0 SUDE İR 11F 24 9 21,75 6 12 3,00 3 0 3,00 7 3 6,25 40 24 34,00 193,945 47

16 120 BEYZA MERAL 11E 18 9 15,75 9 2 8,50 7 5 5,75 3 3 2,25 37 19 32,25 193,895 48

17 36 SEVİNÇ YAŞAR 11B 18 10 15,50 6 3 5,25 8 0 8,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 43 16 39,00 192,948 49

18 0 MELİKE KIR 11B 20 10 17,50 8 1 7,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 40 20 35,00 191,838 58

19 92 SALİH KILIÇ 11E 17 6 15,50 10 3 9,25 7 3 6,25 6 5 4,75 40 17 35,75 188,400 62

20 101 FEYZANUR KİBİROĞLU 11E 15 12 12,00 9 4 8,00 12 1 11,75 10 2 9,50 46 19 41,25 188,345 63

21 67 DUYGUAYDOĞDU 11E 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 13 2 12,50 6 0 6,00 8 1 7,75 5 2 4,50 38 10 35,50 187,230 66

22 104 CEREN TAŞOĞLU 11B 20 12 17,00 11 9 8,75 31 21 25,75 187,108 69

23 163 YAŞAR MERT 11E 16 6 14,50 10 2 9,50 10 2 9,50 4 8 2,00 40 18 35,50 185,725 71

24 129 ECE OCAKDAN 11A 20 13 16,75 9 4 8,00 9 3 8,25 4 1 3,75 1 4 0,00 43 25 36,75 185,330 72

25 63 MELİKE AKKAYA 11A 22 15 18,25 9 5 7,75 8 3 7,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 44 31 36,25 185,243 73

26 4 ZELİHA KOÇ 11B 20 17 15,75 4 9 1,75 7 5 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 2 0 2,00 43 33 34,75 184,910 75

27 78 SEMA FİDAN 11A 20 6 18,50 8 2 7,50 6 5 4,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 41 21 35,75 183,748 79

28 0 EVREN ARSLAN 11E 8 6 6,50 11 9 8,75 6 7 4,25 7 6 5,50 11 2 10,50 43 30 35,50 183,493 80

29 70 HAVVA İŞLEME 11B 26 13 22,75 4 6 2,50 30 19 25,25 181,715 86
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

30 18 MEHMET EREN 11B 21 15 17,25 8 7 6,25 6 6 4,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 41 35 32,25 181,623 87

31 140 SÜMEYRA BOZLAĞAN 11E 14 8 12,00 12 5 10,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 15 24,25 181,038 89

32 26 SU BATI 11E 19 12 16,00 9 5 7,75 28 17 23,75 180,178 92

33 53 FURKAN İRİŞME 11D 16 5 14,75 4 8 2,00 9 5 7,75 6 7 4,25 7 6 5,50 42 31 34,25 180,100 93

34 14 EZGİ PAT 11B 16 7 14,25 8 3 7,25 6 2 5,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 38 15 34,25 179,600 97

35 157 AYŞA 11A 18 15 14,25 9 4 8,00 9 3 8,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 2 0,50 42 30 34,50 178,915 99

36 10 EBRU KULİM 11B 20 16 16,00 4 6 2,50 6 4 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 1 0 1,00 39 30 31,50 177,930 102

37 176 İLAYDA GÜNEY 11A 18 14 14,50 4 3 3,25 6 5 4,75 6 2 5,50 3 2 2,50 1 0 1,00 38 26 31,50 175,590 112

38 179 İBRAHİM TOPRAK 11C 13 9 10,75 8 4 7,00 7 4 6,00 10 2 9,50 38 19 33,25 173,778 117

39 60 BÜNYAMİN KODAL 11F 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 8 3 7,25 6 3 5,25 37 14 33,50 173,763 118

40 109 OĞUZ KAAN YÜCE 11E 14 17 9,75 6 8 4,00 11 2 10,50 11 2 10,50 42 29 34,75 173,658 119

41 62 TUĞÇE ATEŞ 11B 21 12 18,00 3 4 2,00 4 4 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 12 1,00 35 35 26,25 172,650 121

42 0 PATRON 11E 11 5 9,75 8 6 6,50 11 2 10,50 8 3 7,25 38 16 34,00 172,563 122

43 3 BEYZA ÖZDEMİR 11E 13 2 12,50 0 1 -0,25 7 2 6,50 1 3 0,25 3 4 2,00 4 3 3,25 28 15 24,25 172,035 123

44 143 GÖZDE EFİL 11A 22 15 18,25 7 1 6,75 1 1 0,75 30 17 25,75 171,698 126

45 0 YONCA MİDİLLİ 11B 21 19 16,25 5 8 3,00 5 6 3,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 37 40 27,00 171,120 129

46 50 BURAK 11F 15 5 13,75 6 2 5,50 4 2 3,50 25 9 22,75 169,695 139

47 107 FURKAN KUTAY EFİL 11E 11 2 10,50 9 4 8,00 8 2 7,50 6 6 4,50 34 14 30,50 169,185 143

48 100 GÜLSENA 11E 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 10 10 7,50 1 4 0,00 6 4 5,00 9 3 8,25 35 26 28,50 168,610 145

49 0 ALEY 11A 18 19 13,25 4 8 2,00 8 2 7,50 5 3 4,25 3 2 2,50 38 34 29,50 168,270 147

50 28 VİLDAN ÜNCE 11E 12 1 11,75 8 5 6,75 6 2 5,50 3 0 3,00 29 8 27,00 166,963 155

51 153 RANA YÜKSEKTEPE 11A 19 14 15,50 6 3 5,25 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 33 27 26,25 166,038 156

52 158 SONGÜL OKUMAK 11A 18 16 14,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 5 0,75 31 22 25,50 164,668 164

53 68 ŞEVVAL KILIÇARSLAN 11A 22 11 19,25 1 2 0,50 23 13 19,75 163,115 176

54 152 ZÜLAL BALTACI 11C 13 12 10,00 3 8 1,00 10 3 9,25 8 5 6,75 34 28 27,00 162,920 177

55 1453 ALİ KIRAN BAŞKESEN 11L 19 15 15,25 5 5 3,75 24 20 19,00 162,728 182

56 0 SO 11E 13 3 12,25 6 6 4,50 7 2 6,50 26 11 23,25 162,643 183

57 34 RUK YE KER EN 11C 14 9 11,75 3 3 2,25 4 5 2,75 4 6 2,50 7 5 5,75 32 28 25,00 162,073 185

58 147 DAMLANUR SALGIN 11D 15 15 11,25 2 2 1,50 3 9 0,75 6 5 4,75 3 8 1,00 9 2 8,50 38 41 27,75 161,983 188
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

59 22 OGUZHAN YILMAZ 11F 13 6 11,50 2 1 1,75 11 1 10,75 0 1 -0,25 26 9 23,75 161,640 191

60 130 EMİRHAN YANIK 11D 12 2 11,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 4 2,00 26 9 23,75 161,640 191

61 116 EGE YILMAZ 11E 9 9 6,75 5 5 3,75 3 0 3,00 5 6 3,50 1 4 0,00 9 1 8,75 2 1 1,75 34 26 27,50 161,055 195

62 64 DENİZ BEKTAŞ 11E 3 0 3,00 7 4 6,00 4 2 3,50 10 2 9,50 7 4 6,00 31 12 28,00 160,240 202

63 149 YUNUS EMRE AYDIN 11A 14 13 10,75 4 5 2,75 8 3 7,25 1 0 1,00 4 0 4,00 1 3 0,25 32 24 26,00 159,313 208

64 6 AHMET YİĞİT TOPÇU 11A 12 18 7,50 9 6 7,50 9 3 8,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 32 28,00 159,105 210

65 20 HELİN 11C 9 5 7,75 4 2 3,50 8 4 7,00 9 1 8,75 30 12 27,00 157,723 222

66 134 SEFA GEBEŞ 11A 15 18 10,50 6 3 5,25 3 5 1,75 3 2 2,50 4 9 1,75 31 37 21,75 155,378 238

67 7 BÜŞRA TÖRE 11B 11 9 8,75 10 2 9,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 30 18 25,50 154,308 244

68 0 AZMİ KEREM 11E 9 3 8,25 5 4 4,00 8 4 7,00 5 3 4,25 27 14 23,50 153,768 249

69 999 JOKER 11G 19 17 14,75 3 5 1,75 22 22 16,50 153,608 251

70 113 ZEYNEP KAYMAK 11E 4 2 3,50 6 0 6,00 6 3 5,25 5 4 4,00 5 4 4,00 26 13 22,75 153,425 253

71 9 DUYGU AKKUŞ 11F 9 5 7,75 4 2 3,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 0 4,00 25 13 21,75 153,415 254

72 29 TUĞBA YÜKSEL 11A 14 18 9,50 1 0 1,00 5 6 3,50 4 3 3,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 30 30 22,50 153,320 255

73 21 SAMET Ç 11A 7 8 5,00 10 4 9,00 9 3 8,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 32 23 26,25 152,913 258

74 139 TANER GÜNEŞ 11A 11 16 7,00 7 5 5,75 7 2 6,50 3 2 2,50 2 1 1,75 30 26 23,50 152,718 260

75 155 İSMET SEVİNDİK 11D 6 3 5,25 5 3 4,25 11 2 10,50 8 3 7,25 30 11 27,25 152,313 264

76 165 SEVGİ TÜRK 11A 19 15 15,25 1 2 0,50 20 17 15,75 150,475 274

77 0 MUSTAFA İLKE 11C 6 1 5,75 6 2 5,50 7 2 6,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 21 9 18,75 150,255 277

78 32 CAT ÖZT 11F 9 7 7,25 4 6 2,50 6 4 5,00 8 2 7,50 27 19 22,25 149,633 281

79 89 ELANUR DEMİRCİ 11C 10 6 8,50 4 6 2,50 8 3 7,25 2 0 2,00 24 15 20,25 149,600 282

80 52 ÜZEYİR TK 11D 6 11 3,25 12 2 11,50 7 6 5,50 9 4 8,00 34 23 28,25 149,153 284

81 169 ALPEREN KALAFAT 11F 11 8 9,00 2 1 1,75 5 9 2,75 6 7 4,25 4 7 2,25 28 32 20,00 148,943 286

82 59 YUSUF AYDIN 11F 0 1 -0,25 10 9 7,75 1 6 -0,50 8 2 7,50 8 5 6,75 27 23 21,25 148,903 287

83 182 TUĞÇE BAZLAMA 11C 13 12 10,00 3 13 -0,25 2 7 0,25 6 5 4,75 7 1 6,75 31 38 21,50 148,213 289

84 124 ATAKAN GÜNGÖR 11E 14 13 10,75 6 5 4,75 20 18 15,50 147,863 294

85 0 RAMİS KIZAKLI 11E 10 16 6,00 3 5 1,75 9 4 8,00 8 4 7,00 30 29 22,75 147,475 298

86 102 NURULLAH KUŞCU 11C 7 2 6,50 6 3 5,25 5 4 4,00 7 4 6,00 25 13 21,75 147,170 300

87 112 İLKAY İDRİS FİDAN 11D 5 6 3,50 7 5 5,75 10 2 9,50 7 4 6,00 29 17 24,75 144,620 315
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

88 48 BAYRAM MUTLU 11E 6 3 5,25 4 3 3,25 4 2 3,50 8 5 6,75 22 13 18,75 144,208 319

89 40 YUNUSEMRE ÇAMYAR 11F 8 3 7,25 4 4 3,00 1 0 1,00 4 4 3,00 3 2 2,50 20 13 16,75 144,110 320

90 103 SEDAGÜL KAYA 11E 4 3 3,25 5 3 4,25 1 5 -0,25 7 3 6,25 6 3 5,25 23 17 18,75 143,118 325

91 11 EDA GAYE KESKİN 11E 5 12 2,00 12 2 11,50 6 6 4,50 9 4 8,00 32 24 26,00 142,980 326

92 111 Y EMRE YILMA 11E 9 4 8,00 6 6 4,50 4 0 4,00 19 10 16,50 142,970 327

93 87 OĞUZHAN KURU 11C 5 6 3,50 11 3 10,25 7 4 6,00 4 3 3,25 27 16 23,00 142,065 333

94 132 NAZIM AYHAN 11D 4 3 3,25 3 3 2,25 11 2 10,50 8 3 7,25 26 11 23,25 141,853 334

95 44 FERHAT BAYIR 11F 9 2 8,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 3 3,25 17 9 14,75 141,570 336

96 183 TUBA SEZİK 11D 2 2 1,50 6 2 5,50 4 4 3,00 5 5 3,75 6 4 5,00 23 17 18,75 140,690 344

97 19 BARAN PKR 11D 2 3 1,25 10 4 9,00 8 5 6,75 9 4 8,00 29 16 25,00 139,788 350

98 49 ERVA UZAN 11E 7 9 4,75 8 5 6,75 8 2 7,50 23 16 19,00 139,113 356

99 25 EREN BULAT 11B 14 9 11,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 16 15 12,25 138,330 359

100 95 MEHMET MIDIKOĞLU 11C 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 7 2,25 4 3 3,25 18 13 14,75 138,248 361

101 171 EZGİ 11E 7 7 5,25 5 4 4,00 8 2 7,50 1 1 0,75 21 14 17,50 138,078 364

102 127 MELİH CAN YILMAZ 11D 15 14 11,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 18 20 13,00 137,775 368

103 501 MUSTAFA DUMAN 11F 16 16 12,00 0 6 -1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 19 28 12,00 134,855 385

104 1 AYŞE MELEK BAL* 11F 3 3 2,25 4 6 2,50 9 3 8,25 7 3 6,25 23 15 19,25 133,703 393

105 74 MUHAMMET KUBUZ 11D 6 5 4,75 4 3 3,25 3 3 2,25 5 2 4,50 18 13 14,75 132,908 400

106 123 ŞULE ALTUN 11D 7 20 2,00 4 2 3,50 2 7 0,25 6 5 4,75 4 1 3,75 23 35 14,25 132,690 403

107 0 DİLEK MERT 11C 7 3 6,25 7 5 5,75 14 8 12,00 132,358 405

108 2 BERRA ÇAMYAR 11F 4 3 3,25 5 5 3,75 5 5 3,75 6 4 5,00 20 17 15,75 130,903 410

109 184 MUSTAFA EREN ÖKSÜZ 11C 9 27 2,25 6 8 4,00 7 6 5,50 7 6 5,50 29 47 17,25 130,783 411

110 41 NİSANUR DİNÇ 11C 7 10 4,50 1 9 -1,25 6 3 5,25 6 4 5,00 20 26 13,50 130,505 413

111 118 GÜLSU HELVACI 11D 5 9 2,75 3 3 2,25 7 5 5,75 7 6 5,50 22 23 16,25 130,478 414

112 188 EMRE GÜLER 11C 6 14 2,50 6 6 4,50 9 3 8,25 1 2 0,50 22 25 15,75 129,170 424

113 146 CEREN YAĞAL 11C 4 4 3,00 4 5 2,75 4 2 3,50 6 4 5,00 18 15 14,25 128,135 430

114 88 BUSE GENÇ 11F 3 2 2,50 3 8 1,00 3 3 2,25 6 3 5,25 5 6 3,50 20 22 14,50 128,130 431

115 80 BEDİR ÖZDEMİR 11C 7 1 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 9 5 7,75 127,308 434

116 76 ZEHRA ZENGİN 11C 6 7 4,25 0 3 -0,75 3 6 1,50 7 2 6,50 16 18 11,50 127,008 435
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

117 142 DUYGU BAL 11D 2 0 2,00 6 5 4,75 8 4 7,00 1 0 1,00 17 9 14,75 126,555 436

118 126 SİMAY YILMA Z 11D 5 16 1,00 6 8 4,00 6 6 4,50 8 5 6,75 25 35 16,25 126,435 438

119 880 MELİKE BAYRAK 11C 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 6 0,50 6 8 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 20 24 14,00 126,135 442

120 83 SILA GÜNEŞ 11F 4 2 3,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 16 17 11,75 125,238 445

121 72 EMİRHAN KALENDER LEO 11F 1 5 -0,25 6 11 3,25 2 12 -1,00 5 7 3,25 7 2 6,50 21 37 11,75 124,638 450

122 45 ELIFNUR BAŞ 11C 5 9 2,75 4 9 1,75 5 8 3,00 6 7 4,25 20 33 11,75 123,908 453

123 125 ZEYNEP TAŞKINSU 11D 3 1 2,75 1 1 0,75 6 34 -2,50 6 6 4,50 5 7 3,25 8 5 6,75 29 54 15,50 122,035 463

124 38 HATİCE BALCI 11F 5 14 1,50 5 4 4,00 5 7 3,25 3 2 2,50 18 27 11,25 120,290 469

125 150 HUZEYFE ÜRER 11D 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 3 2 2,50 11 9 8,75 119,528 476

126 114 SİBEL TOPRAK 11C 5 16 1,00 2 3 1,25 8 4 7,00 3 5 1,75 18 28 11,00 118,770 479

127 175 EDA NUR SENCAR 11F 3 6 1,50 0 3 -0,75 6 2 5,50 4 2 3,50 13 13 9,75 118,100 482

128 81 NURULLAH YLN SSE 11D 2 4 1,00 7 4 6,00 4 2 3,50 13 10 10,50 118,040 483

129 47 CANAN AYDOĞDU 11E 5 11 2,25 1 3 0,25 3 7 1,25 5 6 3,50 14 27 7,25 116,183 493

130 73 MERTKÖSE 11F 4 10 1,50 3 11 0,25 2 7 0,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 15 37 5,75 111,923 509

131 0 FURKAN EFİLOĞLU 11F 3 2 2,50 1 2 0,50 4 4 3,00 110,555 512

132 99 MERT SEFA 11C 2 3 1,25 3 11 0,25 3 3 2,25 2 8 0,00 10 25 3,75 106,628 518

133 24 ÇİĞDEM MİDİLLİ 11B 27 11 24,25 2 12 -1,00 29 23 23,25

134 75 ZEYNEP PAÇ 11B 25 11 22,25 2 8 0,00 27 19 22,25

135 23 SİNEM TAMER 11B 24 16 20,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 25 21 19,75

136 43 EMİRHAN TERZİ 11A 18 16 14,00 3 12 0,00 21 28 14,00

137 110 SEVGİ ÇETİN 10A 3 22 -2,50 4 8 2,00 0 11 -2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 6 6 4,50 3 7 1,25 1 2 0,50 17 61 1,75

138 0 NİSA 11B 9 25 2,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 1 10 -1,50 13 47 1,25

139 187 ŞAHAN SANİOĞLU 11D 1 0 1,00 1 0 1,00

140 252 RAHET 11B 2 20 -3,00 2 2 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 11 0,25 1 3 0,25 11 43 0,25

141 121 ESRA GÜNEŞ 11D 0 0 0,00

142 527 TUANA TORUN 11D 0 12 -3,00 2 8 0,00 2 10 -0,50 3 8 1,00 7 38 -2,50

143 52 SEDAT PEKER TEKTEKER 11Ğ 4 26 -2,50 5 10 2,50 0 3 -0,75 2 16 -2,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 12 62 -3,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 11. SINIF DENEME-1 143 143 143 550

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,08 13,71 9,65 3,71 5,35 2,38 3,89 3,57 3,00 1,77 2,52 1,14 2,52 1,80 2,07 4,41 5,96 2,92 3,08 3,47 2,21 3,79 3,06 3,02 3,82 2,94 3,09 40,07 42,38 29,48 155,670

Okul Ortalaması 14,70 10,72 12,02 4,54 3,31 3,71 4,38 2,71 3,70 1,88 1,25 1,56 2,21 1,44 1,85 5,67 5,88 4,20 4,09 3,88 3,12 5,68 3,41 4,83 4,68 2,72 4,00 47,83 35,32 38,99 159,550

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

1 289 ECE DURU TUĞ 10C 20 6 18,50 9 3 8,25 7 2 6,50 4 0 4,00 3 1 2,75 23 3 22,25 7 3 6,25 6 4 5,00 8 2 7,50 87 24 81,00 372,475 1

2 305 SEMANUR ŞAHİN 10C 20 7 18,25 8 3 7,25 9 0 9,00 3 1 2,75 3 0 3,00 11 4 10,00 5 5 3,75 6 3 5,25 9 1 8,75 74 24 68,00 308,925 5

3 459 HİLAL AYSU 10F 21 4 20,00 9 2 8,50 5 2 4,50 4 0 4,00 3 0 3,00 12 6 10,50 3 5 1,75 4 1 3,75 8 2 7,50 69 22 63,50 305,265 6

4 376 DENİZ TNŞ 10D 14 7 12,25 7 2 6,50 7 2 6,50 4 0 4,00 1 0 1,00 18 3 17,25 5 4 4,00 6 4 5,00 6 2 5,50 68 24 62,00 305,235 7

5 128 SELİNAY CAN 10F 20 4 19,00 10 1 9,75 6 2 5,50 4 0 4,00 3 1 2,75 11 7 9,25 3 3 2,25 6 2 5,50 7 2 6,50 70 22 64,50 301,485 8

6 288 SONGÜL YI DIRIM 10C 19 9 16,75 9 2 8,50 9 1 8,75 3 1 2,75 4 0 4,00 11 8 9,00 7 3 6,25 4 4 3,00 7 3 6,25 73 31 65,25 297,473 9

7 391 ZEHRA KIRAÇ 10E 19 5 17,75 7 2 6,50 5 5 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 11 5 9,75 6 3 5,25 6 2 5,50 7 3 6,25 67 25 60,75 291,795 10

8 415 KARDELEN BULAT 10E 22 5 20,75 9 3 8,25 8 2 7,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 5 3,75 3 4 2,00 6 2 5,50 9 1 8,75 70 22 64,50 288,833 13

9 275 ZEHRAY 10B 19 7 17,25 5 4 4,00 4 3 3,25 4 0 4,00 4 0 4,00 13 5 11,75 2 6 0,50 4 1 3,75 8 2 7,50 63 28 56,00 287,373 15

10 420 VEDAT YAVAŞ 10E 17 8 15,00 8 4 7,00 4 4 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 12 4 11,00 6 4 5,00 6 3 5,25 7 1 6,75 66 29 58,75 285,435 18

11 362 ESMA K 10D 20 7 18,25 8 4 7,00 9 0 9,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 6 4 5,00 3 4 2,00 9 1 8,75 68 26 61,50 276,610 22

12 338 YUSUF MERT USLU 10D 14 9 11,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 0 4,00 3 0 3,00 14 3 13,25 3 5 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 59 27 52,25 273,058 25

13 280 MEHMETCAN SARIKOCA 10C 16 11 13,25 8 2 7,50 9 0 9,00 4 0 4,00 2 1 1,75 10 7 8,25 5 4 4,00 3 3 2,25 8 2 7,50 65 30 57,50 271,808 27

14 347 ECE NAZ ÇAYIR 10D 13 7 11,25 5 4 4,00 6 1 5,75 2 2 1,50 1 0 1,00 16 3 15,25 4 6 2,50 5 4 4,00 4 2 3,50 56 29 48,75 269,885 28

15 324 BERAT ABAY 10C 20 7 18,25 6 4 5,00 2 4 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 10 6 8,50 4 2 3,50 6 2 5,50 2 5 0,75 57 30 49,50 266,520 29

16 248 EBR R SHN 10B 17 6 15,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 4 0 4,00 11 2 10,50 3 5 1,75 2 1 1,75 5 2 4,50 55 23 49,25 266,405 30

17 375 ABDUL SEFA ÇALIK 10D 14 12 11,00 9 3 8,25 6 4 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 11 5 9,75 4 6 2,50 5 4 4,00 9 1 8,75 64 36 55,00 265,850 32

18 93 CANSU  AKA 10A 17 6 15,50 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 12 2 11,50 3 4 2,00 5 2 4,50 5 2 4,50 53 21 47,75 265,515 33

19 427 YASEMİN USTAOĞLU 10F 14 7 12,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 11 6 9,50 2 4 1,00 10 0 10,00 54 20 49,00 255,683 43

20 407 KEREM DAĞDEVİREN 10E 15 9 12,75 8 4 7,00 6 3 5,25 3 1 2,75 4 0 4,00 12 8 10,00 2 5 0,75 2 5 0,75 5 5 3,75 57 40 47,00 254,975 44

21 260 ALİ UMUT ZI VLI 10B 16 11 13,25 3 6 1,50 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 12 13 8,75 4 6 2,50 6 1 5,75 5 5 3,75 60 45 48,75 254,860 45

22 464 TUSEM İKRA 10F 11 12 8,00 5 6 3,50 5 3 4,25 3 1 2,75 1 1 0,75 15 4 14,00 4 5 2,75 4 3 3,25 8 2 7,50 56 37 46,75 254,600 46

23 374 ESRANUR KÖSE 10D 17 9 14,75 7 3 6,25 7 3 6,25 2 2 1,50 3 0 3,00 7 10 4,50 5 5 3,75 6 2 5,50 8 2 7,50 62 36 53,00 253,875 47

24 298 ZEYNEP ARSLAN 10C 15 9 12,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 2 0 2,00 11 3 10,25 2 6 0,50 7 1 6,75 7 3 6,25 53 31 45,25 250,385 58

25 267 SILA KURT 10B 18 9 15,75 6 4 5,00 4 3 3,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 6 7,50 3 5 1,75 1 3 0,25 6 4 5,00 54 35 45,25 249,883 60

26 457 DUYGU KURT 10F 13 10 10,50 2 7 0,25 9 0 9,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 14 3 13,25 4 4 3,00 3 3 2,25 4 2 3,50 50 33 41,75 247,810 62

27 364 KAAN YANGINCI 10D 15 9 12,75 6 4 5,00 4 5 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 10 7 8,25 4 6 2,50 5 2 4,50 7 2 6,50 55 35 46,25 246,745 63

28 416 SILA KAYA 10E 18 5 16,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 9 3 8,25 3 5 1,75 3 2 2,50 7 1 6,75 47 21 41,75 245,870 69

29 425 EMİNE NAZLI ÇELİK 10F 21 6 19,50 5 7 3,25 3 4 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 7 7 5,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 51 36 42,00 243,903 75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

30 456 SUDENAZ TASLI 10F 17 7 15,25 6 5 4,75 8 2 7,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 6 7 4,25 4 6 2,50 5 3 4,25 8 2 7,50 56 33 47,75 243,428 77

31 336 ÇİĞDEM ACAR 10D 16 8 14,00 4 2 3,50 3 4 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 9 8 7,00 5 3 4,25 2 2 1,50 6 3 5,25 51 30 43,50 240,310 89

32 401 HATİCE CEMALLIOĞLU 10E 16 10 13,50 4 6 2,50 6 2 5,50 4 0 4,00 3 0 3,00 10 6 8,50 2 6 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 49 33 40,75 239,103 92

33 448 SİMAY BALCIOĞLU 10F 16 8 14,00 7 4 6,00 5 3 4,25 1 3 0,25 3 0 3,00 10 10 7,50 1 6 -0,50 4 5 2,75 5 4 4,00 52 43 41,25 237,843 97

34 316 BETÜL GÜLER 10C 17 11 14,25 5 5 3,75 2 5 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 10 8 8,00 2 6 0,50 4 2 3,50 4 3 3,25 50 41 39,75 236,405 98

35 441 BİLGE CEREN 10F 19 6 17,50 5 4 4,00 3 4 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 6 3,50 4 6 2,50 2 1 1,75 6 3 5,25 50 31 42,25 235,050 101

36 299 EDANUR EMİR 10C 17 12 14,00 5 7 3,25 2 6 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 10 18 5,50 5 4 4,00 5 5 3,75 6 4 5,00 57 57 42,75 234,038 103

37 452 ECE ÖZTÜRK 10C 13 9 10,75 7 3 6,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 9 5 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 8 1 7,75 49 27 42,25 231,983 110

38 261 GÜLÜŞAN NUR DİNÇ 10B 17 7 15,25 4 3 3,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 4 4,00 45 25 38,75 225,640 129

39 240 UTKU SÖNMEZ 10B 11 13 7,75 6 6 4,50 2 8 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 12 8 10,00 3 4 2,00 4 3 3,25 8 2 7,50 49 46 37,50 222,870 135

40 189 SİBEL KILIÇARSLAN 10A 15 12 12,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 8 3 7,25 4 2 3,50 6 4 5,00 44 31 36,25 221,853 145

41 411 SELENAY ŞAHİNOĞLU 10E 15 10 12,50 4 2 3,50 3 3 2,25 4 0 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 2 1,50 39 21 33,75 219,448 154

42 410 SELİN ATA 10A 17 7 15,25 5 7 3,25 5 3 4,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 8 3,00 3 5 1,75 2 0 2,00 5 3 4,25 46 34 37,50 219,068 155

43 413 VOLKAN ARI 10B 15 15 11,25 4 8 2,00 3 7 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 12 6 10,50 40 38 30,50 219,003 156

44 397 BUSEGÜL CİVELEK 10E 14 9 11,75 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 11 5 9,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 38 28 31,00 218,750 158

45 386 ÖZLEM USTAOĞLU 10E 15 8 13,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 34 14 30,50 218,348 161

46 227 PELİNSU ELMACI 10B 12 10 9,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 10 9 7,75 3 3 2,25 3 4 2,00 6 4 5,00 45 35 36,25 217,980 166

47 210 NESLİHAN DEMİR 10A 14 8 12,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 7 2 6,50 3 4 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 40 21 34,75 216,713 170

48 439 H SEMA CÜNİ 10F 12 8 10,00 9 3 8,25 2 7 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 8 12 5,00 5 4 4,00 2 6 0,50 7 3 6,25 50 45 38,75 216,133 173

49 328 SİMGE ALDEMİR 10A 18 8 16,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 7 0,25 3 2 2,50 6 3 5,25 44 28 37,00 215,938 174

50 162 ÇAĞLANUR ÖZTÜRK 10A 13 10 10,50 3 1 2,75 2 0 2,00 10 3 9,25 4 2 3,50 5 4 4,00 37 20 32,00 215,623 177

51 0 SEVDA TOPRAK 10A 12 10 9,50 3 5 1,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 10 9 7,75 4 5 2,75 6 1 5,75 7 2 6,50 46 43 35,25 214,748 184

52 308 ERMANUR YALÇINDAĞ 10C 18 9 15,75 6 3 5,25 5 2 4,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 13 -0,25 3 3 2,25 4 5 2,75 5 3 4,25 49 40 39,00 213,683 191

53 208 ESMA KILIÇ 10A 11 12 8,00 6 4 5,00 6 2 5,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 3 4,25 4 4 3,00 5 1 4,75 6 4 5,00 48 31 40,25 212,655 194

54 302 AYŞEGÜL KARA 10C 17 12 14,00 4 6 2,50 5 3 4,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 8 2,00 3 6 1,50 4 3 3,25 5 5 3,75 48 44 37,00 212,425 196

55 436 BUSE NUR AYDIN 10F 16 11 13,25 4 6 2,50 4 5 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 12 2,00 4 5 2,75 3 1 2,75 8 2 7,50 49 44 38,00 212,158 198

56 258 FAHRİYE ELİF DİKCİ 10B 14 12 11,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 11 6 9,50 3 4 2,00 2 5 0,75 6 4 5,00 38 34 29,50 211,983 199

57 200 MÜCAHİT SATIR 10A 15 11 12,25 8 3 7,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 5 2 4,50 47 27 40,25 211,908 200

58 385 BAHAR KÖMÜR 10E 16 9 13,75 8 3 7,25 3 4 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 12 2,00 2 4 1,00 2 5 0,75 7 3 6,25 47 42 36,50 210,933 205
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

59 393 NEHİR DİLA GÜNGÖR 10E 18 6 16,50 4 8 2,00 1 4 0,00 7 2 6,50 9 0 9,00 39 20 34,00 209,850 208

60 177 ELANUR SENCAR 10A 15 12 12,00 8 4 7,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 5 1,75 1 7 -0,75 4 2 3,50 9 1 8,75 47 35 38,25 209,668 209

61 423 ZEYNEP KYT 10E 12 13 8,75 6 5 4,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 8 5 6,75 3 5 1,75 3 4 2,00 4 3 3,25 43 39 33,25 207,545 224

62 417 FUNDA KAYA 10E 15 7 13,25 4 3 3,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 7 4 6,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 38 36 29,00 206,405 227

63 252 RÜMEYSA ATEŞ 10B 14 15 10,25 7 5 5,75 2 7 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 6 9 3,75 2 3 1,25 7 2 6,50 45 42 34,50 204,513 234

64 256 REYHAN KARAMAN 10B 18 11 15,25 3 6 1,50 6 3 5,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 5 19 0,25 5 4 4,00 2 7 0,25 5 5 3,75 48 59 33,25 202,025 244

65 307 ZYNP KIC 10C 12 14 8,50 1 8 -1,00 5 3 4,25 3 0 3,00 2 1 1,75 7 8 5,00 4 6 2,50 3 5 1,75 7 1 6,75 44 46 32,50 199,605 257

66 204 CEM KOÇ 10A 13 14 9,50 3 8 1,00 6 3 5,25 4 0 4,00 2 1 1,75 9 16 5,00 4 4 3,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 45 58 30,50 198,725 263

67 222 NALAN ÖZTÜRK 10A 11 9 8,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 9 6 7,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 22 27,50 198,358 264

68 400 EMİRHAN KILIÇ 10E 13 12 10,00 7 5 5,75 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 16 3,00 4 6 2,50 3 5 1,75 2 8 0,00 47 58 32,50 198,213 266

69 319 UMUT KAAN TOKATLI 10C 9 18 4,50 4 8 2,00 3 7 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 10 11 7,25 5 5 3,75 6 3 5,25 4 4 3,00 47 57 32,75 198,173 267

70 524 EDANUR GÜDÜK 10D 16 10 13,50 4 4 3,00 4 5 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 5 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 39 33 30,75 198,148 268

71 458 FURKAN TELLİCE 10F 10 18 5,50 10 2 9,50 9 1 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 6 11 3,25 4 6 2,50 3 3 2,25 2 7 0,25 49 50 36,50 198,038 269

72 405 ARZU BALCI 10E 12 17 7,75 5 6 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 8 11 5,25 3 5 1,75 4 3 3,25 4 3 3,25 44 50 31,50 197,158 273

73 303 ZEYEP 10Ğ 16 11 13,25 5 5 3,75 3 3 2,25 4 0 4,00 1 1 0,75 6 24 0,00 3 5 1,75 4 6 2,50 6 4 5,00 48 59 33,25 196,925 275

74 137 CEVAT ÇAĞLAR VAROL 10D 13 5 11,75 7 4 6,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 6 3 5,25 0 4 -1,00 31 19 26,25 195,960 279

75 394 SEDANUR DİRİLİK 10E 12 10 9,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 7 4,25 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 38 30 30,50 195,940 280

76 424 METİN YİĞİT 10F 9 10 6,50 6 5 4,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 10 7 8,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 35 32 27,00 194,323 289

77 330 M KAYA 10B 13 16 9,00 8 3 7,25 3 0 3,00 1 3 0,25 7 16 3,00 4 6 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 44 49 31,75 193,588 292

78 135 MELİSA COŞKAN 10A 13 9 10,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 5 4 4,00 38 28 31,00 192,563 301

79 418 EBRAR GÜMÜŞ 10E 13 6 11,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 3 2,25 31 18 26,50 192,375 304

80 291 AHSEN SA RI 10C 14 13 10,75 5 4 4,00 2 6 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 6 9 3,75 3 6 1,50 4 5 2,75 4 4 3,00 41 52 28,00 191,733 309

81 206 SUMRU AYDIN 10A 11 12 8,00 8 1 7,75 5 2 4,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 4 1,00 3 4 2,00 2 5 0,75 5 4 4,00 42 32 34,00 191,028 313

82 321 SEBANUR GÜMÜŞ 10C 13 15 9,25 7 4 6,00 7 3 6,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 18 -0,50 3 6 1,50 5 4 4,00 5 5 3,75 49 58 34,50 189,875 322

83 461 YAĞMUR EREREN 10F 16 6 14,50 4 7 2,25 4 4 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 12 0,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 38 39 28,25 189,858 323

84 243 CEREN DEMİR 10B 9 13 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 0 4,00 2 0 2,00 8 8 6,00 2 4 1,00 9 1 8,75 37 32 29,00 189,550 325

85 255 BÜŞRA EFİLOĞLU 10B 12 9 9,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 8 2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 7 2 6,50 38 32 30,00 188,790 330

86 449 ILGIN EMİRALİOĞLU 10F 15 11 12,25 6 3 5,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 10 2,50 2 6 0,50 2 2 1,50 5 5 3,75 38 46 26,50 188,300 335

87 215 GÖRKEM TAŞCI 10A 13 9 10,75 2 3 1,25 5 3 4,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 4 3 3,25 36 32 28,00 187,873 338
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

88 225 TUNAY BALCI 10A 12 14 8,50 7 5 5,75 7 3 6,25 3 0 3,00 2 1 1,75 5 15 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 43 47 31,25 187,280 344

89 444 YUNUS HATİPOĞ LU 10A 12 13 8,75 8 4 7,00 3 7 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 36 40 26,00 186,620 351

90 198 SERKAN K 10A 15 12 12,00 7 5 5,75 4 6 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 14 -1,50 5 5 3,75 5 4 4,00 2 7 0,25 45 55 31,25 185,960 356

91 450 SILA KIZAKLI 10F 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 4 2,00 4 0 4,00 4 6 2,50 38 34 29,50 185,830 358

92 404 İKBAL YAREN FİDAN 10E 10 19 5,25 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 8 10 5,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 4 2,00 41 53 27,75 185,345 362

93 371 SUDE NAZ AKÇAY 10D 13 13 9,75 1 8 -1,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 7 11 4,25 4 6 2,50 3 2 2,50 5 5 3,75 39 55 25,25 184,938 365

94 378 AZRA YİGİT 10D 13 10 10,50 4 4 3,00 5 4 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 8 2,00 2 7 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 36 37 26,75 184,385 368

95 292 MERT ALİ DÖNMEZ 10C 15 15 11,25 8 4 7,00 5 5 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 5 1,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 39 42 28,50 184,188 370

96 453 BUSEN URKURU 10F 12 13 8,75 8 2 7,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 5 3 4,25 38 33 29,75 184,065 371

97 0 NİHAL 10C 15 13 11,75 3 6 1,50 5 2 4,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 16 1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 2 5 0,75 41 57 26,75 183,703 373

98 251 ZEYNEP TONKAL 10B 17 12 14,00 3 6 1,50 3 4 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 17 -1,25 3 7 1,25 2 6 0,50 5 5 3,75 42 58 27,50 183,273 377

99 262 NİSA ADAK 10B 12 15 8,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 8 10 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 4 3,00 35 45 23,75 182,948 381

100 151 ARİF POYRAZ 10A 12 8 10,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 4 2,00 4 5 2,75 1 2 0,50 4 4 3,00 34 29 26,75 182,638 384

101 250 UTKU KAAN KEÇELİ 10B 10 12 7,00 3 5 1,75 3 6 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 9 8 7,00 4 5 2,75 2 7 0,25 2 8 0,00 36 54 22,50 182,400 387

102 301 SUDE BULAT 10C 12 15 8,25 7 5 5,75 2 8 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 6 13 2,75 4 6 2,50 3 4 2,00 6 4 5,00 42 58 27,50 182,170 390

103 366 OĞUZHAN ŞEN 10D 3 1 2,75 1 2 0,50 11 16 7,00 4 6 2,50 7 3 6,25 9 1 8,75 35 29 27,75 182,083 392

104 229 DOĞUKAN BAKIRCI 10B 12 15 8,25 5 5 3,75 7 3 6,25 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 7 3 6,25 38 37 28,75 181,755 396

105 402 SEZGİN DEMİRTAŞ 10E 12 12 9,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 6 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 34 32 26,00 181,025 403

106 265 BEDİA YILDIZ 10B 13 10 10,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 2 4,50 3 6 1,50 1 0 1,00 3 6 1,50 30 33 21,75 180,625 406

107 463 DOĞUKAN SÜZEN 10F 9 20 4,00 10 2 9,50 4 5 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 8 0,00 2 0 2,00 7 3 6,25 42 44 31,00 179,655 417

108 233 ESRA ÇUHACI 10B 13 11 10,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 5 2,75 3 7 1,25 3 4 2,00 3 5 1,75 34 42 23,50 178,605 424

109 254 EMRE ÇİFÇİ 10B 9 15 5,25 4 4 3,00 3 5 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 7 5 5,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 34 40 24,00 178,043 428

110 226 SALİH ILIK 10A 10 15 6,25 7 4 6,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 18 3,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 4 5 2,75 41 62 25,50 177,675 432

111 108 BİLGE NUR FİDAN 10A 15 12 12,00 8 1 7,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 9 -2,25 2 4 1,00 2 1 1,75 3 4 2,00 37 36 28,00 177,455 434

112 111 DOLUNAY 10D 13 10 10,50 2 6 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 5 6 3,50 1 7 -0,75 4 2 3,50 30 34 21,50 177,438 435

113 259 ŞAHNN  ARDA 10B 9 9 6,75 3 5 1,75 5 4 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 8 2,00 3 6 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 37 38 27,50 177,325 437

114 327 SDNZ KYMK 10E 13 12 10,00 5 6 3,50 5 4 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 6 4 5,00 37 42 26,50 177,045 441

115 0 SERRA KARAOĞLAN 10A 14 13 10,75 7 1 6,75 5 3 4,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 32 26 25,50 176,495 449

116 205 YAMAN ASİLTÜRK 10A 8 11 5,25 7 5 5,75 5 3 4,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 7 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 39 38 29,50 176,095 457
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

117 196 TUBA DEMİR 10A 10 8 8,00 3 2 2,50 5 5 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 5 3 4,25 35 31 27,25 175,718 461

118 67 DERYA ALKAN 10A 12 9 9,75 4 3 3,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 3 5 1,75 2 4 1,00 3 5 1,75 32 39 22,25 175,713 462

119 300 NEŞETCAN OCAK 10C 11 17 6,75 3 7 1,25 3 5 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 10 2,50 4 5 2,75 3 5 1,75 6 3 5,25 40 55 26,25 175,620 465

120 843 BEDİRHAN UYSAL 10F 11 13 7,75 4 7 2,25 3 4 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 35 34 26,50 175,040 473

121 271 BEYZANUR OKUYAN 10B 11 14 7,50 4 4 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 2 4,50 32 32 24,00 174,230 486

122 138 AYŞE YILMAZER 10A 11 17 6,75 9 2 8,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 5 1,75 36 45 24,75 173,740 489

123 295 AYŞENAZ KILIÇARSLAN 10C 13 12 10,00 2 5 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 4 5 2,75 33 38 23,50 173,458 496

124 310 SUDE ÖZKAYA 10C 13 9 10,75 4 4 3,00 4 5 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 11 1,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 33 45 21,75 172,843 503

125 361 MERVE ÖZTÜRK 10D 16 14 12,50 4 8 2,00 5 5 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 11 -1,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 40 62 24,50 172,635 506

126 270 MERT DEMİR 10A 15 9 12,75 4 6 2,50 2 6 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 32 41 21,75 172,373 510

127 216 Ş LEYLA DİKCİ 10A 11 18 6,50 7 5 5,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 6 20 1,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 7 1,25 43 67 26,25 171,955 513

128 353 CANSU DURMA 10B 14 11 11,25 5 5 3,75 2 7 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 34 42 23,50 171,083 525

129 0 EDANURY 10C 11 13 7,75 2 3 1,25 2 7 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 9 0,75 4 6 2,50 2 1 1,75 6 4 5,00 36 43 25,25 170,588 528

130 0 EDA ÇLK 10D 9 10 6,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 6 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 27 30 19,50 170,468 531

131 335 BEYZANUR ARSLAN 10D 14 14 10,50 3 7 1,25 2 6 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 13 1,75 2 7 0,25 2 6 0,50 3 5 1,75 35 61 19,75 168,683 549

132 266 BARIŞ ÇAYIR 10B 12 13 8,75 3 7 1,25 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 7 2,25 1 7 -0,75 3 3 2,25 4 4 3,00 33 49 20,75 168,265 556

133 384 MELİSA OCAKDAN 10E 16 11 13,25 5 5 3,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 7 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 6 2,50 30 45 18,75 167,805 565

134 349 ŞULE ALTUN 10D 14 14 10,50 2 8 0,00 6 4 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 33 46 21,50 166,210 585

135 268 UTKU BUĞRA TER* 10B 9 16 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 8 3,00 5 5 3,75 3 1 2,75 1 8 -1,00 34 48 22,00 165,155 601

136 330 CEMY* AKAN 10D 8 16 4,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 8 9 5,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 30 46 18,50 164,350 609

137 403 DEVRAN MUSLU 10E 8 17 3,75 7 4 6,00 6 4 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 6 13 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 34 47 22,25 163,093 622

138 372 ADA YILDIRIM 10D 10 13 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 24 25 17,75 162,715 626

139 293 MEHMETCAN DRSN 10A 15 14 11,50 4 5 2,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 28 42 17,50 161,213 646

140 141 MEHMET UYSAL 10A 13 15 9,25 4 8 2,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 17 -0,25 0 10 -2,50 4 4 3,00 3 4 2,00 36 65 19,75 160,315 660

141 396 ALEYNA 10C 11 14 7,50 4 6 2,50 6 1 5,75 2 4 1,00 2 7 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 28 36 19,00 158,748 679

142 234 ÖZGE ORGAN 10B 15 12 12,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 11 -0,75 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 30 55 16,25 157,453 698

143 193 DURDANE ÇİVİCİ 10A 10 16 6,00 5 7 3,25 3 5 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 29 32 21,00 156,273 717

144 388 BATU BALCI 10E 10 16 6,00 6 2 5,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 29 36 20,00 154,798 733

145 203 BUKET ERKEN 10A 9 14 5,50 6 5 4,75 6 3 5,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 15 -2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 5 5 3,75 37 50 24,50 154,638 734
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

146 249 SÜEDA DEMİR 10B 10 10 7,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 25 35 16,25 153,918 741

147 343 LATİFE KINCI 10D 11 15 7,25 3 7 1,25 4 5 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 13 0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 8 0,00 32 60 17,00 153,560 747

148 332 CİHAN AYDIN 10C 10 15 6,25 5 7 3,25 4 5 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 7 1,25 32 50 19,50 152,753 757

149 154 EREN İLBEY BULUTZYNP 10A 12 18 7,50 6 4 5,00 3 7 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 9 -1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 28 47 16,25 152,710 758

150 281 SILA COŞKUN 10C 12 16 8,00 4 6 2,50 2 8 0,00 3 1 2,75 3 0 3,00 0 5 -1,25 2 7 0,25 2 4 1,00 4 6 2,50 32 53 18,75 152,460 761

151 190 ŞEVVAL KUYUCAKLI 10A 9 11 6,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 6 6 4,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 22 40 12,00 151,770 770

152 207 EMİNE ŞAHİN 10A 10 15 6,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 22 32 14,00 151,725 771

153 352 ALFONSO AHMET KÖSE 10D 12 16 8,00 3 9 0,75 2 7 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 17 0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 1 8 -1,00 32 67 15,25 151,273 774

154 279 BÜŞÜ USTAOĞLU 10C 10 14 6,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 27 38 17,50 150,720 781

155 323 GAMZENUR YILMAZ 10B 9 16 5,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 3 1,25 26 43 15,25 150,653 783

156 340 UMUT ADALI 10D 9 15 5,25 3 6 1,50 4 4 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 5 1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 28 41 17,75 150,598 785

157 160 SAMİCAN KURU 10C 11 18 6,50 4 8 2,00 6 3 5,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 12 0,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 6 0,50 33 65 16,75 149,400 805

158 322 ZEHRA GÜMÜŞ 10C 8 16 4,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 5 0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 29 45 17,75 148,010 825

159 303 BUSE SILA KOYUN 10C 8 17 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 9 2,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 25 44 14,00 145,485 851

160 440 ALPER EFİLOĞLU 10F 9 14 5,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 17 14,75 143,050 881

161 297 YAREN İSTEK 10C 9 16 5,00 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 24 35 15,25 142,420 895

162 377 BURAK ARS 10D 8 10 5,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 10 0,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 6 1,50 25 44 14,00 142,415 896

163 412 EMİRHAN KÖSE 10D 10 14 6,50 3 5 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 21 30 13,50 142,065 899

164 272 ELİF 10B 8 11 5,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 10 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 24 36 15,00 141,100 907

165 408 NURAY AYDIN 10E 9 12 6,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 24 47 12,25 140,570 914

166 164 SUDE NAZ KILIÇ 10A 11 12 8,00 4 6 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 12 -2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 45 13,75 140,305 918

167 247 SILA YANKUNCU 10B 5 14 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 1 0,75 8 1 7,75 26 33 17,75 140,203 922

168 429 M FARUK ÖZTÜRK 10F 5 17 0,75 2 7 0,25 4 2 3,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 26 43 15,25 139,735 928

169 406 SAMET ÜSTÜNDAĞ 10E 4 13 0,75 5 7 3,25 3 6 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 5 4 4,00 27 50 14,50 138,863 944

170 333 ELİF BÖLÜKBAŞ 10D 8 17 3,75 5 5 3,75 3 4 2,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 48 12,00 137,345 975

171 7 BASRİ CAN 10B 6 6 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 14 10 11,50 136,915 977

172 286 BÜŞRA AYDOĞDU 10C 11 14 7,50 2 6 0,50 4 4 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 11 -2,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 5 4 4,00 26 50 13,50 136,045 993

173 390 KÜBRA KIROĞLU 10F 5 9 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 15 18 10,50 131,923 1050

174 433 MERVE TÜRKMEN 10F 7 10 4,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 4 4 3,00 17 30 9,50 131,533 1053
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR

175 311 TITKI 10C 4 2 3,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 14 -1,50 2 8 0,00 4 3 3,25 3 4 2,00 22 33 13,75 131,438 1055

176 325 DAMLANUR BALCI 10C 6 9 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 19 26 12,50 130,715 1065

177 246 SEMRA ŞİRİN 10D 9 15 5,25 4 8 2,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 12 -2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 3 3,25 25 51 12,25 130,453 1072

178 420 AHMET KOÇ 10D 8 21 2,75 1 7 -0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 22 52 9,00 124,958 1139

179 296 METEHAN AKARSU 10C 7 17 2,75 6 5 4,75 3 19 -1,75 5 5 3,75 21 46 9,50 120,353 1178

180 351 M FATİH ÖZDEMİR 10D 4 11 1,25 3 5 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 16 33 7,75 119,710 1181

181 393 EYLÜL BİL İÇ 10D 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 9 4,75 119,618 1183

182 389 TUĞÇE KAHRAMANOĞLU 10E 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 119,080 1189

183 294 SELÇUK TOMBUL 10C 4 17 -0,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 18 41 7,75 115,503 1231

184 409 SEFA BAKIRCI 10E 6 19 1,25 0 8 -2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 2 2 1,50 3 6 1,50 21 53 7,75 114,853 1242

185 0 ADANUUR FHR 10A 6 15 2,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 17 -1,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 3 6 1,50 21 62 5,50 112,725 1265

186 339 HALİL İBRAHİM GÖÇ 10D 5 19 0,25 3 8 1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 19 59 4,25 111,880 1271

187 241 EMİRHANNN ATABAYYY 10B 5 14 1,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 11 29 3,75 111,230 1283

188 285 EBRUS AK 10C 1 4 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 11 0,25 4 6 2,50 2 7 0,25 14 38 4,50 109,930 1289

189 230 EMİRHAN OKUYUCU 10D 7 15 3,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 13 -2,25 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 19 65 2,75 106,448 1303

190 71 ASUDE KALYONCU 11F 2 6 0,50 2 3 1,25 2 7 0,25 1 6 -0,50 7 22 1,50 104,565 1315

191 0 EMRE ÇELİK 12C 1 19 -3,75 1 8 -1,00 2 6 0,50 7 14 3,50 2 4 1,00 1 3 0,25 14 54 0,50 103,285 1320

192 373 SEMA 10D 1 6 -0,50 6 2 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 13 24 7,00

193 359 SUDE GÜLER 10D 3 12 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 17 -3,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 5 40 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 10.SINIF DENEME-1 193 193 193 1435

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,52 14,32 6,94 4,02 5,61 2,62 2,40 4,53 1,26 1,83 1,44 1,47 2,00 1,08 1,73 4,79 11,09 2,01 1,90 5,25 0,59 2,00 3,31 1,17 3,44 4,28 2,37 32,90 50,91 20,16 165,370

Okul Ortalaması 12,20 11,48 9,33 4,36 4,34 3,28 3,42 3,50 2,55 2,41 1,01 2,16 1,98 0,61 1,83 5,66 7,63 3,75 2,46 4,77 1,27 2,34 2,61 1,68 4,14 3,45 3,28 38,97 39,40 29,13 190,670

KATILIMLAR
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

1 290 ZEYNEP GÖZDE KILIÇ  9B 22 3 21,25 5 5 3,75 9 2 8,50 4 0 4,00 28 2 27,50 7 2 6,50 10 0 10,00 4 5 2,75 89 19 84,25 400,200 1

2 553 ZEYNEP İREM METE  9F 20 7 18,25 9 4 8,00 8 1 7,75 3 1 2,75 21 5 19,75 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 86 22 80,50 362,665 2

3 491 ŞEVVAL TAVLI  9D 19 10 16,50 7 5 5,75 7 2 6,50 5 0 5,00 21 4 20,00 7 2 6,50 8 1 7,75 8 2 7,50 82 26 75,50 349,493 4

4 419 UMUT AYDIN  9C 25 2 24,50 7 2 6,50 3 1 2,75 3 0 3,00 18 4 17,00 4 3 3,25 5 1 4,75 8 2 7,50 73 15 69,25 345,195 5

5 559 ŞUHEDA ATAR  9F 20 10 17,50 8 5 6,75 10 2 9,50 4 1 3,75 17 4 16,00 9 1 8,75 6 4 5,00 9 1 8,75 83 28 76,00 340,930 8

6 432 ESMANUR TAŞLI  9C 20 8 18,00 11 2 10,50 8 0 8,00 4 1 3,75 15 5 13,75 6 3 5,25 8 1 7,75 7 3 6,25 79 23 73,25 330,195 13

7 245 İREM GÜLER  9B 21 8 19,00 3 4 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 1 1 0,75 5 0 5,00 6 2 5,50 64 18 59,50 320,255 18

8 471 ÖMER ÇOBAN  9C 18 10 15,50 8 5 6,75 4 3 3,25 3 2 2,50 20 9 17,75 5 3 4,25 5 3 4,25 8 2 7,50 71 37 61,75 312,588 25

9 431 EZGİ DURAK  9C 23 6 21,50 5 6 3,50 6 2 5,50 3 2 2,50 16 7 14,25 4 4 3,00 5 1 4,75 5 3 4,25 67 31 59,25 310,303 29

10 574 KARDELEN ÖZCAN  9B 24 6 22,50 8 4 7,00 7 3 6,25 5 0 5,00 12 14 8,50 3 4 2,00 6 1 5,75 9 1 8,75 74 33 65,75 308,810 31

11 547 BERRE ECEM TEMİZ  9F 19 11 16,25 11 2 10,50 7 4 6,00 4 1 3,75 13 7 11,25 5 4 4,00 8 1 7,75 9 1 8,75 76 31 68,25 308,410 32

12 520 MELİKE DEMİRCİ  9E 18 10 15,50 8 5 6,75 6 4 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 6 4 5,00 6 3 5,25 6 3 5,25 71 35 62,25 307,973 33

13 117 ERAY KEBELEK  9A 14 15 10,25 7 6 5,50 6 3 5,25 5 0 5,00 22 8 20,00 4 3 3,25 5 4 4,00 7 3 6,25 70 42 59,50 303,883 39

14 573 BÜŞRA ARSLAN  9B 18 4 17,00 5 7 3,25 7 0 7,00 4 1 3,75 15 6 13,50 7 1 6,75 5 1 4,75 6 2 5,50 67 22 61,50 302,685 41

15 345 SUDE BOLAT  9B 21 8 19,00 8 5 6,75 5 1 4,75 4 1 3,75 16 8 14,00 4 3 3,25 2 6 0,50 6 4 5,00 66 36 57,00 300,208 45

16 181 BEYZA GÜVEN  9A 18 6 16,50 8 4 7,00 5 3 4,25 3 2 2,50 15 7 13,25 4 6 2,50 9 1 8,75 7 3 6,25 69 32 61,00 299,763 46

17 470 BEREN ÇAMYAR  9C 17 10 14,50 8 5 6,75 4 3 3,25 3 2 2,50 17 5 15,75 7 3 6,25 5 4 4,00 7 3 6,25 68 35 59,25 299,293 47

18 503 EFDAL İLVE ORDULU  9D 20 4 19,00 8 4 7,00 6 3 5,25 3 2 2,50 12 9 9,75 7 1 6,75 4 4 3,00 9 1 8,75 69 28 62,00 296,773 51

19 551 EFEKAN KARADEMİR  9A 18 12 15,00 9 4 8,00 9 0 9,00 4 1 3,75 13 9 10,75 6 4 5,00 5 4 4,00 9 1 8,75 73 35 64,25 296,340 52

20 480 ERDEM YİĞİT  9D 16 3 15,25 10 2 9,50 6 1 5,75 5 0 5,00 9 5 7,75 7 0 7,00 8 1 7,75 9 1 8,75 70 13 66,75 292,445 55

21 469 ARİF MERT KUYUMCU  9C 21 5 19,75 6 5 4,75 5 3 4,25 5 0 5,00 12 10 9,50 6 3 5,25 5 3 4,25 7 2 6,50 67 31 59,25 292,193 56

22 238 SILA KOÇ  9B 24 4 23,00 5 7 3,25 7 3 6,25 4 1 3,75 8 8 6,00 7 2 6,50 6 2 5,50 7 2 6,50 68 29 60,75 291,540 58

23 534 ALİ SHUKURLU  9E 16 9 13,75 9 3 8,25 6 4 5,00 3 1 2,75 15 7 13,25 4 3 3,25 5 1 4,75 9 1 8,75 67 29 59,75 291,538 59

24 509 SÜLEYMAN OCAKDAN  9D 20 4 19,00 6 2 5,50 6 2 5,50 4 0 4,00 10 5 8,75 6 2 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 64 17 59,75 289,353 61

25 563 MELEK NEVRA ALARÇİN 9F 19 6 17,50 7 6 5,50 5 4 4,00 3 1 2,75 14 13 10,75 7 3 6,25 4 4 3,00 8 1 7,75 67 38 57,50 287,213 62

26 580 MERTCAN TÖNGEL  9E 18 11 15,25 9 4 8,00 10 2 9,50 2 3 1,25 11 13 7,75 7 3 6,25 7 2 6,50 9 1 8,75 73 39 63,25 285,335 66

27 51 OĞUZHAN ATEŞ  9D 18 12 15,00 7 4 6,00 6 3 5,25 4 1 3,75 14 6 12,50 5 4 4,00 3 4 2,00 8 1 7,75 65 35 56,25 285,038 67

28 212 NİLSU ECE GÜVERCİN  9A 19 11 16,25 9 4 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 12 9 9,75 6 3 5,25 6 0 6,00 8 2 7,50 67 33 58,75 284,078 70

29 223 OĞUZHAN TOMBAŞ  9A 21 6 19,50 7 6 5,50 8 2 7,50 3 2 2,50 7 7 5,25 4 5 2,75 9 0 9,00 9 1 8,75 68 29 60,75 281,748 74
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

30 546 SILA SUBAŞ  9F 22 7 20,25 5 5 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 11 10 8,50 5 3 4,25 6 3 5,25 5 3 4,25 63 35 54,25 280,065 77

31 558 NİSAN OCAK  9F 17 10 14,50 9 3 8,25 6 6 4,50 3 2 2,50 13 9 10,75 4 5 2,75 5 5 3,75 8 1 7,75 65 41 54,75 275,640 89

32 312 GÖRKEM KORKMAZ  9B 14 9 11,75 1 2 0,50 7 2 6,50 3 1 2,75 17 8 15,00 6 4 5,00 2 3 1,25 9 1 8,75 59 30 51,50 275,133 91

33 511 ŞEYDA İNAN  9D 20 9 17,75 8 5 6,75 6 6 4,50 5 0 5,00 10 6 8,50 5 5 3,75 5 4 4,00 5 5 3,75 64 40 54,00 274,783 92

34 692 ZEHRA DEMİRCİ  9E 17 5 15,75 6 6 4,50 7 1 6,75 4 1 3,75 10 8 8,00 7 1 6,75 7 2 6,50 6 4 5,00 64 28 57,00 274,335 94

35 555 TAHA İYİ  9F 11 10 8,50 8 2 7,50 2 5 0,75 2 3 1,25 22 8 20,00 2 8 0,00 6 1 5,75 4 4 3,00 57 41 46,75 273,878 95

36 8 ARDA BERK OZKAN  9A 22 8 20,00 3 2 2,50 13 9 10,75 6 3 5,25 4 2 3,50 7 2 6,50 55 26 48,50 273,460 97

37 473 ECE NEHİR TURNA  9C 18 7 16,25 6 3 5,25 7 1 6,75 3 0 3,00 11 5 9,75 4 2 3,50 2 0 2,00 7 2 6,50 58 20 53,00 273,055 99

38 543 İPEK ŞINKA  9F 18 5 16,75 8 3 7,25 5 5 3,75 4 1 3,75 11 7 9,25 2 5 0,75 5 4 4,00 8 2 7,50 61 32 53,00 272,598 100

39 496 TALHA AKBUZ  9D 20 7 18,25 7 5 5,75 6 2 5,50 5 0 5,00 6 3 5,25 6 2 5,50 4 3 3,25 9 1 8,75 63 23 57,25 272,240 101

40 500 İREM ÖZKAYA  9D 18 11 15,25 10 3 9,25 5 4 4,00 4 1 3,75 14 10 11,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 5 2,75 62 46 50,50 271,690 102

41 442 NAZLI ATA  9C 19 7 17,25 6 6 4,50 6 2 5,50 4 1 3,75 10 4 9,00 4 2 3,50 4 3 3,25 5 3 4,25 58 28 51,00 268,868 105

42 560 CANER KİBAROĞLU  9F 17 12 14,00 6 6 4,50 4 5 2,75 2 2 1,50 13 8 11,00 5 4 4,00 6 3 5,25 9 1 8,75 62 41 51,75 268,195 106

43 552 EYLÜL ZIVALIOĞLU  9F 16 9 13,75 6 6 4,50 7 4 6,00 3 2 2,50 14 9 11,75 3 5 1,75 7 1 6,75 3 2 2,50 59 38 49,50 266,360 115

44 422 ZEYNEP KÖYLÜ  9C 19 6 17,50 7 3 6,25 5 3 4,25 4 0 4,00 12 5 10,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 52 23 46,25 265,703 117

45 523 ELİF ARPACIOĞLU  9E 15 4 14,00 5 3 4,25 2 4 1,00 5 0 5,00 12 7 10,25 7 2 6,50 4 3 3,25 7 1 6,75 57 24 51,00 264,708 118

46 492 EBRAR TAVLI  9D 18 9 15,75 7 5 5,75 5 1 4,75 3 2 2,50 10 6 8,50 4 3 3,25 5 0 5,00 6 2 5,50 58 28 51,00 263,795 119

47 505 HALİL DİKİCİ  9D 18 8 16,00 8 4 7,00 7 3 6,25 1 1 0,75 9 7 7,25 6 2 5,50 4 3 3,25 6 3 5,25 59 31 51,25 261,188 120

48 518 HÜSEYİN BULAT  9E 9 8 7,00 5 3 4,25 4 0 4,00 4 1 3,75 17 6 15,50 4 4 3,00 5 2 4,50 7 3 6,25 55 27 48,25 260,028 125

49 504 HASRET GELMEZ  9D 17 11 14,25 7 5 5,75 4 5 2,75 5 0 5,00 14 6 12,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 52 32 44,00 259,170 128

50 476 ZEKİCAN BULAT  9D 16 14 12,50 8 5 6,75 4 8 2,00 3 2 2,50 14 10 11,50 3 7 1,25 7 3 6,25 6 4 5,00 61 53 47,75 259,020 129

51 96 OĞÜZHAN KUYUMCU  9A 19 11 16,25 9 4 8,00 7 2 6,50 2 3 1,25 7 8 5,00 4 6 2,50 7 2 6,50 7 3 6,25 62 39 52,25 257,105 135

52 237 BEGÜM HATİPOĞLU  9B 16 12 13,00 6 5 4,75 3 3 2,25 4 0 4,00 12 10 9,50 3 3 2,25 5 2 4,50 8 2 7,50 57 37 47,75 253,943 149

53 689 HİLAL AYDIN  9E 20 10 17,50 8 5 6,75 7 4 6,00 3 1 2,75 5 8 3,00 5 4 4,00 6 3 5,25 7 1 6,75 61 36 52,00 253,235 152

54 581 CANER AKBAŞ  9E 18 8 16,00 9 3 8,25 5 2 4,50 3 2 2,50 8 5 6,75 3 6 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 55 30 47,50 252,573 153

55 236 EMİRHAN ÇÖP  9A 19 9 16,75 8 2 7,50 4 4 3,00 2 2 1,50 8 7 6,25 3 6 1,50 6 1 5,75 6 3 5,25 56 34 47,50 252,110 155

56 478 ELİF ERDOĞAN  9D 20 5 18,75 8 3 7,25 6 2 5,50 4 0 4,00 3 5 1,75 3 4 2,00 5 2 4,50 8 0 8,00 57 21 51,75 251,960 156

57 487 ZEYNEP ALEYNA ALAN  9D 14 8 12,00 7 4 6,00 3 5 1,75 4 1 3,75 13 2 12,50 0 5 -1,25 4 0 4,00 5 4 4,00 50 29 42,75 251,268 159

58 498 BERİN SUDE KUYUMCU  9D 18 11 15,25 5 7 3,25 5 3 4,25 5 0 5,00 8 6 6,50 4 5 2,75 4 2 3,50 8 1 7,75 57 35 48,25 251,048 161
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

59 360 BERİL SERDAROĞLU  9C 20 5 18,75 6 5 4,75 5 3 4,25 4 1 3,75 6 8 4,00 3 7 1,25 6 2 5,50 6 3 5,25 56 34 47,50 249,843 164

60 567 BETÜL KAYA  9C 18 7 16,25 6 5 4,75 7 2 6,50 3 1 2,75 9 13 5,75 5 3 4,25 4 3 3,25 5 4 4,00 57 38 47,50 249,820 165

61 475 TAHA AKKAYA  9C 18 12 15,00 8 5 6,75 8 4 7,00 4 1 3,75 5 7 3,25 5 5 3,75 6 3 5,25 8 2 7,50 62 39 52,25 249,223 166

62 194 SEBİLE SUDE EROL  9A 15 13 11,75 7 6 5,50 6 2 5,50 4 1 3,75 12 12 9,00 2 7 0,25 5 2 4,50 7 2 6,50 58 45 46,75 248,340 170

63 0 TUNAHAN ERGÜN  9B 17 11 14,25 6 5 4,75 6 4 5,00 3 2 2,50 8 6 6,50 4 2 3,50 4 3 3,25 8 2 7,50 56 35 47,25 246,790 175

64 346 BURAK AHRETLİKOĞLU  9A 18 11 15,25 9 4 8,00 5 5 3,75 3 2 2,50 5 7 3,25 7 2 6,50 3 6 1,50 9 1 8,75 59 38 49,50 243,808 186

65 365 GÖKDENİZ KEÇECİ  9C 16 13 12,75 6 7 4,25 7 3 6,25 3 2 2,50 11 12 8,00 1 8 -1,00 6 3 5,25 7 2 6,50 57 50 44,50 242,800 193

66 494 YAĞMUR ÇİÇEK KIYAK  9D 18 6 16,50 9 3 8,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 6 1,50 4 4 3,00 7 2 6,50 5 4 4,00 57 29 49,75 242,490 197

67 459 EZGİ LARA  9F 16 8 14,00 6 5 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 10 7 8,25 3 7 1,25 4 3 3,25 7 3 6,25 52 37 42,75 242,365 198

68 513 ZEYNEP AKKAYA  9E 16 10 13,50 9 4 8,00 5 4 4,00 3 2 2,50 6 0 6,00 2 7 0,25 5 2 4,50 8 2 7,50 54 31 46,25 242,033 201

69 485 EBRAR GÜL  9D 17 10 14,50 8 5 6,75 5 4 4,00 5 0 5,00 9 13 5,75 4 4 3,00 4 3 3,25 4 5 2,75 56 44 45,00 241,323 203

70 219 YAĞMUR MİRAY  9A 15 10 12,50 5 6 3,50 6 3 5,25 5 0 5,00 8 9 5,75 4 5 2,75 7 3 6,25 7 2 6,50 57 38 47,50 241,298 204

71 510 NURHİLAL SARIGÜL  9A 20 5 18,75 6 5 4,75 5 4 4,00 4 1 3,75 3 8 1,00 5 4 4,00 4 2 3,50 8 1 7,75 55 30 47,50 240,555 206

72 85 EFE BAHRİ BAY  9A 16 10 13,50 5 3 4,25 3 5 1,75 5 0 5,00 9 7 7,25 2 6 0,50 7 2 6,50 5 1 4,75 52 34 43,50 239,855 210

73 570 NİLAY KELEŞ  9A 18 10 15,50 3 9 0,75 5 5 3,75 3 2 2,50 9 11 6,25 3 5 1,75 7 1 6,75 6 4 5,00 54 47 42,25 238,098 212

74 516 ARDA KOÇYİĞİT  9E 18 9 15,75 3 8 1,00 5 2 4,50 1 1 0,75 9 6 7,50 1 3 0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 48 32 40,00 237,983 214

75 556 NURSELİN KÜÇÜK  9F 12 7 10,25 6 2 5,50 2 6 0,50 4 1 3,75 12 11 9,25 4 4 3,00 5 3 4,25 7 2 6,50 52 36 43,00 237,458 217

76 540 CANSU ÇATAKLI  9F 18 11 15,25 6 7 4,25 7 3 6,25 3 2 2,50 5 3 4,25 4 5 2,75 3 5 1,75 8 2 7,50 54 38 44,50 236,900 220

77 414 HAVVA ATABAY  9C 17 13 13,75 8 4 7,00 6 6 4,50 3 2 2,50 8 14 4,50 3 6 1,50 6 3 5,25 7 3 6,25 58 51 45,25 235,933 223

78 565 SERAP IŞIK  9F 16 10 13,50 6 5 4,75 5 3 4,25 4 1 3,75 8 7 6,25 4 3 3,25 3 3 2,25 5 2 4,50 51 34 42,50 235,158 226

79 537 KADİR AK  9F 15 14 11,50 7 6 5,50 4 6 2,50 3 2 2,50 10 7 8,25 5 5 3,75 5 4 4,00 5 5 3,75 54 49 41,75 234,908 227

80 363 CEREN KORKMAZ  9C 5 5 3,75 7 5 5,75 4 2 3,50 4 1 3,75 17 8 15,00 2 4 1,00 4 5 2,75 5 4 4,00 48 34 39,50 234,270 230

81 398 ÇAĞDAŞ KAÇMAZ  9C 18 10 15,50 9 4 8,00 6 5 4,75 4 1 3,75 6 8 4,00 4 4 3,00 3 0 3,00 2 5 0,75 52 37 42,75 233,948 232

82 318 İCLAL ALTUN  9B 19 5 17,75 3 6 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 6 2,50 4 3 3,25 6 2 5,50 6 2 5,50 49 25 42,75 232,845 235

83 282 BEYTU DUMAN  9B 14 6 12,50 4 4 3,00 4 2 3,50 3 1 2,75 10 5 8,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 44 24 38,00 231,158 237

84 309 ENİSE DURSUN  9B 14 5 12,75 1 4 0,00 3 0 3,00 10 4 9,00 2 4 1,00 3 0 3,00 8 0 8,00 41 17 36,75 228,868 244

85 217 ORHAN ÇAĞDAŞ  9A 13 12 10,00 7 5 5,75 6 1 5,75 2 2 1,50 10 6 8,50 2 3 1,25 1 3 0,25 7 1 6,75 48 33 39,75 228,863 245

86 508 SERHAT ÇİVİCİ  9D 17 10 14,50 6 6 4,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 2 2 1,50 6 3 5,25 48 30 40,50 228,565 246

87 105 MUHAMMET EFE TÖRE  9E 15 10 12,50 7 6 5,50 5 5 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 2 6 0,50 4 2 3,50 7 3 6,25 51 39 41,25 228,198 247
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

88 342 CANER NURİ DEMİR  9B 15 14 11,50 8 5 6,75 5 5 3,75 4 1 3,75 7 12 4,00 4 5 2,75 7 1 6,75 6 4 5,00 56 47 44,25 227,405 251

89 502 ARMAĞAN YAMAK  9D 17 9 14,75 9 2 8,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 5 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 49 26 42,50 227,203 253

90 209 DAMLA USTAOĞLU  9A 15 9 12,75 7 5 5,75 4 4 3,00 4 1 3,75 10 10 7,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 48 44 37,00 226,540 255

91 287 İREM ÇİÇEK  9B 16 9 13,75 7 4 6,00 4 5 2,75 3 2 2,50 8 12 5,00 4 6 2,50 3 4 2,00 6 4 5,00 51 46 39,50 225,738 257

92 561 ELANUR GÜNOĞLU  9F 18 9 15,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 9 2,75 4 4 3,00 5 2 4,50 4 2 3,50 48 30 40,50 225,230 259

93 369 H ZEHRA İLİKOĞLU  9C 7 6 5,50 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 18 9 15,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 4 2 3,50 39 27 32,25 225,068 260

94 515 AYFER GÜDÜK  9E 14 11 11,25 5 4 4,00 7 1 6,75 1 3 0,25 9 7 7,25 1 8 -1,00 5 2 4,50 6 2 5,50 48 38 38,50 225,020 261

95 685 EFZANUR OCAK  9E 14 7 12,25 6 5 4,75 6 2 5,50 3 2 2,50 8 11 5,25 4 5 2,75 5 3 4,25 4 4 3,00 50 39 40,25 224,865 262

96 571 GÜLSÜM AĞAÇ  9A 14 12 11,00 9 4 8,00 6 3 5,25 5 0 5,00 5 6 3,50 4 5 2,75 4 4 3,00 6 4 5,00 53 38 43,50 224,033 265

97 477 A EMREHAN HALICI  9D 17 7 15,25 8 3 7,25 5 5 3,75 2 1 1,75 5 7 3,25 3 6 1,50 2 6 0,50 7 3 6,25 49 38 39,50 224,023 267

98 548 SEVAL ÇİÇEK  9F 16 10 13,50 5 8 3,00 7 1 6,75 3 1 2,75 7 11 4,25 4 4 3,00 2 4 1,00 6 3 5,25 50 42 39,50 223,100 270

99 507 YAREN SU KÜLÜNK  9D 17 12 14,00 9 2 8,50 7 4 6,00 3 2 2,50 3 8 1,00 3 5 1,75 4 3 3,25 7 2 6,50 53 38 43,50 222,875 272

100 572 ELİF GÜÇLÜ  9B 12 16 8,00 6 7 4,25 6 3 5,25 4 1 3,75 12 16 8,00 3 7 1,25 5 4 4,00 6 3 5,25 54 57 39,75 222,850 273

101 490 FEYZA BAŞARAN  9D 12 15 8,25 10 3 9,25 4 7 2,25 4 1 3,75 7 5 5,75 4 4 3,00 5 3 4,25 7 3 6,25 53 41 42,75 222,715 274

102 538 FIRAT POYRAZ  9F 18 12 15,00 5 8 3,00 6 3 5,25 4 1 3,75 5 15 1,25 5 3 4,25 4 4 3,00 7 1 6,75 54 47 42,25 222,518 275

103 481 NURSENA ÇAMYAR  9D 18 7 16,25 4 6 2,50 3 5 1,75 4 1 3,75 5 4 4,00 2 6 0,50 5 2 4,50 4 3 3,25 45 34 36,50 221,840 278

104 253 CANSU CAN  9B 14 11 11,25 4 6 2,50 7 5 5,75 5 0 5,00 6 5 4,75 3 5 1,75 6 3 5,25 5 4 4,00 50 39 40,25 221,160 282

105 688 UMUT ALPER ŞANLI  9F 16 14 12,50 7 6 5,50 8 4 7,00 3 2 2,50 7 13 3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 7 3 6,25 54 56 40,00 220,750 283

106 568 ARDA YİĞİT  9F 16 7 14,25 7 5 5,75 4 4 3,00 3 2 2,50 6 11 3,25 3 6 1,50 3 3 2,25 7 2 6,50 49 40 39,00 220,503 284

107 378 SUDE NAZ BEŞLİOĞLU  9C 16 9 13,75 4 3 3,25 6 0 6,00 2 1 1,75 7 11 4,25 2 5 0,75 3 2 2,50 6 2 5,50 46 33 37,75 219,968 285

108 488 ÖZGÜR ÜSTÜN  9D 19 10 16,50 6 6 4,50 6 5 4,75 3 2 2,50 1 10 -1,50 4 6 2,50 6 2 5,50 9 1 8,75 54 42 43,50 219,828 287

109 221 ŞULE AKSU  9A 15 7 13,25 4 2 3,50 2 1 1,75 2 3 1,25 8 8 6,00 2 4 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 42 25 35,75 219,473 289

110 486 EFE ÇAKIR  9D 15 9 12,75 4 8 2,00 7 2 6,50 3 1 2,75 7 11 4,25 3 5 1,75 4 4 3,00 6 3 5,25 49 43 38,25 218,730 290

111 554 YASİN BULAT  9F 15 7 13,25 7 5 5,75 2 7 0,25 3 1 2,75 8 8 6,00 3 3 2,25 1 4 0,00 5 3 4,25 44 38 34,50 217,463 295

112 541 EZEL BAYRAKTAR  9F 20 9 17,75 7 5 5,75 5 3 4,25 1 1 0,75 3 5 1,75 4 5 2,75 5 5 3,75 45 33 36,75 216,088 302

113 506 BÜŞRA KÖKCÜ  9D 19 9 16,75 4 4 3,00 4 4 3,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 4 2 3,50 8 1 7,75 45 31 37,25 215,525 306

114 484 ALEYNA UYSAL  9D 14 4 13,00 2 1 1,75 4 3 3,25 2 0 2,00 6 3 5,25 4 3 3,25 4 2 3,50 3 1 2,75 39 17 34,75 214,743 311

115 446 OĞUZHAN GÜMÜŞ  9C 12 6 10,50 8 4 7,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 8 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 8 1 7,75 44 26 37,50 214,683 312

116 577 SUDE ÇİFCİ  9D 16 10 13,50 10 3 9,25 3 5 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 7 -0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 45 34 36,50 214,598 313
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

117 304 ALPEREN PELİT  9B 16 13 12,75 8 4 7,00 7 3 6,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 8 -1,00 5 4 4,00 7 3 6,25 49 38 39,50 214,323 315

118 276 BARAN ÇAM  9B 15 13 11,75 5 8 3,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 8 2,00 4 4 3,00 4 4 3,00 8 2 7,50 51 43 40,25 213,773 319

119 383 ÇİĞDEM EKŞİ  9F 14 11 11,25 4 7 2,25 4 4 3,00 2 2 1,50 8 10 5,50 4 4 3,00 6 2 5,50 5 5 3,75 47 45 35,75 213,460 320

120 399 ZEYNEP YILMAZ  9C 11 3 10,25 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 9 5 7,75 2 4 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 37 16 33,00 212,863 323

121 317 YAREN TÜRK  9B 15 10 12,50 9 2 8,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 7 3,25 4 5 2,75 2 5 0,75 5 5 3,75 46 37 36,75 212,635 324

122 684 SAMET ÇAKIR  9E 19 6 17,50 8 4 7,00 4 3 3,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 7 -0,75 5 2 4,50 5 4 4,00 45 31 37,25 212,400 326

123 531 YUNUSK YILDIRAN  9E 16 13 12,75 6 5 4,75 4 5 2,75 4 1 3,75 7 11 4,25 1 4 0,00 4 2 3,50 4 3 3,25 46 44 35,00 212,393 327

124 535 BURAK EFE İSPİR  9E 15 15 11,25 8 5 6,75 6 6 4,50 3 2 2,50 9 21 3,75 3 7 1,25 5 5 3,75 4 2 3,50 53 63 37,25 212,325 329

125 195 MERVEEBALCI  9A 15 10 12,50 3 5 1,75 3 4 2,00 5 0 5,00 7 9 4,75 3 4 2,00 5 3 4,25 3 5 1,75 44 40 34,00 210,943 335

126 122 BARAN HAYKIR  9A 16 14 12,50 8 4 7,00 6 5 4,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 7 0,25 4 5 2,75 5 5 3,75 48 47 36,25 210,215 339

127 239 MEHMET AKİF TONYALI  9B 15 12 12,00 9 4 8,00 6 6 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 2 8 0,00 4 6 2,50 4 6 2,50 47 46 35,50 210,075 340

128 557 SUDE NAZ SANA  9F 15 10 12,50 2 7 0,25 4 4 3,00 4 0 4,00 7 13 3,75 4 2 3,50 4 4 3,00 5 1 4,75 45 41 34,75 209,040 349

129 690 BETÜL ALPARSLAN G  9E 16 7 14,25 4 2 3,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 38 20 33,00 206,988 356

130 320 HAKAN ÇİMEN  9B 8 10 5,50 5 3 4,25 2 4 1,00 3 0 3,00 10 11 7,25 5 4 4,00 5 4 4,00 7 3 6,25 45 39 35,25 205,165 368

131 22 MUKADDES  9B 13 9 10,75 5 4 4,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 4 5 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 44 29 36,75 204,745 371

132 479 İREM ÇAKIR  9D 10 7 8,25 9 2 8,50 6 1 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 3 2 2,50 6 1 5,75 43 20 38,00 203,728 376

133 264 BURAK AKÇAYZ  9B 14 10 11,50 5 7 3,25 8 3 7,25 3 2 2,50 2 7 0,25 3 4 2,00 5 0 5,00 6 1 5,75 46 34 37,50 202,455 381

134 526 DAMLA VARİLCİ  9E 13 12 10,00 7 4 6,00 5 4 4,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 8 -1,00 4 5 2,75 5 1 4,75 44 41 33,75 201,905 386

135 315 MEHMET AKİF SOLGAN  9B 14 13 10,75 9 4 8,00 5 3 4,25 3 2 2,50 6 15 2,25 5 4 4,00 4 4 3,00 1 4 0,00 47 49 34,75 201,890 387

136 530 EYLÜL YANKUNCU  9E 15 12 12,00 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 3 3 2,25 6 1 5,75 40 28 33,00 201,798 388

137 224 OZAN ATEŞ  9A 15 13 11,75 7 6 5,50 3 2 2,50 10 13 6,75 0 1 -0,25 35 35 26,25 200,153 400

138 355 DOĞUKAN CAN  9C 13 10 10,50 7 5 5,75 4 4 3,00 4 1 3,75 6 10 3,50 1 3 0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 41 37 31,75 198,898 404

139 277 HALE YESİLYURT  9B 13 13 9,75 7 5 5,75 4 5 2,75 2 3 1,25 7 9 4,75 2 6 0,50 4 3 3,25 4 5 2,75 43 49 30,75 198,580 406

140 533 ZEYNEP ÇIRAKLI  9E 13 7 11,25 8 4 7,00 3 4 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 39 26 32,50 198,015 413

141 532 BEYZA GÜNHAN  9E 8 12 5,00 8 2 7,50 5 2 4,50 2 2 1,50 4 4 3,00 6 4 5,00 5 3 4,25 8 2 7,50 46 31 38,25 197,793 415

142 228 SEMİH UYSAL  9A 16 10 13,50 4 5 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 5 12 2,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 40 40 30,00 197,265 417

143 331 ÖZGE TÜRKOĞLU  9B 13 11 10,25 8 4 7,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 6 3,50 3 6 1,50 4 3 3,25 2 6 0,50 41 43 30,25 195,170 434

144 284 NUR ELÇİN BAKIRCI  9B 12 18 7,50 7 6 5,50 7 3 6,25 4 1 3,75 5 10 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 47 50 34,50 194,970 438

145 528 ZEYNEP SU OKUYAN  9E 12 3 11,25 5 2 4,50 2 6 0,50 2 0 2,00 7 9 4,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 34 27 27,25 194,623 443
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

146 544 KERPETEN A Lİ  9F 14 16 10,00 7 6 5,50 7 5 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 4 5 2,75 6 4 5,00 46 46 34,50 193,890 445

147 472 ARDA KARAMAN  9C 14 13 10,75 9 3 8,25 2 7 0,25 3 1 2,75 4 9 1,75 4 4 3,00 3 3 2,25 4 5 2,75 43 45 31,75 193,835 447

148 180 İREM EROL  9A 16 13 12,75 6 6 4,50 6 4 5,00 1 4 0,00 3 19 -1,75 7 2 6,50 3 5 1,75 7 3 6,25 49 56 35,00 193,580 450

149 578 AMİNE SILA YEGİN  9D 12 18 7,50 7 4 6,00 4 6 2,50 5 0 5,00 4 8 2,00 2 5 0,75 5 4 4,00 7 1 6,75 46 46 34,50 193,050 452

150 691 VİLDAN KUYUMCU  9E 12 16 8,00 8 5 6,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 4 2,00 3 5 1,75 3 4 2,00 5 5 3,75 44 43 33,25 192,170 459

151 213 KEMAL BAYRAMOĞLU  9A 13 6 11,50 5 8 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 4 1,00 8 1 7,75 36 27 29,25 192,063 460

152 497 HİLAL  UZUN  9D 15 10 12,50 8 1 7,75 3 5 1,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 3 4,25 4 4 3,00 40 34 31,50 190,610 472

153 218 BETÜL ELE  9F 12 12 9,00 5 5 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 9 1,75 5 4 4,00 1 2 0,50 5 3 4,25 41 37 31,75 190,070 476

154 512 ŞULE CÜNİ  9E 11 13 7,75 5 5 3,75 3 8 1,00 2 3 1,25 9 10 6,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 4 3,00 39 51 26,25 189,963 477

155 539 YÖ  9* 12 14 8,50 8 4 7,00 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 5 0,75 5 2 4,50 40 37 30,75 189,348 481

156 575 BERİN ÇAMYAR  9C 14 10 11,50 6 4 5,00 5 1 4,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 37 25 30,75 188,618 489

157 529 ESRA KADIOĞLU  9E 14 9 11,75 5 5 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 6 -1,50 3 5 1,75 4 3 3,25 36 35 27,25 187,130 494

158 244 ÖZGÜR OCAK  9B 13 12 10,00 7 4 6,00 2 8 0,00 4 1 3,75 3 6 1,50 1 7 -0,75 4 5 2,75 7 3 6,25 41 46 29,50 186,698 496

159 235 ALİ KENANOĞLU  9A 17 12 14,00 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 15 0,25 1 8 -1,00 4 4 3,00 4 5 2,75 40 53 26,75 186,145 500

160 468 HÜSNÜKAAN ESEN  9C 11 16 7,00 7 6 5,50 4 7 2,25 3 2 2,50 7 9 4,75 1 9 -1,25 4 5 2,75 5 5 3,75 42 59 27,25 185,635 503

161 542 İCLAL ZENGİN  9F 16 12 13,00 3 8 1,00 2 6 0,50 5 5 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 37 38 27,50 184,835 507

162 0 MERT GÜNEŞ  9D 11 7 9,25 4 3 3,25 3 3 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 8 2 7,50 36 28 29,00 182,925 522

163 306 SİNEM BALCI  9B 10 13 6,75 4 5 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 4 4,00 2 2 1,50 3 4 2,00 6 2 5,50 35 33 26,75 181,168 528

164 489 AHMET EFE YALÇIN  9D 10 14 6,50 7 6 5,50 3 6 1,50 3 2 2,50 7 4 6,00 1 9 -1,25 2 0 2,00 2 5 0,75 35 46 23,50 180,900 530

165 517 AYDENİZ ARSLANTÜRK  9E 11 17 6,75 7 6 5,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 7 10 4,50 0 6 -1,50 4 4 3,00 6 2 5,50 39 55 25,25 179,783 539

166 196  9A 9 14 5,50 6 3 5,25 7 4 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 4 1,00 5 1 4,75 5 4 4,00 39 34 30,50 179,238 540

167 91 ÜLKÜ ÇAMOĞLU  9B 16 8 14,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 28 19 23,25 177,875 552

168 57 EMİNEGÜL PALABIYIK  9A 11 11 8,25 7 2 6,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 9 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 33 33 24,75 177,710 553

169 562 ASUDE KAYIM  9F 10 9 7,75 4 9 1,75 5 1 4,75 3 0 3,00 4 10 1,50 3 5 1,75 5 2 4,50 4 6 2,50 38 42 27,50 177,665 555

170 686 AYTAÇ BUĞRA YAMAK  9E 11 10 8,50 6 7 4,25 4 3 3,25 3 1 2,75 2 6 0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 8 1 7,75 37 37 27,75 176,910 564

171 693 BELİNAY TOPRAK  9E 13 13 9,75 4 8 2,00 5 3 4,25 4 1 3,75 4 16 0,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 5 4 4,00 40 53 26,75 176,198 566

172 341 BEYZAGÜL KILIÇARSLAN 9B 13 9 10,75 5 7 3,25 4 7 2,25 4 1 3,75 3 12 0,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 36 44 25,00 174,903 572

173 231 ALPEREN BİRİNCİ  9A 10 13 6,75 7 5 5,75 6 4 5,00 3 2 2,50 3 4 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 35 36 26,00 174,733 573

174 201 MEHMET KUŞCU  9A 8 15 4,25 6 4 5,00 5 4 4,00 2 2 1,50 6 5 4,75 2 6 0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 35 41 24,75 174,593 574

                                                6 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ORDU ÜNYE Ünye Anadolu Lisesi 9. SINIF DENEME-1 197 197 197 851

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640

KATILIMLAR

175 242 EREN KÖKSAL  9B 13 11 10,25 7 4 6,00 6 2 5,50 2 3 1,25 0 8 -2,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 6 2 5,50 38 40 28,00 174,128 577

176 683 EBRAR DENİZ AKKAYA  9E 10 18 5,50 8 4 7,00 6 5 4,75 5 0 5,00 3 8 1,00 1 7 -0,75 4 6 2,50 4 4 3,00 41 52 28,00 173,393 581

177 514 BAKİ EREN KURU  9E 7 10 4,50 6 4 5,00 3 5 1,75 3 1 2,75 8 12 5,00 0 10 -2,50 3 5 1,75 6 3 5,25 36 50 23,50 173,300 583

178 358 ANIL ACAR  9C 11 9 8,75 4 3 3,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 6 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 29 23,75 172,280 591

179 211 SALİM KARAGÖZ  9A 10 11 7,25 4 5 2,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 4 3 3,25 33 33 24,75 172,038 592

180 482 BUSE IŞIK  9D 9 4 8,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 7 1,25 3 5 1,75 3 0 3,00 6 3 5,25 31 25 24,75 171,338 598

181 435 ÖMER KIRIM  9C 5 5 3,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 0 2,00 6 12 3,00 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 34 33 25,75 170,355 603

182 467 EFE DUMAN  9C 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 12 9 9,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 22 15 18,25 170,243 604

183 474 DİLAN MUSLU  9C 6 7 4,25 4 4 3,00 7 0 7,00 2 1 1,75 6 13 2,75 2 6 0,50 4 2 3,50 3 3 2,25 34 36 25,00 169,158 607

184 566 TUĞRULHAN DİKCİ S*  9F 14 15 10,25 4 9 1,75 6 6 4,50 0 5 -1,25 5 15 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 2 8 0,00 38 71 20,25 167,553 620

185 480 ZÜMRAL YILDIRIM  9C 13 14 9,50 6 7 4,25 4 2 3,50 3 13 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 31 38 21,50 164,198 640

186 466 OYANUR KARAMANLI  9C 11 18 6,50 3 0 3,00 10 17 5,75 24 35 15,25 162,808 651

187 521 ZEYNEP GÜRSES  9E 9 10 6,50 5 8 3,00 6 6 4,50 4 1 3,75 1 7 -0,75 3 7 1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 37 50 24,50 162,393 654

188 278 ENE  ŞEN  9G 11 14 7,50 4 6 2,50 5 3 4,25 4 1 3,75 1 12 -2,00 3 7 1,25 3 2 2,50 6 3 5,25 37 48 25,00 161,635 657

189 94 MERT DEMİREL  9A 10 15 6,25 4 3 3,25 3 3 2,25 3 0 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 7 2 6,50 31 33 22,75 160,973 660

190 356 EYLEM YAMAK  9C 7 3 6,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 8 3,00 2 4 1,00 1 3 0,25 4 4 3,00 26 31 18,25 159,955 668

191 329 SEMANUR ODABAŞI  9C 8 8 6,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 6 10 3,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 22 31 14,25 152,703 710

192 214 BURHAN KOYUN  9A 8 14 4,50 8 3 7,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 29 17,75 150,823 719

193 145 ERHAN KÖSE  9B 10 16 6,00 4 4 3,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 5 14 1,50 1 8 -1,00 4 6 2,50 3 5 1,75 30 64 14,00 146,198 735

194 536 ARDA DEMİRRR  9F 11 17 6,75 4 7 2,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 4 12 1,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 26 64 10,00 137,840 764

195 0  9 8 17 3,75 3 7 1,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 14 32 6,00 120,703 814

196 434 YAĞMUR BULAT  9C 11 17 6,75 1 9 -1,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 21 -3,25 4 5 2,75 2 6 0,50 1 1 0,75 23 68 6,00 116,760 819

197 569  9F 7 23 1,25 0 13 -3,25 2 7 0,25 2 3 1,25 3 19 -1,75 3 7 1,25 1 8 -1,00 2 8 0,00 20 88 -2,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,71 12,40 9,62 5,52 5,44 4,16 4,72 4,12 3,69 2,73 1,44 2,37 7,38 9,01 5,13 2,60 5,16 1,31 3,81 3,23 3,01 4,26 3,56 3,37 43,73 44,36 32,66 204,080

Okul Ortalaması 15,02 9,92 12,53 6,15 4,62 4,99 4,72 3,29 3,89 3,14 1,23 2,83 7,89 7,77 5,94 3,28 4,44 2,17 4,10 2,78 3,41 5,65 2,61 5,00 49,95 36,66 40,76 228,640
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