
SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADANUUR FHR 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,725 165,370 37 185 185 185 1265

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 15 2,25 8 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 21 62 5,50 5 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe daB d ceaDEaeBeD Adcdce  b    

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal e    bcECeebd a ec AdaDD CdbA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik abbaecade  e dDa  A ea a e cB 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eae aaBdc   a e Db  eEcddbEEe 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 15 20

Türkçe 30 6 15 20

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 3 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 3 0

TYT Sosyal 30 7 14 23

Tarih-1 12 2 6 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 3 17 10

Matematik-1 30 3 17 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF POYRAZ 151 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,638 165,370 19 100 100 100 384

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 34 29 26,75 22 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe daBb  ECCDbB BA   BbC  E dadB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  B E  bacd E D B bb DD  B A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  b   Ca   E   b   e        

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen D eBBdaddD a B  c   c D dDEEab

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 12 3 4 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 4 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 4 5 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YILMAZER 138 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,740 165,370 26 122 122 122 489

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 36 45 24,75 21 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe b cEbdEdaDbBaBe CbebCaBcbEaABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DabBCEAECDB eE c  eb bcDB BCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik d   C  b    c  Bb   D  D    eb

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceB  d d Aed   c C d DCeeb Bd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 12 9 2 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 1 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NUR FİDAN 108 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,455 165,370 21 111 111 111 434

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 1 7,75 65 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 37 36 28,00 23 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe bdBEE EaaD BeBADCbebCaBd EEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEB EAbCD   ECD  dbacbDBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik ed d   b   b c c c           a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen Dc  B ded   Ec  D   e D BeEde 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 12 8 1 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 1 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 0 9 0

Matematik-1 30 0 9 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 1 13
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET ERKEN 203 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,638 165,370 32 145 145 145 734

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 15 -2,75 -9 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 37 50 24,50 20 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe c B EbECaDdBe d Cbebe eE aEee 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  cEBaEAEeDab EbDaBBAaEDDBeBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik ddccad a       aE   cad   eaae

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eE c   dEb DEe  eEe edDaBeEEcE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 12 6 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 1 15 3

Matematik-1 30 1 15 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 8 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLANUR ÖZTÜRK 162 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,623 165,370 6 50 50 50 177

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 5 1 4,75 16 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 37 20 32,00 27 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE dEd DbBe dD AcbCBdE EEeeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal                       aDBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  ADBCA aC  C  cB    D     B e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen           AD BB cc  e DaBeEcBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 5 1 17

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 10 3 33

Matematik-1 30 10 3 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 0 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU  AKA 93 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,515 165,370 1 18 18 18 33

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 53 21 47,75 40 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEb CD B  ECAa bDBcE EBbCaB EA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal a  Dca DE  B D  e C B BDDe B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     a  cCACB  CD  C     D BCBE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eB EdD ac  ADEC  cBaCBD dED  b

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 12 4 3 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 2 40

Matematik-1 30 12 2 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 0 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 2 63
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 0 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEM KOÇ 204 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,725 165,370 11 66 66 66 263

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 16 5,00 17 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 45 58 30,50 25 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe bdBE bECCDbBbBADCbabCa bbd ceC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eBae dAEeaaeCECDbB AbbDDBCBCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  d BCAC dbeCbcDBdcca bbDe cEda

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EbBBb bdD a da cbCbebDeBeEcc 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 12 3 8 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 9 16 30

Matematik-1 30 9 16 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 7 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 8 16 27

Fizik 10 4 4 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 5 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ALKAN 67 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,713 165,370 25 118 118 118 462

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 14 4,50 15 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 32 39 22,25 19 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BE  CDdB  E Aa  bB E caeedBaEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal de DBEe  A  d ECee  Bc     c  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  B c a  C C dbb   be    D eC  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBDabD bd aAbcC    daBedB ecE 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 7 8 23

Tarih-1 12 4 3 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 1 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33

Felsefe 4 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 14 27

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DURDANE ÇİVİCİ 193 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,273 165,370 31 143 143 143 717

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 10,26 9,81 7,08

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 29 32 21,00 18 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe beBE dE aDdBD ccCdcbdBaE Ecdee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eeaBeEAEeaBbbdC  BeAbaDDBCd   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Fen                     BEbeBeEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Fen 30 7 3 23

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR SENCAR 177 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,668 165,370 10 60 60 60 209

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 47 35 38,25 32 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEb acEBEbEbcDCbbBB  EabeBBeEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EaeDBECbEAcBd   a   BEBbDaCBE 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik         C aedbCcE             

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ecabdD d d ADcC Ee  CBDEcEDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 9 1 90

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ŞAHİN 207 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,725 165,370 35 152 152 152 771

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 7 -1,75 -15 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 4 12 1,00 3 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 22 32 14,00 12 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe a cE  EdCDdBaBbaCAebCeeE c dee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  a c a de cc a   B  bcebBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  C     Be            b Bd  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  beBB      D          D       

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 4 12 13

Tarih-1 12 0 7 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 5 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 2 2 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 0 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İLBEY BULUTZYNP 154 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,710 165,370 33 149 149 149 758

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 28 47 16,25 14 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe EaBcEdECaDdBeabDCAeceBedecdAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dd B EAEbeBcdEaDbBdbdcbDcCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik          b     B              

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eceedaddbD    d  b  a Dec  Ed 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 0 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 3 15 10

Fizik 10 1 9 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KILIÇ 208 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,655 165,370 8 53 53 53 194

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 5 1 4,75 48 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 48 31 40,25 34 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEd  c B  EbADCbbdB  EcbeBeebA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EB DaaeaEA Bd ECBAC Ba DDC dEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     Ee  Cd B            D eC  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBDEbaBd  DA E  EeB CBececDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83

Felsefe 4 3 0 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 1 50
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM TAŞCI 215 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,873 165,370 15 87 87 87 338

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 3 1,25 10 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 36 32 28,00 23 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe b BE  ECa cB BcD AebCa E EbABa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  d E bd    dbD BBACcDDBeB A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  d  C b C   D  a              

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen acedd cddD  bBd D C B DaBe dB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 12 7 40

Tarih-1 12 2 3 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 2 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 1 8 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET UYSAL 141 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,315 165,370 30 140 140 140 660

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 17 -0,25 -1 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 36 65 19,75 16 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe decaEAEdacdBeBADCb bCcaE cEABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eaaebdAECaBcaE b dBACcDceCBCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cdcde bdd  Ce cdcc   C ebc aBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceeddeacecDEccd  CAa Daa E Ba

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Türkçe 30 13 15 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 12 15 40

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 4 17 13

Matematik-1 30 4 17 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 6 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 4 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 7 18 23

Fizik 10 0 10 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETCAN DRSN 293 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,213 165,370 29 139 139 139 646

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 0 2 -0,50 -13 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 15 5,25 18 10,26 9,81 7,08

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 28 42 17,50 15 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEbaCedB AadADCcbBeddEabCaBCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EcdDeEC   bcbDd eebaBc  ebCeEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Fen eBabcb  eac         CceE aaB d

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 9 15 30

Tarih-1 12 4 5 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17

Felsefe 4 0 2 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Fen 30 4 13 13

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA COŞKAN 135 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,563 165,370 13 78 78 78 301

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 38 28 31,00 26 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BE  C EBEdECca   Bdc EabCBe aA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bB D Eb cAbeC E ceC B B DCCBE 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik            B              eC  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen deDcd B BdcA b      aBe ebDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 0 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 12 4 5 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33

Felsefe 4 3 0 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DEMİR 270 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,373 165,370 27 126 126 126 510

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 14 3,50 12 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 32 41 21,75 18 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE  EbCcdBeBADCAeeC BE E bBd

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dadd dAECbe CcC  acbdaDaBCc   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C  b   b    a        c    

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eaee E daD DEc   bC ebDCec aa 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 7 14 23

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 2 6 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 4 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT SATIR 200 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,908 165,370 9 57 57 57 200

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 47 27 40,25 34 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE dEdCDaBbccDaABbCaeEbEEAB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D EBaEAcbDBACECD B be DDdCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C       b                 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EeBBbddb A b d DEC e DCBD Ec 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 12 8 3 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 1 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 2 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NALAN ÖZTÜRK 222 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,358 165,370 12 67 67 67 264

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 1 0,75 6 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 33 22 27,50 23 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe   BEE   CDdecBcD b bC aE bEeB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  a B         ECD    abDDBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  ADBCA b   aD  d eA b C     aC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  aea E      a     C  E        

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 10 3 33

Tarih-1 12 1 1 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 1 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 4 1 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 3 4 10

Fizik 10 1 3 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 0 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN DEMİR 210 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,713 165,370 4 47 47 47 170

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 1 2,75 23 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 4 9,00 30 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 40 21 34,75 29 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE  ECCD BaaAD b bCaBE EaAe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  c E  C    E   dBbC bDBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  AD C      C  eB    a       BC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   eeBE CdaA  e  b C   aCB   BE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 10 4 33

Tarih-1 12 3 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 0 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 7 2 23

Matematik-1 30 7 2 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 7 30

Fizik 10 3 4 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 1 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 0 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ş LEYLA DİKCİ 216 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,955 165,370 28 127 127 127 513

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 20 1,00 3 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 18 3,50 12 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 43 67 26,25 22 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe dadEEdEeaDdBbBeaCAebCaBE caeee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eBEBbEAdeaBAa bDeBBeCEbDBCBCcE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     CcbbabdacEeBbDddeaeeCBadea

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceBBEdadDAb ade  b ecaaBeEEea

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 6 20 20

Matematik-1 30 6 20 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 10 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 2 50

TYT Fen 30 8 18 27

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 5 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ILIK 226 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,675 165,370 20 110 110 110 432

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 18 3,50 12 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 19 0,25 1 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 41 62 25,50 21 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BbbaaDdB  EeADCb BccbcBbC e bd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EB DBEbaaAbBdDEaebC BaBeDCCBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik DcBbcdbaebCacc  bDdDaBbeDa  Bd

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eccEdeacdd bcdbe     BeEdEDadc

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 12 7 4 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 18 27

Matematik-1 30 8 18 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 4 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 7 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 5 19 17

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 4 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ATA 410 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,068 165,370 3 42 42 42 155

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 46 34 37,50 31 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE  dCCDc aBAD bBbCBBa EEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eaEBacAabbBAdE DDBeAe eDBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik eA eCdbbC  Ca bB c            

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cadBB  adD D    D   BaDdBaEE  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 8 33

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 0 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN K 198 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,960 165,370 18 90 90 90 356

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 5 4 4,00 40 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 45 55 31,25 26 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc CadBEAE ADCbbBcE EdbeaBaaA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal deaDBECaEAbBbaEaebCDdEBDDeCB e

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik cdaAbdd Cc a cba  d     ea    

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBcEdDBbBaDAcECb aBdedbcebDa E

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 14 7

Matematik-1 30 2 14 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 5 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 12 16 40

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 3 63
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 5 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA KARAOĞLAN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,495 165,370 22 115 115 115 449

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 1 6,75 56 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 10,26 9,81 7,08

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 32 26 25,50 21 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEbd DdBEbEecDCbeBBE E bCaeebA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dB D ECDEA  CDEbe a BEd DC d  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Fen ddacb                BeEB D d 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 12 7 1 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 0 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Fen 30 4 7 13

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA TOPRAK 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,748 165,370 7 51 51 51 184

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 6 1 5,75 58 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 46 43 35,25 29 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe cE  CebB AEbce A B E EebC BCbb

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dBe adbD A  abd eAbbd BbDa Bbe

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik c dca   C bBa CDEDC  a BDaeC  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen e abbDBcBCaADEC  BB bBDEaEDBE 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 7 16 23

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 2 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 9 33

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 3 1 75
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 1 75
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KUYUCAKLI 190 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,770 165,370 34 151 151 151 770

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 8 0,00 0 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 5 14 1,50 5 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 22 40 12,00 10 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe     E  aaDdB Bdc  abCB EdEEeee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eccce ece BAbdbb B     cdCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cAD Cd a   a a            BEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aced   C   b a      dEc   d   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 5 14 17

Tarih-1 12 2 8 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 1 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 2 9 7

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL KILIÇARSLAN 189 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,853 165,370 2 40 40 40 145

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 44 31 36,25 30 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe b BEE EbCcbBaBcadbBbCBBE EEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Debe   ECbB  Eb   eebbbDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A dC C a  C   B    b     B BC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen           A be  DEC eEDeBeEEBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 11 10 37

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 5 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 0 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 1 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ALDEMİR 328 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,938 165,370 5 49 49 49 174

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 44 28 37,00 31 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe BEE CDdB  EbADCbDBBE ceeCaBCdA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EB D dbD A  dDEbBb   cBeDCCB  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     c   CA                    

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBcbdD bddDAcbC     aBe BEDeEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 12 5 2 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 0 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KILIÇ 164 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,305 165,370 36 166 166 166 918

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 25 45 13,75 11 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  c CDdBbBAa   bCaadbdEAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEc aeEeaB  Ebe  BbC DDeCddAd

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik a  e  bd d acc Bd      c   d d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   e   d   de        dbD e c B 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 1 12 3

Matematik-1 30 1 12 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 2 8 7

Fizik 10 0 2 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUMRU AYDIN 206 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,028 165,370 14 81 81 81 313

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 1 7,75 65 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 42 32 34,00 28 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe cdcE  EaCc B BcDC  bCa cbEEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBdB EAEC B C bbDBB  EDDBCB  E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C  a   aa  B c            

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   dcBE ddD cadc DbC cEDCd EcBc

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih-1 12 8 1 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 0 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 0 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 3 4 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA DEMİR 196 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,718 165,370 24 117 117 117 461

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 35 31 27,25 23 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe bCBEE E CDbBeBdD   bb   bc    

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  B E bd   bdbDbBBACdDDBeB A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  d  C b C a  d a              

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen acedB   dD  bBd D C B DaBeEdB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 12 3 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 2 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAY BALCI 225 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,280 165,370 16 88 88 88 344

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 43 47 31,25 26 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe c BEEAEbCDdBae aCccbbaBb EdeB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEBbEAEbbedbECDDBeAaE DBCBCd 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cb ab bdb cCDdbBED  c  cd  b a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eadB  B   Ae    ccC ecDaB E   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 14 40

Türkçe 30 12 14 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 5 15 17

Matematik-1 30 5 15 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 6 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 3 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAMAN ASİLTÜRK 205 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,095 165,370 23 116 116 116 457

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 39 38 29,50 25 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe cEE bD BE Eb   Aa  b aceCae  b

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal aeaDBEbDEAbB DECeAC dcBaDC BEb

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik   B  eb C  B  d     a e  d  d 

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dB bdD E  DcDEC  d  CBeEaabB c

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 11 10 37

Fizik 10 3 3 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS HATİPOĞ LU 444 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,620 165,370 17 89 89 89 351

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 37 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 9,47 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 3,77 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,47 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,45 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,58 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 10,26 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,63 3,75 2,01

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,78 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,63 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,02 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 5,43 6,23 4,13

Toplam: 120 36 40 26,00 22 27,58 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  deCebBaaAeCbebCd E EdbBC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DcEBbEAEbDBbeEbDaBeeaabDBCcCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A BCd ad  C   abcA         B 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   d     d  e        cdDdc E  E

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 15 14 50

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 10 0 2 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ UMUT ZI VLI 260 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,860 165,370 3 21 21 21 45

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 13 8,75 29 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 6 1 5,75 58 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 60 45 48,75 41 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe EaBE  EeCDd eBAbCAcbCaeEAEEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal edEB dAbea  CECD BcACdbDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAaBCdaEb  CaEbBac BD eb daEBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aEeBBbdddDA EBB  ECeadDdBaEEeE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 12 3 6 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 12 13 40

Matematik-1 30 12 13 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 5 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 4 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 0 63
Mol Kavramı 2 1 1 50

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÇAYIR 266 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,265 165,370 25 132 132 132 556

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 15 5,25 18 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 14 4,50 15 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 33 49 20,75 17 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe a BE AECaDd eBAeCAcbaeed E beC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal cade aedCDB Cce b a CdccBCBeA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C aaecaa   a D  D C       

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen acdd ad bDA cd  DcC caDaBDE  d

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 9 15 30

Tarih-1 12 3 7 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 14 27

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BASRİ CAN 7 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,915 165,370 32 171 171 171 977

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 1 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,21 3,75 2,01

Toplam: 120 14 10 11,50 10 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe d  C Dd      D  D BE c b d  a 

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal    DaE      CcE     d BbDC    

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik               C               

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 6 20

Türkçe 30 6 6 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 3 0

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 12 2 1 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 1 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİA YILDIZ 265 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,625 165,370 19 106 106 106 406

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 3 0,25 2 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 30 33 21,75 18 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE A bC d aBcDCAceC ec EEAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal De c    b   e   e  e aaDBeB A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     CA     C   Bd   D       c 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aadBd dCdD        C a eaBabEdE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 5 9 17

Tarih-1 12 1 3 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 2 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 0 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR OKUYAN 271 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,230 165,370 23 121 121 121 486

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 32 32 24,00 20 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe EbeEb EdCad aBADCb bCa d EEeed

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEe Eebe   e    d A a bBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAD            a      Ce B   e

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  beB E    A     Daa cbDC DE  E

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 8 8 27

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 2 2 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA EFİLOĞLU 255 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,790 165,370 14 85 85 85 330

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 3 2,25 19 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 38 32 30,00 25 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe   e EAECCDd aac CbaeCa   EEAB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  a   E  ebBA c   BeAC cDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik eb dC   b   c D  c  D d   B e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  aeB  e cDA  ce c   BEDCB EEdb

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 12 3 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DURMA 353 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,083 165,370 24 128 128 128 525

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 34 42 23,50 20 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEcdCD B e bADCAeB c ccbCBeCEd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal Ee eedCDaA B ecCcbdedEBDDCCBdA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik cB ba  d      e   b        d  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ec cE B dde        baBDdd c E 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 4 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 11 17

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DEMİR 243 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,550 165,370 13 84 84 84 325

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 2 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 37 32 29,00 24 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe b BE A   adcaBAeCbe CdBE cdee 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal   Ee   Eb   Cd    aeb DDBCB  E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAa Cda C  C   Bcb  D Ce  e B 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen           Ac edb  C BEbCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 9 6 30

Tarih-1 12 2 2 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 1 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 5 37

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN BAKIRCI 229 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,755 165,370 18 104 104 104 396

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 38 37 28,75 24 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEc ECCab aBccCAeaeBedAcadBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal badB EAEeaB dECDaBBACabbBeB  E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     b               D       eC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cce  beCb  D        BEDCBDEacc

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 0 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBR R SHN 248 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,405 165,370 2 16 16 16 30

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 55 23 49,25 41 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc CDE  AECcD A B EA BbCaBedA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  B DBdCaEAec cEC AC BaB DeCBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  B   C  C  B DCDED     dD e  E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen cBabdD aB  A dC      BeE EDB d

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 0 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 2 37

Matematik-1 30 11 2 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 10 8 33

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 272 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,100 165,370 30 164 164 164 907

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 3 2,25 19 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 24 36 15,00 13 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEb   ba A  AcCbceBE c b aB d 

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  c cBE   dA C d   C  cBa C BE 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik a a    cC  ac C    e      cded

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen c  EcD d  bAcbC     C ec   d  

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 3 0

TYT Sosyal 30 9 6 30

Tarih-1 12 3 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 1 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 1 17

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 9 17

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 3 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHANNN ATABAYYY 241 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,230 165,370 33 187 187 187 1283

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 8,52 9,81 7,08

Toplam: 120 11 29 3,75 3 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe cb  cd  aDdB B D c b da  caAda

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal cd abE  CD decbD a e  acdaBCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇİFÇİ 254 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,043 165,370 21 109 109 109 428

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 34 40 24,00 20 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe dacEdAEeCDcacBAeCce C   dbc e 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Da eCEe   cAaE DDa eaaDc CBeA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     Cdda  BaD  BaD      C   B 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aadee BCE  b        BED  eE ec

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 3 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 1 20

TYT Sosyal 30 11 11 37

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 4 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 3 1 75
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇUHACI 233 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,605 165,370 20 108 108 108 424

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 2 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 34 42 23,50 20 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe a cE  ECCedBeB DCcebCd E EbABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  B   a a  aE  b BbCaDeBeBb d

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  aA ab        cb   C    E  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aaeeBbdCbDA ce dDcC ccD Be Ead

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 8 10 27

Tarih-1 12 2 2 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 2 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 3 7 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİYE ELİF DİKCİ 258 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,983 165,370 9 56 56 56 199

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 2 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 2 3 1,25 4 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 38 34 29,50 25 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe cEc CDd  AECADCAbBe AcebCaBeae

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal     a   Eb B         a        

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik c  AEC BC  B cCcE Cc   BD e  c

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dB adDB c bAccC  da CBeEBdDBda

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 2 3 7

Tarih-1 12 2 2 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 2 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 0 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZENUR YILMAZ 323 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,653 165,370 29 155 155 155 783

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 10 -2,50 -21 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 18 5,50 18 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 26 43 15,25 13 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEcAEaCad bB abcebdadE cdAe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eabdda dba cCcbcbBebCEbDBCBCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik   D C Cb                      

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eceBe aC            e Dd  Ed  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 10 18 33

Tarih-1 12 0 10 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 5 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜŞAN NUR DİNÇ 261 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,640 165,370 5 38 38 38 129

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 45 25 38,75 32 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE AECCDd cBADCAebCB E EaeBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  B d aA eDB CE D B  C  DBaBCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik    eC  b   C   B    D      Ee 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   eB b  dDAb aa   C B DaBaEbBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 12 4 3 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 1 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 0 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 2 3 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M KAYA 330 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,588 165,370 12 77 77 77 292

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 16 3,00 10 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 44 49 31,75 26 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe aCBEEbECCedBbecaCbebCaBcAEd ea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DdEB aAECDBb           DBCceAa

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik ceeeCAaEC eCbEbBdedabbea      

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cEddBbBbdDADddd D C e   aDE BE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 12 8 3 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 7 16 23

Matematik-1 30 7 16 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 7 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ADAK 262 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,948 165,370 16 99 99 99 381

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 4 1,00 8 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 35 45 23,75 20 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe   BEcAECaadeaBcDCbaeCBdb EaAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal De d  Ad   cdE ce ee  bDBCBCcd

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik e ceCACad  Ca b ac  Da D B   C

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  ceB   C   a      CeBaeeBDa B 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 12 2 4 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 8 10 27

Matematik-1 30 8 10 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 2 2 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 1 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE ORGAN 234 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,453 165,370 27 142 142 142 698

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 7 -0,75 -6 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 14 4,50 15 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 18 0,50 2 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 30 55 16,25 14 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BE CdabdEAECAD AbBcE cabeaBeEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dedeaE a   cbDd  ebDd B cCCBcA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik c e  a c bb E Cc a  e  d  a   

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ed EcedaaCc cca c   eBebabDeE 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 8 14 27

Tarih-1 12 1 7 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 3 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 18 17

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 4 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİNSU ELMACI 227 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,980 165,370 8 46 46 46 166

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 2 3,50 29 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 45 35 36,25 30 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe  Ccb A dCcd e ADC BbCeB  EcABd

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  B     EbbBA E DcB e   DcCB A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A cCd d   CaEbB D  D beCBdEe 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   d B BdbDAb cc bEC BbDCBaEdBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 12 4 2 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 1 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 10 9 33

Matematik-1 30 10 9 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 3 3 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 4 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN KARAMAN 256 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,025 165,370 11 64 64 64 244

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 19 0,25 1 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 7 0,25 3 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 48 59 33,25 28 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEECCDdcEAEaADCbeBBEeEabeBB ab

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  BeDabba A edDdC ACDBadbcaCBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik bec EebdCdaBc aDcbe ecdebCa   

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBcbdDB BCDbcdaecBe eBeEBbDBda

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 12 3 6 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 5 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67

Felsefe 4 0 4 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 19 17

Matematik-1 30 5 19 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 5 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 3 25

TYT Fen 30 12 16 40

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 3 1 75
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 5 5 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ATEŞ 252 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,513 165,370 10 63 63 63 234

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 45 42 34,50 29 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe cEbCCccBaAEacDbbaBBcAEebC BaEb

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal beCDaECaEAbBeDcdeAa ecBaDCCBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  d Aab  C bB DacEbb  B  a     

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen             DcC  cc CBDEBaDBd 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHNN  ARDA 259 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,325 165,370 22 113 113 113 437

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 37 38 27,50 23 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe E cE  a  Dd aBAD  ceCa E Ea e 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal a Ea EAdbb  dEC bBaAaEeDB BCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C  aCcc aEb  b    d    Ee 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aEbd dBddDAcEB    C c DdBeE e 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Türkçe 30 9 9 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 1 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KURT 267 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,883 165,370 4 25 25 25 60

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 54 35 45,25 38 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe cCBEE ECaad DBADCbebCadEA EABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Daac aAECDB CE   aaeCEeDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik B beC   C  CedeB    DC   e EB 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen baeB  BddD   ed c C BbeCBDEcBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 1 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YANKUNCU 247 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,203 165,370 31 167 167 167 922

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 1 2,75 23 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 26 33 17,75 15 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE  ab a  c cDC abeBc  ccee 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D      EeD   E D   b b DBC   d

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik    eCdC       bcb    a c      

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  addBd ddDc       C B DCBeEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 8 4 27

Tarih-1 12 3 1 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 1 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 1 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA DEMİR 249 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,918 165,370 28 146 146 146 741

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 5 0,75 6 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 25 35 16,25 14 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE A   ab D bDCAebad E EaeeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal a  c E dbD cedb bB Ae bDdCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C  b    D   a          b  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ace   ca D    B   a aa  Baa   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 10 33

Türkçe 30 10 10 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 12 2 5 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 3 10 10

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 1 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU BUĞRA TER* 268 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,155 165,370 26 135 135 135 601

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 7 2,25 19 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 14 5,50 18 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 34 48 22,00 18 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEd Cabc   dAaCcbBdE beDCadabb

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dB DadeDaAceaD b   b  BDDC BE 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  Bded   CA dcaCa  b        C  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBaEdDBEadeAD C     bdeacbDed 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 11 10 37

Tarih-1 12 4 7 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 4 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 14 30

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 8 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 5 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAAN KEÇELİ 250 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,400 165,370 17 101 101 101 387

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 7 0,25 3 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 20 3,00 10 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 36 54 22,50 19 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc Ccd a ECcaCAbe b Ea  dB Ee

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal aB DadbDa   dDEbcbe BaBaDe Ba 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik    c   c AaBcc  EDCa   eD BCdE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBcEdD EaeaebECead abBebBdedad

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 1 20

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 2 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 20 27

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 8 20

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 4 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU SÖNMEZ 240 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,870 165,370 6 39 39 39 135

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 49 46 37,50 31 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe c BEEAdaaDd aBc Cc bdaBE cEAe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEeCaedCDBbdcaDcddbCbaDaCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  Aadd   C  CbEDB D  D CcCddEBa

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EddB c dDADd a bEC BEDeBDEEeE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 11 16 37

Tarih-1 12 6 6 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 12 8 40

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 3 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 2 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 3 4 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ARI 413 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,003 165,370 7 43 43 43 156

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,21 3,75 2,01

Toplam: 120 40 38 30,50 25 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe BEdaCedeaAECADCAedBdAcabCaeCaA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bceDadeDEeAadadCebaDBaBaDCeBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     bC BCA  d CDEDCe  c D eCeE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 17 43

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 2 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRAY 275 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,373 165,370 1 9 9 9 15

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 63 28 56,00 47 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe ECBE AECCed  BADbAaDCaeE cEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEB aAEbb  dE D d ACaDDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A aCA b  BCDEDBEb  D C  B  ed

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen caeBBb  daAD B a  C ebDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 12 5 4 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 3 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 13 5 43

Matematik-1 30 13 5 43

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 14 9 47

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 1 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TONKAL 251 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,273 165,370 15 98 98 98 377

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 33 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 9,29 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,82 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,06 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,23 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 8,52 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 4,21 3,75 2,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,34 1,27 0,59

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,37 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,73 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 6,44 6,23 4,13

Toplam: 120 42 58 27,50 23 27,74 28,62 19,80

TYT Türkçe deBE AECaDdBaeAaCbcbCdBbAEEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal ca d dAbeD AC ec BeeC bDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik ec   b db  eeaaacbc DC aC d ed

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DaeBcbdedD baBcb cCeBEDCBeabad

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 1 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 12 3 6 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 3 17 10

Matematik-1 30 3 17 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 8 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 10 18 33

Fizik 10 3 7 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SA RI 291 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,733 165,370 14 80 80 80 309

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 41 52 28,00 23 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE dEeCDdBaBcaCAcbCBBEbcbAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DdaB EAE a baE e deAddaDddBCea

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik e b C b C  CaE ace  cb   B   C

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen acdeBE edDAcacBaDcC eaa BDbEB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 10 15 33

Tarih-1 12 5 4 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 4 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA 396 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,748 165,370 23 141 141 141 679

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 28 36 19,00 16 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe BE CdDd   EbAaaAbBcEbcebCeB dd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dc aadCDEAb CDdC AC B         

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik          c Bbb          D e   

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen e cadDdEaaDAea           E  dc

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 0 67

Felsefe 4 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 11 17

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KARA 302 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,425 165,370 11 54 54 54 196

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 48 44 37,00 31 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe a BEadECCDEBcBcaCbabCBBEbdEABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dadc EAdeD bCEC  BcbCaDDBaBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  C bad Bbad a D           a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen abeBB dddDAcEcB c C ecDCBeEcBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ KILIÇARSLAN 295 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,458 165,370 20 123 123 123 496

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 5 0,75 6 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 33 38 23,50 20 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe bacE  ECCDdBa Aa ABbeB dAccAeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dd e  ea aB  ECD B b abDBCBCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  c d      B        B       b b

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ace cb  dDA    de   ecDeBeE cE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 12 2 5 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ABAY 324 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,520 165,370 5 15 15 15 29

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 57 30 49,50 41 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe b BE dECCDEBcBADCA DCaebAEbABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEcCdAEb B a    BebCaDDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAeBC  b  BCc eB   BD C C e   

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bE BBb   DADddB DEC   eCae Eea

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 0 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 4 2 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 1 75
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 3 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL GÜLER 316 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,405 165,370 7 34 34 34 98

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 50 41 39,75 33 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe EbBEE ECCcdBcBADCbeeCaBE EdeBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeaB EAaeb A d a aeAaEbDBCBC E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik B bBC b a BCD cBa    aCeC  E d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen abdeBa  bDAe dB D C  cD BeEEd 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 4 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE SILA KOYUN 303 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,485 165,370 29 159 159 159 851

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 0 3,00 25 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 25 44 14,00 12 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe cdcE  bCCcdBaeADCbebeadc Eb e 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  B     D   d        bDBadCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     d acC BC c adce    e B E  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEeaabedca ec        a aBDEdc 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 12 3 0 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 0 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 5 14 17

Fizik 10 2 8 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AYDOĞDU 286 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,045 165,370 31 172 172 172 993

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 1 1 0,75 19 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 11 -2,75 -9 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 26 50 13,50 11 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe c caCD B  ECAaCbbBdc cebCBdaEb

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  c cacee A B ed abCDBE eD CBa 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik      bd adb c de     e      cb

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dccdaD bdb     e    eBDEdED ac

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 9 12 30

Tarih-1 12 2 6 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 11 0

Matematik-1 30 0 11 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞÜ USTAOĞLU 279 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,720 165,370 26 154 154 154 781

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 3 2,25 19 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 27 38 17,50 15 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe E B   EeCadBbBca AeaCaad EdeBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal   bB c  Cb ACd b  eAC   BCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  c ea e    C   dc c      B   a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   e Bbdaba aE   b   e  b    BE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 12 3 3 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 1 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 4 10 13

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 2 2 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN AYDIN 332 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,753 165,370 24 148 148 148 757

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 16 3,00 10 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 32 50 19,50 16 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe BEb a dB bECce bbBcE EecaBBaac

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bBdceECbaAAaCed eACeBba DCCB A

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik b   b       a           e eCe 

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen bdcc aBbB a DcC  d  CdeEebDcdc

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 16 23

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 7 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR BALCI 325 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,715 165,370 33 176 176 176 1065

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 19 26 12,50 10 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe bbB       dd B D  ebCaB dE   a

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal              c DbBBeeEDDBaBCdE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c    d   cc c                 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen abdeB            d      BaE   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 9 20

Türkçe 30 6 9 20

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRUS AK 285 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,930 165,370 36 188 188 188 1289

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 4 0,00 0 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 4 10 1,50 5 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 14 38 4,50 4 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe  aB b    cc                   

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dc debA   aAdd        e   Bdc 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik accBadb b c e cBc A           

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cddBBbdeED          ecDeced Bb

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 4 3

Türkçe 30 1 4 3

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 10 13

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 3 11 10

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE DURU TUĞ 289 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,475 165,370 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 6 4 5,00 50 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 87 24 81,00 68 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe bdBE  ECC dBDBcDCABbCBeE EEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEebEAEbDBACECDadBA EDDBCBCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik BAaBCACEC BCDEDBEc BD CeCB EBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEABBbBddDAbdBBaDECbeEDCBaEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 12 9 3 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 1 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 23 3 77

Matematik-1 30 23 3 77

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 4 3 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 6 0 86
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 10 0 83
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 3 0 75

TYT Fen 30 21 9 70

Fizik 10 7 3 70

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÖZTÜRK 452 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,983 165,370 9 37 37 37 110

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 0 2 -0,50 -13 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 6 1 5,75 58 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 49 27 42,25 35 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEE   Ce BbBcaC  aCBeb EEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  eEBaEAbCDB d   Da b Ea  b    

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik        EC BCDEbBE   Ddb    ad 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EdBB  bdDAD eBCDE  BEDC aEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 12 7 3 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 0 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 4 3 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 1 75
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR EMİR 299 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,038 165,370 8 36 36 36 103

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 18 5,50 18 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 57 57 42,75 36 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe BEcdCadBEdECADCbbBBE EabCaeeEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal beeeBdCDEAbebedbeAC a BDDCCBdA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik DecbECdBCeaa cecdbCc BcdedBCBc

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eB EbDBdBeDAcECbaeBdCBeEcbDBdE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33

Felsefe 4 4 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 18 33

Matematik-1 30 10 18 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 5 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 8 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 16 13 53

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 3 63
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANURY 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,588 165,370 22 129 129 129 528

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 3 1,25 10 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 36 43 25,25 21 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe  CB  dEbCaEBcBeD c bCdcE caAda

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Da  b A   c d eDbccbCcDDBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik   e Cdab   CD  a   de d    c  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DbedBdBedDAc      C ecDdBeEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 10 10 33

Tarih-1 12 2 3 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 2 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERMANUR YALÇINDAĞ 308 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,683 165,370 10 52 52 52 191

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 13 -0,25 -1 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 49 40 39,00 33 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe c BEEAECCa BaBADCA baadEAcbABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D EB aAEeD bCE  Da AaEbDBdBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik    cd     aC  ee c dcabc  dEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eEeB b   Dde BeeDECe  aCBDdEBb

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 12 6 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 3 13 10

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 3 3 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 4 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETCAN SARIKOCA 280 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,808 165,370 4 13 13 13 27

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 65 30 57,50 48 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe Ebe E EbCcdBaBADCb bbBBEbEEeBC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D dBCEA CaBACECD BBACEDDBCBCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A BCACECEBCad ade    e      a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bEbBB BddDAD d  D abaEDCBDEEaE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 23 3 77

Tarih-1 12 8 2 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 1 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 6 0 100
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 6 1 86
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 5 4 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ DÖNMEZ 292 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,188 165,370 16 95 95 95 370

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 10,45 9,81 7,08

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 1 4 0,00 0 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 39 42 28,50 24 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe EdBEEAEaCcdBbBcDCAaDbaedbdbABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBdBdEAbCDBdCdbDeBeACaDDBaBCAd

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Fen Dcd caaC D ed a a C ec d bdEad

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 4 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN AKARSU 296 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,353 165,370 34 179 179 179 1178

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 19 -1,75 -6 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 21 46 9,50 8 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe c cEcAaeCaaBbBcDCccbeeac  a   

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal De BeEbEabBA                  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik acbdCdbdCaabbded c B dab e    

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ccdBeEdCED                    

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 6 5 20

Tarih-1 12 6 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 3 19 10

Matematik-1 30 3 19 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 7 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 5 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 5 5 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞETCAN OCAK 300 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,620 165,370 19 119 119 119 465

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 15 7,25 24 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 40 55 26,25 22 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe aCBE  EedaaabBcDCAebCacEdaEbed

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal ea c aAcbDBebE Db BdaabDBCeCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik   DBdc aCE a   Bdc     c  a eb

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eceBB BadDAedcB a CeedDdBDEEB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 11 15 37

Tarih-1 12 3 7 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 4 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 13 13 43

Fizik 10 4 5 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 6 3 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,703 165,370 17 97 97 97 373

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 16 1,00 3 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 41 57 26,75 22 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe EdBE AEeCDbBDdAaCAabCdBEe ceee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Debc E deaB  c DcBBA EbDcCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c b Cdba  Be  bBd eBeaCad cb d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DcdBebcbEadDdaBbDEdbeaD   Ebad

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 3 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 12 3 6 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 5 16 17

Matematik-1 30 5 16 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 9 18 30

Fizik 10 3 7 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 4 50
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 5 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİCAN KURU 160 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,400 165,370 27 157 157 157 805

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 20 0,00 0 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 33 65 16,75 14 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe EaBEEdEaaDdcadbDdbebCaBd EbAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DabcCaAbebBbaEC cBBAeEcDBaBCed

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik    aCdbbbc Ccc eEe  e      b  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cbeBabded Ac cd cdCbBdDae a ab

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 3 12 10

Matematik-1 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 6 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 5 20 17

Fizik 10 1 8 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 4 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEBANUR GÜMÜŞ 321 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,875 165,370 15 82 82 82 322

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 18 -0,50 -2 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 49 58 34,50 29 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe c BEE ECCDEBbBbaaAaceddbbEbdBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEeeEA eDBbCEaDbBBACabDeCBCAd

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  bbdd a d cacdeeacbeDC    BdeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen abeBdaB dDADaeB DcCedbDCaeEEBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Türkçe 30 13 15 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 12 7 4 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 18 13

Matematik-1 30 4 18 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 7 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 2 63
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK TOMBUL 294 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,503 165,370 35 183 183 183 1231

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 5 0,75 6 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 14 4,50 15 10,45 9,81 7,08

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 18 41 7,75 6 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe B a aada da de  aBc bEdcCae c 

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bd Da Cb  d bDce e  BcBbaaCdEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Fen A aa Dd d eA  Ce     a EeEe  b

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 17 13

Türkçe 30 4 17 13

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 2 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 8 14 27

Tarih-1 12 2 5 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Fen 30 6 10 20

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ŞAHİN 305 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,925 165,370 2 2 2 2 5

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 74 24 68,00 57 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEbbEaC EB BADeABbCcBEAEEABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Da BaEAEbDBACECDDB ACEDDBaBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A BCdb    CeEDBE   Da     E C

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ebeBaEBCdDAebeBCDEC eEDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 12 8 3 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 0 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 5 5 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA COŞKUN 281 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,460 165,370 25 150 150 150 761

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 17 3,75 13 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 32 53 18,75 16 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe a cEb aaCDdBcBADCbaeCBeEAccdee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal aBEB a EeaecadacDaabCabDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aeb    c   e                  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceeBbB decc dd D C eEDeBebEdc

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 12 15 40

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 17 27

Fizik 10 2 7 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 1 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL YI DIRIM 288 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,473 165,370 3 6 6 6 9

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 73 31 65,25 54 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe caBEE ECCDEBaeADCAeDCBab EaABd

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eBEBeEA CDBAdECDDBBACEDeBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cA  C CEb Ba b Bdb  De   BBEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEeBBEBddDADaeBa dC dEDCBeEEeE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 25 4 83

Tarih-1 12 9 2 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 0 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 6 0 100
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 11 8 37

Matematik-1 30 11 8 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 2 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 4 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 7 3 70

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 3 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BULAT 301 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,170 165,370 18 102 102 102 390

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 42 58 27,50 23 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe BEbddDbBE ECADCAc a eaeedcBecc

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal aBdaBEbDEAbBdeddceCDabcDcCb   

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik ce cEb BC aa cCcEbCcb    a a  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBbEdDBbdaDAcda  aB CBeEecbBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 11 16 37

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 5 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 5 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 4 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÖZKAYA 310 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,843 165,370 21 124 124 124 503

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 33 45 21,75 18 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc CDdB  ECAaC bccE cebC BC  

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  B eBEebaA  CedCdcC BaBbDCCB A

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  B c b  a C c aa  be db   Bd E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen deeaaDd       be  ceCae c c  a

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 11 13

Matematik-1 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 2 15 7

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TITKI 311 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,438 165,370 32 175 175 175 1055

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 2 3,50 12 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 22 33 13,75 11 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe   B      DdB      a         B 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal                D B     bdCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik Bea Cbacb  accb  ce  a   a    

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aaeBdbdbaD c d CDECbe DdBeEc  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 2 13

Türkçe 30 4 2 13

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 2 23

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 0 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 2 14 7

Matematik-1 30 2 14 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 2 8 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAAN TOKATLI 319 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,173 165,370 13 69 69 69 267

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 47 57 32,75 27 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe caBE  beCD BbccaabdbCaecbEaABa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DebBbdAbCbabdECbcBeebbbDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  aAebC  CDbDc D   CbcaedEdC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEbeBaBbdDADE dCDdCee DaBaE aE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 0 4 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 13 16 43

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 10 11 33

Matematik-1 30 10 11 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 4 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 5 5 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 2 63
Mol Kavramı 2 1 1 50

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN İSTEK 297 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,420 165,370 30 161 161 161 895

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 6 -1,50 -13 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 9 6,75 23 10,45 9,81 7,08

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 24 35 15,25 13 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe Ebe  daCCDddcBcabAe aBB  cddBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  e ddde   c  d b   eCE DBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Fen cde B db   b  B   CA EDd e ad 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 9 9 30

Tarih-1 12 0 6 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 3 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Fen 30 6 10 20

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 2 4 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜMÜŞ 322 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,010 165,370 28 158 158 158 825

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 29 45 17,75 15 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe E B adba adBaBAeCcceC d bEabe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dc BC cdebBACcCb BeedE D CaCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c   C                         

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  ceBBb bd AbceaaDcC ebba c EdE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 16 27

Türkçe 30 8 16 27

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 3 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 5 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 3 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ARSLAN 298 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,385 165,370 6 24 24 24 58

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 9 8,75 29 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 7 1 6,75 68 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 53 31 45,25 38 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  ECCedBaBADCbcaCd E EEee 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  c EAEbbBbCdbD Ba    bBbBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  ADBC C C B a  B D  D Ce    e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  beBeb daDAD BBCDaC cbDCBDEEcE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 11 9 37

Tarih-1 12 5 4 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 11 3 37

Matematik-1 30 11 3 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 5 1 71
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 0 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 7 1 88
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZYNP KIC 307 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,605 165,370 12 65 65 65 257

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 36 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 9,19 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 8 -1,00 -8 3,29 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,90 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,01 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,24 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 10,45 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 3,39 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,69 1,27 0,59

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,24 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,17 3,28 2,37

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 7,10 6,23 4,13

Toplam: 120 44 46 32,50 27 29,85 28,62 19,80

TYT Türkçe b BEa ECCDdBbecDCAebeaB  Ecbda

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eabe  Acea dC CDDBcb c DBCdCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     a C e BCDEeB ce e C    ce 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cEddBbBCdaAa BabbbC eEDCBD E E

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 14 40

Türkçe 30 12 14 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 12 1 8 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 5 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 5 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 3 1 75
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 5 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 0 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUL SEFA ÇALIK 375 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,850 165,370 5 17 17 17 32

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 5 4 4,00 40 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 64 36 55,00 46 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe baBE  EbCaE aecDCbebCBBb EEABa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEBeEAECDBbdECDaBeACdDDBaBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  AD C  b   aDE B b  DaC CB Ea 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ccdBBEdddDAbdcBbDEC cEDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 12 9 3 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 1 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 3 0 75

TYT Fen 30 18 11 60

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 3 63
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YILDIRIM 372 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,715 165,370 20 138 138 138 626

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 3 3 2,25 8 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 24 25 17,75 15 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BEEd DdB  E Aa  acdbe ebCBeeEe

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal             C   c b c   D  B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     a   b bB    ED e    D  C  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dB dd B       C  Ba  Be   D   

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 13 33

Türkçe 30 10 13 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 0 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 0 4 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 3 0
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 3 3 10

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 3 0

Felsefe 4 1 0 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 0 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KOÇ 420 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,958 165,370 28 178 178 178 1139

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 7 -0,75 -6 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 22 52 9,00 8 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BacaCDbBc EecaCcacaEbcabeBeacd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  cdeadC b c eDE Bea  aBDbC BcA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik b  A  a d      b              

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ddcc D ad c D Cb  a   eb acBd 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 9 13 30

Tarih-1 12 1 7 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALFONSO AHMET KÖSE 352 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,273 165,370 22 153 153 153 774

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 9 0,75 6 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 18 5,50 18 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 17 0,75 3 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 32 67 15,25 13 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe Bdc CDbBEdEddaCcbB EbEebCaBedd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal acdDaEeDbecca ddcAdbBbBDDd BcA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik cccAdd   ddd Debac b c Be BCad

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eB Ed dbdC e   Ab d aB dededad

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 10 18 33

Tarih-1 12 3 9 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 17 17

Matematik-1 30 5 17 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 8 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 8 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 4 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YİGİT 378 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,385 165,370 12 94 94 94 368

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 36 37 26,75 22 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe c cd   C Da bBdDCeBbCaBE EdABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEB a beD  CECD aeAaaeDBCB A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cc dC bE  c   DBdc     e      

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DadcB cddaA  ca   a  ED       

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 0 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 10 17

Fizik 10 2 7 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ARSLAN 335 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,683 165,370 17 131 131 131 549

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 16 5,00 17 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 35 61 19,75 16 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe c BEddEaCed bBADCbebeBBcAcEAeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DadBdcA ebc adeb d eCEeDBaBCe 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik db cdc   E a bcBE   Db c Bcce 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  ddeabcCcDb cd CDceeBdcCBe cd 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 9 16 30

Tarih-1 12 3 7 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 5 13 17

Matematik-1 30 5 13 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 7 18 23

Fizik 10 2 7 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ARS 377 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,415 165,370 24 162 162 162 896

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 14 2,50 8 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 25 44 14,00 12 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe c cd  EaCDa   d  AebCa E Ed B 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  e Bd  EeD A     BebaaDcBee  E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik dc  e  a    aE   ec a     aEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen abe B cCdD   cc   d BaedBaaEe 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 1 0 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 8 10 27

Tarih-1 12 4 3 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 10 10

Matematik-1 30 3 10 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 6 14 20

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMY* AKAN 330 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,350 165,370 19 136 136 136 609

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 5 -1,25 -10 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 30 46 18,50 15 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe c  ebaaaEA b Dbc B bbEBbeBBead

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal     adb  cd C  bB bcBaBeDCCBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  a A CEaa  cdD Dc Cae A De    

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen Ad b ed B D   e  c d   ddEad  

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 16 27

Türkçe 30 8 16 27

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 4 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 10 10 33

Tarih-1 12 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 5 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT ÇAĞLAR VAROL 137 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,960 165,370 10 74 74 74 279

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 31 19 26,25 22 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BEd CDdB  E A  AbB      aBeCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EB DBdeaEAAa Dd d   BaB D  B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik DB Abd  C  d  C E             

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ddbb                          

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 5 43

Türkçe 30 13 5 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 0 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 12 7 40

Tarih-1 12 7 4 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17

Felsefe 4 2 0 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 0 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 0 4 0

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM ACAR 336 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,310 165,370 8 31 31 31 89

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 2 3,50 29 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 51 30 43,50 36 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc CcdB  EaADCbaB   EBeCaBCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  d  B C EA ed cCBb  dEB DCCB A

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik ba   d B  bBEDCa  Ce B    aCaE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBab DBEB cADb      CBeEcEDBd 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 12 4 2 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 1 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50

Felsefe 4 3 0 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 5 3 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TNŞ 376 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,235 165,370 1 4 4 4 7

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 6 4 5,00 50 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 68 24 62,00 52 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  ECCDE  B a b baceE cEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEB  AaCbB d CDDBBACaDDBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik BADeC  EC BCDEDB   eD e  BBEBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DbdBBbB dDADdBBaDcCbeEDCBDE  d

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 19 4 63

Tarih-1 12 7 2 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 18 3 60

Matematik-1 30 18 3 60

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 0 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 1 75
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 5 4 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 1 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 6 2 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 0 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOLUNAY 111 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,438 165,370 14 112 112 112 435

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 9 4,75 16 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 30 34 21,50 18 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BEE CD a  a eDbbedaE Ea CeBCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal aeaDcdb   A d E      cBaDC B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik bcBAdb  C C   C          ae   

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ddecd B cd          CBeEe D   

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 3 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 7 9 23

Tarih-1 12 2 6 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 9 17

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 0 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE NAZ ÇAYIR 347 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,885 165,370 4 14 14 14 28

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 5 4 4,00 40 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 56 29 48,75 41 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BE dC  B  E Aab aBBE E aCaBC e

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EB D EbbdA eC ECeA  BEBaDa B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  d A C BCA B D DEDdeC   D BCBE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ddbbdDBEBdcAcEa dBBCCB E  Ded 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 1 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 12 5 4 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 3 53

Matematik-1 30 16 3 53

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 3 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 10 0 83
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 3 63
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇLK 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,468 165,370 16 130 130 130 531

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 5 -0,25 -2 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 6 9 3,75 13 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 27 30 19,50 16 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe BEa  DdeE  Cc  bcB   b cCdB Ee

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  eeaa  Da   C  b A  d BcDC d  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik DB Ab   CA d eaD          aa E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen d   c B  b          aBeE  D  E

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 10 30

Türkçe 30 9 10 30

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 0 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 6 9 20

Tarih-1 12 1 5 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 1 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 1 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR GÜDÜK 524 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,148 165,370 9 70 70 70 268

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 39 33 30,75 26 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe bCB   EaCDEBaBAaCcacCBBE aEeBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dade EAEe   CE bcBebCceDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik B b a      b  eB    D       e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  E aBbeadD   c      eED B   a 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 12 4 4 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BÖLÜKBAŞ 333 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,345 165,370 26 170 170 170 975

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 12 -1,00 -3 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 24 48 12,00 10 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe cCc dAbebecdaBda Aebaa  cEEAB 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal cd BdEd CDBeCd ceBc C DaceBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik    ea   C   D a   d bb   B  d 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ece c dCdadc  d a    bD       

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 3 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 4 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

TYT Fen 30 2 12 7

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 4 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KÖSE 412 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,065 165,370 25 163 163 163 899

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 8,38 9,81 7,08

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 21 30 13,50 11 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe E cd Aa aedaaBAD bcbCe E EbABa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBda E c  aedE e  cA   ecCcCAa

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Fen  ae       AD      Cee         

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 4 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 1 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Fen 30 3 4 10

Fizik 10 0 2 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 0 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN OKUYUCU 230 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,448 165,370 32 189 189 189 1303

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 15 3,25 11 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 9 -1,25 -10 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 20 3,00 10 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 13 -2,25 -8 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 17 -1,25 -4 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 19 65 2,75 2 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe d c EA aCDdaad adbBaba E ca B 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Dcbceae e adeaeeDaccCEDDaaBabE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  e  a  E acae  cdec a   a    a

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eEdcdcda  de e aeEa e  d   Eeb

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 15 23

Türkçe 30 7 15 23

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 3 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 8 20 27

Tarih-1 12 1 9 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 5 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 1 13 3

Matematik-1 30 1 13 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 3 17 10

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 6 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 1 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA K 362 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,610 165,370 2 11 11 11 22

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 68 26 61,50 51 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe EdBE  ECCDEBbBADbbBbCBBE EEedC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DedBCEAcCaBACECD BBACEDDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cA BCdd     a    e  D       eC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bEdBBEBadDAD da D abaEDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 4 83

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 6 0 100
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 6 4 60

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR KÖSE 374 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,875 165,370 6 23 23 23 47

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 62 36 53,00 44 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe baBE  ECCDEBaBADCbabC BE EdAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEe EAdbDB dECaDBBACcabBCBC E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C C   B e ad c dcdb dBBEaC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aEABBdcadDAD BB DEeeBbDCBaEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 12 7 3 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 7 10 23

Matematik-1 30 7 10 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 0 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 6 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 5 5 50

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 1 75
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BİL İÇ 393 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,618 165,370 30 181 181 181 1183

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 1 2,75 9 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 7 9 4,75 4 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe                           EABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal              c  bB e cD       

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik      AC  d a   d              

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen            a                  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 1 10

Türkçe 30 3 1 10

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 0 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 1 20

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 0 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM GÖÇ 339 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,880 165,370 31 186 186 186 1271

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 19 0,25 1 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 19 3,25 11 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 19 59 4,25 4 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe daBb dcdCcc eab CAecaBd  acdd 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal edbeC edeDBcec DaBeAbaDc aBbda

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cA  ddbbed aa cd    c   C B eC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  Ec Bcd cb a d    d           

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 19 17

Türkçe 30 5 19 17

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 8 19 27

Tarih-1 12 3 8 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 4 13 13

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 6 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 2 8 7

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN YANGINCI 364 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,745 165,370 7 27 27 27 63

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 55 35 46,25 39 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe cEE CDEB  ECADCbaBe  EceCaeCc 

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal E aDBEbaa ABdcECcAe aEB DC B  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     aC  CdbBaDe EDec    D  CBE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ddaEdDBaBacA cC EBB CBDEc DBdE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 12 6 4 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50

Felsefe 4 3 0 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 1 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 2 50
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 7 2 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LATİFE KINCI 343 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,560 165,370 21 147 147 147 747

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 18 0,50 2 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 32 60 17,00 14 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe dCBE  EdaabBaeADCAe Cc bbcEcea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal ba dd AdCDccbE bbaBACaDaBCB Ab

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  AD a a b  ac   dac  Ca  dBadd

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cEeed e dD b c  c CdedDCaecceb

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 12 3 7 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 4 13 13

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 4 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 5 18 17

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 5 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH ÖZDEMİR 351 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,710 165,370 29 180 180 180 1181

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 11 1,25 4 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 9 4,75 16 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 16 33 7,75 6 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe   B Eda eab e b   e Cd   Ec d 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Ddbc dA e B CE bD   bE c  d   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  d eCe                        

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   eBBbeab  c        eEaac  E  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 11 13

Türkçe 30 4 11 13

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 7 9 23

Tarih-1 12 3 5 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 1 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 10 13

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÖZTÜRK 361 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,635 165,370 15 125 125 125 506

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 40 62 24,50 20 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe daBEEAEdaDdabBAcCAcbCBcEbEdAeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DdEeaceECbebdEbDeBBAaaDDBbcCAd

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  e  Cebbb  ea ec      e   d   

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aadBaadabeAeEdadccCeeEeCeeEEdE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 1 11 3

Matematik-1 30 1 11 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 21 30

Fizik 10 1 9 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 6 25
Mol Kavramı 2 1 1 50

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ŞEN 366 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,083 165,370 13 103 103 103 392

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 1 2,75 9 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 1 2 0,50 2 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 16 7,00 23 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 7 3 6,25 63 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 35 29 27,75 23 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe EbBE                          

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal De a                          

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c eeCAaECbeCbEbBded aCe adBEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cbddBEBddDAedBBCDECbBEDCBDEEeE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 1 10

Türkçe 30 3 1 10

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 0 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 2 3

Tarih-1 12 1 2 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 1 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 11 16 37

Matematik-1 30 11 16 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 4 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 3 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 4 0

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 7 1 88
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA 373 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 6 -0,50 -2 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 13 24 7,00 6 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe          bde B    c b       e 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  B B  AEeDBc c D BcAa    Cd e 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik            e   a            e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen Dc  d cbd             Dd eb   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 6 3

Türkçe 30 1 6 3

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 12 6 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 0 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 2 8 7

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ŞİRİN 246 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,453 165,370 27 177 177 177 1072

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 8 16 4,00 13 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 25 51 12,25 10 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe  CcE baabaaB B e babCadEdEa BC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal caaedEAEeaeAdc e  cAbaD BecC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik   D  cbab  a c  bc  b   d  b d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ace   B   AD  a   d edD B E eE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 4 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 8 16 27

Tarih-1 12 4 8 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 1 12 3

Matematik-1 30 1 12 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 6 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 1 3 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜLER 359 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 12 0,00 0 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 1 3 0,25 1 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 17 -3,25 -11 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 0 8 -2,00 -7 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 5 40 -5,00 -4 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe adBbE a Cadc    ecece         

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  e   b E       c              

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik ec  adabac  ad a      aed Baad

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen             be      aae ab  e 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 12 10

Türkçe 30 3 12 10

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 4 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 2 0

TYT Sosyal 30 1 3 3

Tarih-1 12 1 2 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 1 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 1 17 3

Matematik-1 30 1 17 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 7 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 0 8 0

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 6 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 4 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AKÇAY 371 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,938 165,370 11 93 93 93 365

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 8 -1,00 -8 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 18 2,50 8 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 39 55 25,25 21 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe aeBEE ECCDaBcBcadb bC Bd cEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal aa eeab bb Adcbe BBbCaeaBCcC c

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  dbeC acC  ea eB  e D C  dBEa 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DadBadBddDAc    D CbcdeCBeEEBc

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 7 18 23

Tarih-1 12 1 8 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE ALTUN 349 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,210 165,370 18 134 134 134 585

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 8 0,00 0 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 33 46 21,50 18 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe caBEbAEbCDdBaBADCeae a EeEEeea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  aEedaAdeb bCECbcBcACaDDBaBCAb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik                           c  d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen acdBdcdCcebea       e DaBeE dd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 12 2 8 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 5 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 2 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 2 8 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ADALI 340 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,598 165,370 23 156 156 156 785

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 28 41 17,75 15 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe d BE  Edaab aBecCeaceBe  aEABa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DB e d EeacedcCD B AabDDBeBCb 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     Cb                        

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEeB da daAD    c bbe eaBe c  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 12 3 6 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MERT USLU 338 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,058 165,370 3 12 12 12 25

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 34 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 7,85 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 2,40 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,51 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,99 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 8,38 9,81 7,08

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 3,49 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,11 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,29 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,51 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 4,92 6,23 4,13

Toplam: 120 59 27 52,25 44 24,54 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  EbCadBbBbDCA bCa E EbAe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal aBEB aAdCDB dECDcBcACEDDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c DBCAC d  a EDB   BD C    EBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bbdBB d aDAe  B   C  EDa eaE E

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 12 7 3 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 1 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 14 3 47

Matematik-1 30 14 3 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 1 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 1 75
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BALCI 405 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,158 165,370 15 72 72 72 273

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 44 50 31,50 26 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEbdaDcB ebbAaebbBcEAEabCBBede

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bB DaEeDceeB   bBAb B BbDCCdaA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  B Ad bBCA  bcaeb    Be  CeCaa

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBaad B dCcADEC  ce  Beae DB E

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 17 40

Türkçe 30 12 17 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 5 17
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 12 5 6 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 4 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 3 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 0 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KÖMÜR 385 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,933 165,370 10 58 58 58 205

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 47 42 36,50 30 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe b BE  ECCD BDeceCbBeCadE bEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBad dAECDBAdE b BcA aaDBCB b 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik d  dCdaabE Cec dd       C  Eed

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  ceBB d d Ab ad cdC BEDCBaEceE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 12 8 3 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 7 0 100
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 5 12 17

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 6 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATU BALCI 388 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,798 165,370 23 144 144 144 733

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 29 36 20,00 17 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe cac   EeCadaaBbaCAebCBaE cbABe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEB  Ac DB aE D B    bbBCBCdb

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     a   a  a              Ba  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   dBaE  b  c        ecDaB Ec d

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 12 6 2 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 0 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 9 17

Fizik 10 2 3 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSEGÜL CİVELEK 397 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,750 165,370 8 44 44 44 158

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 1 4,75 40 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 38 28 31,00 26 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe baBE  EeCDdBDeADCbcbCc   EE  C

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  BEe  A C B dE   adA EDbBa    

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik dADBC aa E CbEDB c  D   C     

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ace      DA  ac       Da e  d 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 12 5 1 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 0 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 0 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 3 8 10

Fizik 10 1 3 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRAN MUSLU 403 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,093 165,370 22 137 137 137 622

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 34 47 22,25 19 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe a cE   CacdBbBca cebCacEbEbdBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEc dAECDBbCcbDDBeACaDDeCdCba

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  c Bb aadd CDEead d e     aEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   dB     D          dbDa  a   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 12 7 4 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 6 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 3 5 10

Fizik 10 2 1 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GÜMÜŞ 418 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,375 165,370 17 79 79 79 304

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 1 0 1,00 10 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 31 18 26,50 22 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE    aDdB BAD  cbCB E EdAeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D  c    b   CE   a eC  DBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  Ce     Cc D     Da        

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  ce        D        B eaBeE   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 1 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 9 4 30

Tarih-1 12 1 2 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 1 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 4 5 13

Fizik 10 0 2 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 0 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KILIÇ 400 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,213 165,370 14 68 68 68 266

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 16 3,00 10 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 19 4,25 14 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 47 58 32,50 27 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe b Bd  EbCDdBbBdD AecCaeE caABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal eadBCEAdCDBcCE caBcbCaDDBaBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik dAeBC dcba CDcbdbc  c  bd cEdC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aEdBccdCaDbe dB DEbbeaDaBebced

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 12 7 5 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 7 16 23

Matematik-1 30 7 16 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 4 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 9 19 30

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 4 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA KAYA 417 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,405 165,370 13 62 62 62 227

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 38 36 29,00 24 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEE CDdB  Ea DCADB b  B CcBecc

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal Ec  adCD   BC EbcAbcdcdDDe B b

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik    AE   C CBd   ED      e eb  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen e caE    bb ac    c aBeEebDBdE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 12 4 3 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 5 17

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 0 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 1 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 4 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE CEMALLIOĞLU 401 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,103 165,370 6 32 32 32 92

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 49 33 40,75 34 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEb CDdB  EbADCAcBBE EcaCaeaEc

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal  c eBEbbdeABC c BACcBEBDDCCB A

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik        Bb bB D eED eCe  DaBC E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen e cEdeBb bD   Ceb   a   BE    

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 0 83

Felsefe 4 4 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 1 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 0 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 1 20

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL YAREN FİDAN 404 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,345 165,370 18 92 92 92 362

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 19 5,25 18 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 41 53 27,75 23 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe cbcEdeEeacdBaedDbbBbCBd ddEAdC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal Da c EAdeDBcdEdDDBdA cDDeCBCc 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cADBCAb  d Cac B cA    ab eb  

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceBBadC b D dc c C ecD Beb B 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 19 33

Türkçe 30 10 19 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 4 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 1 2 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 8 10 27

Matematik-1 30 8 10 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 3 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 3 6 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 1 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 3 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN BULAT 415 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,833 165,370 2 8 8 8 13

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 70 22 64,50 54 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe aCBE  ECCD BaBADCAabCBaEAEEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEBaEAEbDBdaECDaBBACEDDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAa C  a   C  DB    a       e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DbeB  ca DADEBBbDc  BbDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 12 9 3 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 6 0 100
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 2 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 18 7 60

Fizik 10 3 4 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 2 63
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 9 1 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DAĞDEVİREN 407 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,975 165,370 4 20 20 20 44

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 57 40 47,00 39 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe b BE  ECCDEBcBceCAaD cBE  adBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEcCdAEbDBACECD BebCaDDBdBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik aAeBCA E bBCa  B ecd  b   BEBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aceBe  b DA acc ccC ecDeBDEEea

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 3 20

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 12 8 40

Matematik-1 30 12 8 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 4 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA OCAKDAN 384 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,805 165,370 21 133 133 133 565

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 0 3 -0,75 -19 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 30 45 18,75 16 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEcaCDdB  ECADbAbBcE EaeCaBacA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal aBbDeEC deA dcd  e a b eae Ba 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik   e b   aA   ed   d  B      c 

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen e  c e  B  A  dc  e adeEecDBEc

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 2 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 2 0

Felsefe 4 0 3 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 6 12 20

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 0 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DİLA GÜNGÖR 393 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,850 165,370 11 59 59 59 208

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 10,52 9,33 6,94

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 7 2 6,50 65 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 39 20 34,00 28 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEa aDEB AECAD AbBBEAEeb cBC  

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Matematik  e    b bdbBac  ED e         E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBa b    dDADEC dBBaCBDE EDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 7 1 88
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 9 0 90

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY AYDIN 408 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,570 165,370 24 165 165 165 914

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 1 1 0,75 19 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 6 9 3,75 13 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 24 47 12,25 10 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE   bCDcBae aCbceCB c E dea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal b  d EA bD bd   bBeA  Db  c   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik abedC ab E  D  a c  D   d daed

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  aeB  dddDAc    c CcedDde   c 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 6 9 20

Tarih-1 12 3 4 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 1 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 4 13 13

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 5 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 5 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 2 5 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 3 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM USTAOĞLU 386 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,348 165,370 9 45 45 45 161

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 1 0 1,00 25 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 5 1 4,75 16 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 34 14 30,50 25 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE  EdCcdB BAaCAcbCB E EEeBe

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal             d      AC    CBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  CAd C  C  DBE   D Ce  c   

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   e                 e D B E B 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 5 1 17

Tarih-1 12 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 0 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 10 3 33

Matematik-1 30 10 3 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 2 13

Fizik 10 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 0 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÜSTÜNDAĞ 406 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,863 165,370 25 169 169 169 944

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 13 0,75 3 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 1 1 0,75 19 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 17 5,75 19 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 27 50 14,50 12 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe B b Ccde d  ee ca    cce BBa  

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dcdDBEeDaAccacdb bCDdE  eCCcbb

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik         C  B  C           e c 

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBacEaBEdbeAccebdea Cd EdcDBEc

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 13 13

Türkçe 30 4 13 13

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 1 17
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 10 17 33

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 3 33

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 2 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 18 33

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 8 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 6 13
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 5 4 50

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SDNZ KYMK 327 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,045 165,370 20 114 114 114 441

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 37 42 26,50 22 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BE CbDdBa EeAeCbDBeE   beaBecA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EcbDBdeDEdc CbdC ACcBd bDC Bd 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     a                   a  C c

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen d DadaBda aAbc  acB aBDdeEDBEd

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 0 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 12 5 6 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 15 33

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 4 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR DİRİLİK 394 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,940 165,370 16 75 75 75 280

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 38 30 30,50 25 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe  CBE Aa CDccbBcDa  bC aE EbAe 

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  d B E   D bd    d ACEeDBCBC a

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  dddb   Cc D bD  D       dC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   dBB  abDAb    bEC   DeBeE   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 1 50
Yazım kurallarına uyar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 12 3 2 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 2 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 7 30

Fizik 10 3 3 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 1 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA BAKIRCI 409 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,853 165,370 27 184 184 184 1242

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 19 1,25 4 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 0 8 -2,00 -17 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 21 53 7,75 6 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEc decB    cedAbBccbceceaBbce

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bc aabea  c CbE dA   ce cCCBbA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik        c   a b a     e        

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBabcbBEdbD  cC  c  eeDad DedE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 19 20

Türkçe 30 6 19 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 7 14 23

Tarih-1 12 0 8 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 5 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 2 17

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 3 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY ŞAHİNOĞLU 411 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,448 165,370 7 41 41 41 154

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 2 3,50 29 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 39 21 33,75 28 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEb ECCDdB BcDCA bCBcbebbA a

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DB c   Ee B d   DBdAa DDBCBC d

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  AD CAb   BC        e       BC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  Ee                 abD   E   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 6 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 1 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 12 4 2 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 1 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 8 2 27

Matematik-1 30 8 2 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 3 3 10

Fizik 10 1 1 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN DEMİRTAŞ 402 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,025 165,370 19 105 105 105 403

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 34 32 26,00 22 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe cdBE dE acbBcBAaCA bC  E cdAeC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  dEB E Eb B Cd  bB bCa DBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cAccC  aC  b   e         B    

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen   ed     D ec   Dc  e DaB  dB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 12 40

Türkçe 30 12 12 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 2 25
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 12 5 2 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 5 8 17

Fizik 10 1 2 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 2 13
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 0 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KAYA 416 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,870 165,370 5 28 28 28 69

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 4 0,00 0 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 47 21 41,75 35 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe BEE CDdB  EdAD A B  AEabCBBaEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal bc aB  b      E  A  aE D CC   

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik     E   CA  E  cED e    Da C E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eB bdDBb dD bE   Bd CBDE cDB E

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 12 1 4 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 1 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33

Felsefe 4 2 0 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 0 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KAHRAMANOĞLU 389 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,080 165,370 26 182 182 182 1189

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 0 4,00 13 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 0 1,00 8 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 10,35 9,81 7,08

Toplam: 120 5 0 5,00 4 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe   BE     D B                  

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal D                             

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 0 13

Türkçe 30 4 0 13

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 0 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 0 3

Tarih-1 12 1 0 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 0 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT YAVAŞ 420 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,435 165,370 3 10 10 10 18

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 6 3 5,25 53 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 66 29 58,75 49 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe dbe   ECCDdB BdDCA bCdBEAEdABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBbBeEbbCDBAddCD Be CaaDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  AD CA aC   aEDBd   Da    B BC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEeBBaBddDADbBBbDbC BbDCB EEB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 0 75
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 12 8 4 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 2 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 12 4 40

Matematik-1 30 12 4 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 1 75
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 6 4 60

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 1 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KIRAÇ 391 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,795 165,370 1 7 7 7 10

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 67 25 60,75 51 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE  ECC   aBAaCbBDCaBbAEEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DB e EAdCDB dECDaaBAbc DBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A eCdb   BC EDB e  D CD  B e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bEeBBEB dDAD BBaDdC BEDeBaEEeE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 12 7 2 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 1 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 3 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 2 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 6 3 60

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 1 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KYT 423 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,545 165,370 12 61 61 61 224

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 27 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 10,52 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,78 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,75 2,55 1,26

Felsefe 4 1 1 0,75 19 2,09 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 10,35 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,79 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,35 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,62 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,40 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 6,38 6,23 4,13

Toplam: 120 43 39 33,25 28 31,23 28,62 19,80

TYT Türkçe c B   ECaDbBbBcDeAabbaed EEAdC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEBac dbDBA E    cACdD  acCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     CA a d C  D  D  a e   BbBC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cddBc B dDAD aa ccC    CdDEacE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 12 6 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 3 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 2 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 1 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 4 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 2 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER EFİLOĞLU 440 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,050 165,370 20 160 160 160 881

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 3 0,25 2 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 11,88 9,81 7,08

Toplam: 120 19 17 14,75 12 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe  aB  dcCCcEBaec  Aabea EbE Aea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal ec e E           B    DDBCBCAE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 10 3 33

Tarih-1 12 1 3 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 1 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 0 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 0 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN UYSAL 843 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,040 165,370 19 120 120 120 473

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 7 2,25 19 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 35 34 26,50 22 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe  aB  d  aDdBbBcebAabCcaE EaABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DeEdd cEeaeAeECD  e acDDBCB Ab

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C  bC   c  a              

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DacB Eddd Ae    D C B D B     

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 2 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 12 4 7 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 5 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 0 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 0 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE CEREN 441 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,050 165,370 9 35 35 35 101

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 50 31 42,25 35 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe BEEdaDcB  aCAD  DBBE EecCBBCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal    DBEbbadAB  Ebdba BEBeDCCBE 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  a  bC  Cd Ba CDd        d    

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBcEdDcEedeA  C     aBDEaEDe E

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 12 5 4 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 4 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 1 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 1 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NUR AYDIN 436 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,158 165,370 11 55 55 55 198

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 49 44 38,00 32 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe BEcaCcdBE  CADCbcBeE EaeCeBCEd

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal Ea DaceDaeA dDE ebCDaaBaDCCB d

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik cccAaC  Cdbe cbad  e B       E

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBeEcDBbd D D Ce    CeDEBbDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 12 4 6 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 12 17

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 5 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 0 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSEN URKURU 453 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,065 165,370 17 96 96 96 371

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 38 33 29,75 25 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe   cdE   aDdBaccDCAabCBdEbEEbBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DB dbEA CDBAeEb b     DDBeBbA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik         CdcC     b            

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ebdB d   DAD d  eEe eaD BeEEB 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 12 8 2 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 0 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 0 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN SÜZEN 463 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,655 165,370 18 107 107 107 417

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 2 0 2,00 20 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 42 44 31,00 26 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe BEcdCDdBc aeAeCAacaEbcabeaeebe

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EBeDBECDEAbBeDECeebD adDDbeBEA

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik      e     B  C b Ce          

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen ecabdDdacC A  C     CBDaBaDeEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 20 30

Türkçe 30 9 20 30

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 12 10 2 83

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 1 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 4 17

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 0 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU KURT 457 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,810 165,370 5 26 26 26 62

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 7 0,25 2 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 50 33 41,75 35 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe BEbdCDdB    ADC aB b EabCBeeaA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal ddde  bDa cBCDECBAC BEceaC d  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik    AdC BC  B  CDEDC   A Dde BE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dd EdDB dC Ab C  cBaCBe   DdE 

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 0 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 12 2 7 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 2 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 0 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 6 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 3 47

Matematik-1 30 14 3 47

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 0 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 2 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 2 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 2 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NAZLI ÇELİK 425 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,903 165,370 6 29 29 29 75

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 51 36 42,00 35 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe E BEE aCaDdBaBADCbBDCaBE EEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal aBadeEAdbbBACE e Beb aaDBCB  b

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik db cCA be dCb  B    D      E C

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EAddbdCdD   ae     BbDaBaEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 12 5 7 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 1 3 17
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 10 37

Fizik 10 4 5 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TELLİCE 458 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,038 165,370 12 71 71 71 269

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 49 50 36,50 30 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe EaBb  ECCDdBcecedbdbCdBbecdAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEBeEAECDBACECDDBeACEeDBCcCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik a  aCdb e  CD  B a  ceC  ceEc 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen ccABBbcdbDA  aB  bCbedcbdeEEd 

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 3 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 3 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 12 10 2 83

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 1 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 3 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 6 11 20

Matematik-1 30 6 11 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 3 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 6 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 2 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 4 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H SEMA CÜNİ 439 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,133 165,370 10 48 48 48 173

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 50 45 38,75 32 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe c bd   B  E A CbbBaE E DCaBeEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EeeDeECDEAAB bcbcACbdaBeDeCB A

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  adcbC BCd B beDc Ce Bb abB   

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dB bdDBdBCcAbcCb aa CBaEeaDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 1 33
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 0 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 12 9 3 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 1 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 4 33

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 5 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 4 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 3 1 75
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYSU 459 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,265 165,370 1 3 3 3 6

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 69 22 63,50 53 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE dECCD BDB DCbBDCaBE cEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEBa AEbDBA c D dBACEDDBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  ADaC aEC BC c B e  De  CB  eC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  bddBE ddDAc BB   C abDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 4 70

Türkçe 30 21 4 70

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 4 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 21 4 70

Tarih-1 12 9 2 75

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 6 1 86
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 3 5 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 1 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN EMİRALİOĞLU 449 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,300 165,370 15 86 86 86 335

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 38 46 26,50 22 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe a BEE aCC dBbBcDCAcaCddE EEeBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal ea d EAEC BAeE  ed ebceDBdc   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  c   Abd E  DED a  eca e    ed

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen aEeBada d Aa e    C eEDaBaEdBd

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 1 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 9 12 30

Tarih-1 12 6 3 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 5 1 71
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 4 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 5 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 9 13 30

Fizik 10 2 6 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 2 25
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KIROĞLU 390 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,923 165,370 22 173 173 173 1050

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 1 0,75 6 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 15 18 10,50 9 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe   c     dD   B    ccCBe  cEcea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal  d   E                 DBCBCA 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     C           d         Bcc 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen         b    d      e e e E   

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 9 17

Türkçe 30 5 9 17

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
HİKÂYE 4 1 1 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 7 1 23

Tarih-1 12 1 1 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 0 1 0
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 0 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 1 5 3

Fizik 10 0 1 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M FARUK ÖZTÜRK 429 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,735 165,370 21 168 168 168 928

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 17 0,75 3 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 2 7 0,25 2 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 26 43 15,25 13 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe EbBE  aea dBb Aa cebed   cacda

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal bdda EAbe  cCc  Dd AC DDBCBC E

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik  A  C d bE  e    c            

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen cbc   d  DAe  a DcCba Dace d  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 17 17

Türkçe 30 5 17 17

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 1 4 17
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 4 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 12 2 7 17

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 4 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 1 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 3 38
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 2 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TÜRKMEN 433 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,533 165,370 23 174 174 174 1053

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 4 7 2,25 8 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 17 30 9,50 8 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe B    D B     D  aBec EabaceedA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal Ee DaEb    e    e     Bbe     

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik  a  b d C  d bC               

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen de  d   c           eBaEcbDB  

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 5 0

TYT Sosyal 30 4 7 13

Tarih-1 12 3 4 25

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 3 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 1 25
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METİN YİĞİT 424 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,323 165,370 13 76 76 76 289

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 35 32 27,00 23 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe E BE   baDbBa  DC ee a   EcAea

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal edEB EAdbbBA E D    b  DdaB  c

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik e DBC  bC  C c  dD    CeCB aaC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  aeB  d  De         B e BDEb  

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 10 30

Türkçe 30 9 10 30

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 2 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 0 25
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 12 6 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 4 2 57
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 0 50

TYT Fen 30 6 6 20

Fizik 10 2 3 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 0 60
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİNAY CAN 128 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,485 165,370 2 5 5 5 8

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 70 22 64,50 54 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe E cEE  CCDcBDBADC aDCB E cEABC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEa EAECDBACE D BeACaDDBCBCAc

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik cA  CACEe c DEDBb   DaC   d e 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  EeBB ad  AD eBaDEC aEDCBDE eE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 0 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 0 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 12 10 1 83

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 7 0 100
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 1 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 2 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 4 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 3 3 30

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 6 2 75
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 4 1 80
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KIZAKLI 450 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,830 165,370 16 91 91 91 358

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 4 0 4,00 40 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 38 34 29,50 25 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe B bdaadB  aCADCAbBdE EecCBeCEe

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal EBeDBbead  BCcE BeC   BaDbCd  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik          Aba                  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen eBeEdD a   AD CA    aeeEdcDBdE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 1 3 25
Yazım kurallarına uyar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 3 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 10 37

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 0 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 0 38
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 4 6 40

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 2 2 50
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY BALCIOĞLU 448 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,843 165,370 8 33 33 33 97

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 52 43 41,25 34 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe d BE  ECCDdBeB D ABcCBac EEeBa

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DBEceEAcb BACd  aBBACcebBbB AE

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik BcD CeC  cBC      eBDd cbddEeC

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  cdBdbd d ADcdcdDcC cEDCdeE eE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 12 7 4 58

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 2 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 4 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 10 10 33

Matematik-1 30 10 10 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 3 0

TYT Fen 30 10 15 33

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 3 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 4 50
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 2 3 40
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ TASLI 456 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,428 165,370 7 30 30 30 77

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 56 33 47,75 40 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe BEaCCDdB  ECc  AaBB  EaDbaBCEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal dB DaabDaAABCDEbBACaBE DD  d  

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik        BC bBb  cdDd b   D eC  

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen dBaEdDBaabDADcCb eB CcDEBEDeEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 5 0 83
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 12 6 5 50

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 3 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 5 1 83

Felsefe 4 2 0 50

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 5 2 63
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM İKRA 464 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,600 165,370 4 22 22 22 46

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 56 37 46,75 39 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe ddcE   eCc BbB DCbaa aeE EEAdC

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal caEe EAEebBbCd aDBeAC DeBCd A 

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik     CdCbd BCaED  D BD CDCBB  C

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen DEdBebBbd AD BcaeE  cEDaBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 3 2 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 12 5 6 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 3 0 43
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 1 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 2 1 50

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 5 40

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 3 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 3 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 3 50
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR EREREN 461 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,858 165,370 14 83 83 83 323

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 4 7 2,25 19 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 38 39 28,25 24 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE   bC EBbB DCAB CBaE EEAee

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal baEe cAdbeBACd b BBbCabDBCBC  

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik de aC a   aeDa a e  ea     E d

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  bdaB da  AD c    C   De a  Bc

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 1 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 3 1 75
Yazım kurallarına uyar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 12 4 7 33

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 3 4 43
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 1 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 2 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 1 0 33

TYT Matematik 30 3 12 10

Matematik-1 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 5 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 3 1 38
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 1 1 20
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN USTAOĞLU 427 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,683 165,370 3 19 19 19 43

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 23 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 10,57 9,33 6,94

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 4,62 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,11 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,42 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,73 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 11,88 9,81 7,08

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 4,88 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,47 1,27 0,59

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,06 1,68 1,17

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 4,52 3,28 2,37

TYT Fen 30 12 4 11,00 37 8,05 6,23 4,13

Toplam: 120 54 20 49,00 41 34,80 28,62 19,80

TYT Türkçe c BE  ECaD B B DCbBaCa   EaABd

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal DaEB EA bDBA E D B Ae DDBCB   

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c DBCACcC B c  B    c d  BBcB 

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen bab  E  dD          BEDCBDEEBE

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 4 0 100
Yazım kurallarına uyar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih-1 12 8 2 67

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 4 2 57
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 1 0 33
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 2 1 33
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 4 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 2 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 1 25

TYT Fen 30 12 4 40

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 1 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 5 0 100
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYEP 303 10Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,925 165,370 1 73 73 73 275

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 1 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 13,25 9,33 6,94

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,75 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,25 2,55 1,26

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,75 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 10,75 9,81 7,08

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,00 3,75 2,01

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,75 1,27 0,59

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,50 1,68 1,17

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,00 3,28 2,37

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 9,25 6,23 4,13

Toplam: 120 48 59 33,25 28 33,25 28,62 19,80

TYT Türkçe BEECaad   aCADCAbBcEAcabCaBbEA

Cevap Anahtarı A BEECCDEBEAECADCADBBEAEBDCBBCEA

TYT Sosyal Ed DaceaEA B cd BAC a BDDC Bb 

Cevap Anahtarı A EBCDBECDEAABCDECBACDBEBDDCCBEA

TYT Matematik aBecaacdebCcbeCadbaDdebabCcadE

Cevap Anahtarı A DBBAECEBCACBEDCDEDCDCBABDCBCBE

TYT Fen deaEcDB a DAbaCcdBdeaBaceEDBEE

Cevap Anahtarı A ABDEEDBEBCDADECAEBBCCBDEBEDBEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 4 2 67
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 2 2 50
Yazım kurallarına uyar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 12 5 5 42

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 2 4 29
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 3 1 50

Felsefe 4 4 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 2 5 29
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 5 29
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 10 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 4 0

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 1 2 25
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 4 4 50
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 6 4 60

Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 3 1 75
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KALYONCU 71 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,565 165,370 1 190 190 190 1315

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 1 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 3,75 2,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,25 1,27 0,59

Kimya 10 2 7 0,25 3 0,25 1,68 1,17

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 3,28 2,37

TYT Fen 30 5 16 1,00 3 1,00 6,23 4,13

Toplam: 120 7 22 1,50 1 1,50 28,62 19,80

TYT Matematik    eaA d  c     a  B         b

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen eE B  d a  DaaadedCb  Ddcad ca

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 16 17

Fizik 10 2 3 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 2 1 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 0 2 0
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 2 5 25
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 4 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇELİK 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,285 165,370 1 191 191 191 1320

Puanı Hesaplanan: 191 191 191 1353

Katılımlar: 1 193 193 193 1435

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 19 -3,75 -13 -3,75 9,33 6,94

Tarih-1 12 1 8 -1,00 -8 -1,00 3,28 2,62

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,50 2,55 1,26

Felsefe 4 0 0 0,00 0 0,00 2,16 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 0,00 1,83 1,73

TYT Sosyal 30 3 14 -0,50 -2 -0,50 9,81 7,08

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 3,50 3,75 2,01

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,00 1,27 0,59

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,25 1,68 1,17

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 3,28 2,37

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 1,25 6,23 4,13

Toplam: 120 14 54 0,50 0 0,50 28,62 19,80

TYT Türkçe cCeacedbab  a       badddcc dd

Cevap Anahtarı B ECBEEAECCDEBDBADCABDCBBEAEEABC

TYT Sosyal bccd  eaCc ebEdaDace          

Cevap Anahtarı B DBEBCEAECDBACECDDBBACEDDBCBCAE

TYT Matematik c bBCedceEeCba BEbe   dc Be   

Cevap Anahtarı B BADBCACECEBCDEDBEDABDCCDCBBEBC

TYT Fen  db  d CEaAb c d              

Cevap Anahtarı B DEABBEBCEDADEBBCDECABEDCBDEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 19 3

Türkçe 30 1 19 3

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 6 0 4 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
HİKÂYE 4 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 4 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 5 0 4 0

TYT Sosyal 30 3 14 10

Tarih-1 12 1 8 8

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.7 1 5 14
Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 3 2 1 67
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 6 0 4 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 7 14 23

Matematik-1 30 7 14 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 7 1 5 14
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 4 3 57
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 4 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 4 1 2 25

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 10 2 4 20

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 4 2 0 50
Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik  önlemlerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 8 1 3 13
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 5 0 0 0
Hücre döngüsünün evrelerini bilir. 4 0 0 0
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