
SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0  9

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,703 204,080 1 195 195 195 814

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 1 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 3,75 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 7 1,25 10 1,25 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 2,00 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 2,25 11,71 10,22

Toplam: 120 14 32 6,00 5 6,00 40,60 32,47

TYT Türkçe  ABEe dccedbebCECaeB a e ebEba

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal eaEB aae Dba c d AD C  dbdbcb 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 2 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 13 3 7 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 4 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 4 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YÖ 539  9*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,348 204,080 1 155 155 155 481

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 1 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 8,50 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 7,00 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,00 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 12,50 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,50 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,00 2,17 1,31

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,75 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,50 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 7,25 10,58 7,68

Toplam: 120 40 37 30,75 26 30,75 40,60 32,47

TYT Türkçe ceeAaCBd aCcAECB dCD  AbDdecba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddCEd DABCbEDbcECDB    abeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB                 b BB       

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a d ECbaD  bDcabB d EECe B  dD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 14 40

Türkçe 30 12 14 40

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 3 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 4 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
196  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,238 204,080 26 166 166 166 540

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 3 5,25 40 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 39 34 30,50 25 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe E eAaaB bdCdbEe c eD BAD  eeba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal B dEEbc BC E DBECDBe aBeceDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C                  b  Bd      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen eA aEd d   Ce C B CBbEbD BCBdc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 3 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 13 6 3 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 0 60

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 2 4 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KENANOĞLU 235  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,145 204,080 25 159 159 159 500

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 6 2,50 19 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 15 0,25 1 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 17 4,75 16 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 40 53 26,75 22 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaceECBACeE aCECBeBcDeDbebECc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal a cd aCD adDEcECd        eDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik ecdBb c  da   dDd  c  a BBdeba

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen edad bCbadA B dbDEacCea dabDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 13 4 6 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 2 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 15 13

Matematik-1 30 4 15 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 6 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 4 0

TYT Fen 30 9 17 30

Fizik 10 1 8 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 7 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BİRİNCİ 231  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,733 204,080 28 173 173 173 573

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 35 36 26,00 22 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe aDbAcCcE ECa EeBa C  aec C ebd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BbdE CaAaCDbDDaECDB  eBaabDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d                 d  BBda    C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen ad  dC       a  B d dEaD  eB D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 13 33

Türkçe 30 10 13 33

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 4 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 1 3 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 2 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BERK OZKAN 8  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,460 204,080 6 36 36 36 97

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 3 2 2,50 8 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 55 26 48,50 40 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBEDECBACeEbdCECBeBADDDdeCECa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal                          eDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik CcdBACDD ca D  DC  aDdD  BEadb

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dEBADECbd   BDb eE BCD BEEeeCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 3 2 10

Tarih-1 13 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 9 43

Matematik-1 30 13 9 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 3 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 6 3 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN HAYKIR 122  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,215 204,080 20 126 126 126 339

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 17 6,75 23 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 48 47 36,25 30 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe bdBccdCdACBEcECECBaBeDcDabCdCd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEaeABCDec DEeEdcbDBCDB cbDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  cCB          aD   ca   eB    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  badDdCbaad BaCbDEdcCeDabEdDCa

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 17 37

Fizik 10 2 7 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 6 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜVEN 181  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,763 204,080 2 16 16 16 46

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 9 1 8,75 88 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 69 32 61,00 51 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe   CAcC E bCd ECBaECDaBAD CBDCb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BAaEdba BCDEDDcEC B  Dd beDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCc eD ACD CB DDbC dBBb C D d

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAEddeabcACDECDBcCBEECebBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 2 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 3 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 4 6 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 9 1 90

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AHRETLİKOĞLU 346  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,808 204,080 10 64 64 64 186

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 59 38 49,50 41 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDdCBdaaEbECECBaeADaDa bEbB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEbBdBCDCaADEDdCc aebDB EeDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   C       a    De   D a BedaaD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A BADECeaB cBcCaeEaaCDeBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 7 2 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 6 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN KOYUN 214  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,823 204,080 32 192 192 192 719

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 14 4,50 15 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 25 29 17,75 15 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EcCccCB  dCcdECe  a  eeecC cb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAa EC ABCaEDD EC       a D   

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB                da  B       

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen     dd ED  baca e C b         

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 14 27

Türkçe 30 8 14 27

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 1 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 4 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 4 40

Tarih-1 13 8 3 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 0 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 3 8 10

Fizik 10 2 2 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 1 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA USTAOĞLU 209  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,540 204,080 16 90 90 90 255

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 48 44 37,00 31 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CbaEcEC  C EbEbECB B DeDa bdCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdBAaCb cADbDEda eB  B aCDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CBACc  d  DaaDCB baCb  Bd ae

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  baeDc  ddccB Cb Ed  DeBbdbeCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 0 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 10 33

Matematik-1 30 10 10 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 1 6 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 5 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BAHRİ BAY 85  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,855 204,080 13 72 72 72 210

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 3 4,25 33 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 52 34 43,50 36 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbaCeEcECBdECBadCD BdD C  ba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eA   Ca aCDE D EC ab ae aCDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik     b DeAacDbB  D dDbBBE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a d EdbacB CDEdDBDCaE CD  C Ae

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 13 5 3 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 5 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 14 9 47

Fizik 10 2 6 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 1 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN KARADEMİR 551  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,340 204,080 3 19 19 19 52

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 9 0 9,00 75 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 73 35 64,25 54 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe aeCABCeEDECdcECBcEeaaBAaDCBDbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eAaEdbDABCDEDDBECDB   BCEeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBac BD A c C dDD Cc BBEb ccaC

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAbaECDaDBcCDEdcB dBEECDeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 9 0 75

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 9 43

Matematik-1 30 13 9 43

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 2 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 6 4 60

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNEGÜL PALABIYIK 57  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,710 204,080 27 168 168 168 553

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 2 6,50 50 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 33 33 24,75 21 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBEDEbBdC  a baeB B b D abE a

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE d BCD  dDEDbC      B  bDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  ddBAa  e  e  dDe   e   BeE   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen     cdde    B d   a a   dE  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 2 25
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 13 7 2 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 0 4 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÇÖP 236  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,110 204,080 8 55 55 55 155

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 2 7,50 58 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 56 34 47,50 40 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABC EcbCBAECBeECDbBAc CcabE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal aACE b ABCDE DcEdD  c B beDeD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik aB      b   Cc  DDeDd BED a  a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdadCeaD  CDEC B dBbE DeBCBAe

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 8 47

Tarih-1 13 8 2 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 3 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY KEBELEK 117  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,883 204,080 1 13 13 13 39

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 70 42 59,50 50 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe E CAaCeEaECdeECdecCccBeaDaBcbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEdaaAdCDEDDBECbB  bd ECDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCbaBeDACcDCBCDDDCDABBcDCcDCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a  bECeED bbDEa BDCccECDbBCBAb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 8 73

Matematik-1 30 22 8 73

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 12 2 86
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 3 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM AĞAÇ 571  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,033 204,080 17 96 96 96 265

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 53 38 43,50 36 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbBCaEbdCdeECB  bD BeDaaB ba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eACEEbaAdCDEDDBEdDB  aB bCDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dea C b  C      D dD  Bd      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen ac cECDaDd beEd BaCBEaCebdCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EROL 180  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,580 204,080 23 148 148 148 450

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 19 -1,75 -6 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 49 56 35,00 29 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe  DCbaCeEDECceECBBEaaaBAbDeBcba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbdEbCaABa EDDaECDB  eBdaeDeaa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBeebeD da  ae b cdadeBde e  a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAaECbED AbDda B aaEECDeBCBdb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 14 43

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 19 10

Matematik-1 30 3 19 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 8 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 7 2 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL BAYRAMOĞLU 213  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,063 204,080 24 151 151 151 460

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 0 3,00 25 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 36 27 29,25 24 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaE ECBeC  c aECB B     Db Ce

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEddddCDCadDdDE         EeD  e

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik      C         D    D    ed   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   a c Cea   B dbeEa CD BEEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 1 13
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 13 5 8 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 0 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 0 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 1 4 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 4 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KUŞCU 201  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,593 204,080 29 174 174 174 574

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 35 41 24,75 21 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe ceCbBCcEb bdAECd a  c  b Cdabb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal e e  CaABaDEDDcECeB  bBa eDbD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB    b  b  d      D BBdD a   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen adAdcC dc   abd B CBbc D  CB  

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 15 27

Türkçe 30 8 15 27

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 13 6 4 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 3 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 2 6 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DEMİREL 94  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,973 204,080 31 189 189 189 660

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 3 3,25 25 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 31 33 22,75 19 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe a CdcCcEbbCebEeBB d  BAcDa abd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAa EC  d  E D Eb B   e b  ADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C   ed c                      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  b   d a  c DEdeBe  aECD BCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 13 4 3 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 1 20

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 0 3 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 2 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEEBALCI 195  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,943 204,080 19 125 125 125 335

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 5 1,75 13 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 9 8,75 29 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 44 40 34,00 28 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CAac EC dC E cbECBedADbD DbECe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aE d aC ea  EDddeA B    bCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik eAdBAe   ceDbD  b  De    B  a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AEaA dd a  cB dCDEdBCead c DCa

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 11 9 37

Tarih-1 13 3 5 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 4 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 5 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 3 4 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 5 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY KELEŞ 570  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,098 204,080 14 73 73 73 212

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 9 0,75 6 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 54 47 42,25 35 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CbcEDECBAC EbbCECBaceDDDEDbb e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dcdddcCDCa bcDECa ecdD dEeDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik aeCBAC   ca D CebB  a acBBd a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  Ea DEdeddADB CCDcC CDbBaEdcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 16 37

Tarih-1 13 3 9 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 4 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 3 5 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 1 70

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU ECE GÜVERCİN 212  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,078 204,080 4 28 28 28 70

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 6 0 6,00 60 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 67 33 58,75 49 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECdAaeEbcbECBaBAccDEDbbCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEdABCDeeADEaEd   B  B aeDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CBACaDe a D eDe  Dc DcBBE de

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBADEeDadA B   DECBCDbBdEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 6 3 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 0 60

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURHİLAL SARIGÜL 510  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,555 204,080 12 71 71 71 206

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 55 30 47,50 40 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaEDdCBAC E bCECB BAD DaDb CB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdeABd aaA EDEdB ae DB bdDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CBe c  a cb   d   c    Bd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  aBdDECDaeA B Cb  bB DbBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 6 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 5 4 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞÜZHAN KUYUMCU 96  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,105 204,080 7 51 51 51 135

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 62 39 52,25 44 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CAcEDECBcCeEacCceBaBADDDaDbcCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEdABdDeaADEDECB  BeaB ECaaDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a dB C  bc    bD   D  a BBdCa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dEaADdebdB DBDCCaEaBCDbBdEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 18 11 60

Fizik 10 4 6 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN TOMBAŞ 223  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,748 204,080 5 29 29 29 74

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 9 0 9,00 90 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 68 29 60,75 51 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbBCeEbECBAECBaECD BAD CB bb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eddEEbaABbDEDDBECDBd  BdEeDADa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBe   DeAb  C      Dd Bda e   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a dEECeacBACDECDBD BEEaDDBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 8 2 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 3 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 9 0 90

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN ÇAĞDAŞ 217  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,863 204,080 15 85 85 85 245

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 48 33 39,75 33 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe Cbcd ECBAa EcdbECBaBAccD  bc B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dE BcaCDCaADcDEdB    DBA CDa c

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a CBAeae BD D  DCc D  e  B    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen     bdC Ed  B a  ca  D BcEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 3 20
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 1 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 4 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 0 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 10 7 33

Fizik 10 2 3 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 2 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ATEŞ 224  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,153 204,080 21 137 137 137 400

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 13 6,75 23 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 35 35 26,25 22 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe  bBEDECBcCeEa CEeBaBebaDaDaaCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEBAabDCcdcEDEdB  a          

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik bedBAacDb DeD dDb   bCbABBd  c

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen    c                          

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 2 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 13 33

Matematik-1 30 10 13 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM KARAGÖZ 211  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,038 204,080 30 179 179 179 592

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 5 2,75 21 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 33 33 24,75 21 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe Eee aC EeEC  ECB  Ca Bea ad bd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dddEECaA  b  DBEdDaA      DcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCb        a      c  ed      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  Acabdea    D   B C bE DeBC  c

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 13 4 5 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 1 6 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİLE SUDE EROL 194  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,340 204,080 9 62 62 62 170

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 12 9,00 30 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 58 45 46,75 39 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbcC EDdCdcECeaECD BAcbCceba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbaEceaABCDEDcdECDB A B  CDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik Ccaceda ACbeCB DDDbDdBBEe   b 

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAd cCbaccAbDEa B  BEECD BCceD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 12 40

Matematik-1 30 12 12 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 5 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 2 7 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH UYSAL 228  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,265 204,080 22 142 142 142 417

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 5 2,75 21 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 40 40 30,00 25 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe EcCABC EbE BbceB dCD BADcbBDbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal db c aDAa DE DBECeB   B E D   

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik de eC    Ca    ce ea BeE  Dcaa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA dECbacB        d cEae dCBda

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 1 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 13 4 5 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 4 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 12 17

Matematik-1 30 5 12 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 6 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE AKSU 221  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,473 204,080 18 109 109 109 289

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 2 3,50 27 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 42 25 35,75 30 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBc  CBACedc bE c B  DD DCECB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal d Ed  C   A EDEd         bDEce

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a CBACaD  b a  De  Da  d Bc   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen d   DdCed   B CCD C C    E  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 2 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 8 6 27

Tarih-1 13 4 2 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 2 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 0 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 1 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 5 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 10 2 4 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 4 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 0 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 0 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 0 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR MİRAY 219  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,298 204,080 11 70 70 70 204

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 32 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 12,38 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 5,06 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,07 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,80 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 5,33 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,86 2,17 1,31

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,96 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 10,32 10,58 7,68

Toplam: 120 57 38 47,50 40 39,82 40,60 32,47

TYT Türkçe eABEcdCceC EadCEC  BAaDD abE B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEadbdCD  ADdDEdBA ca B ECDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik CcCBbe  a   D  Db  ec e  BEdC 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dbacDECbE AbBDCeeECBCD BdEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 13 5 6 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 4 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN PELİT 304  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,323 204,080 17 117 117 117 315

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 49 38 39,50 33 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCbaCaEbdCdbECBaECDaBAD CaDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEdCa BaDEDDBECDB  bBabeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBC                           

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA acebacdAeaEaDB aBEECeaBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 2 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 1 8 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÇAM 276  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,773 204,080 18 118 118 118 319

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 51 43 40,25 34 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe caCbaCaEbEbdAECBB CD BADeCabba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BdaEdeadaCDEbDcECeB  DBeEbDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik  Ba  d             D Beced cCd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a A cCDabBACeba B CcaECDDBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 0 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 5 8 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM HATİPOĞLU 237  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,943 204,080 8 52 52 52 149

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 57 37 47,75 40 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbcC EadCBAECBeECc BAceaebbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEEb  aCDEbD Ede    B aCDAD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB c eD ACaDC  DDceD BBdcCc  d

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  A  E bdaB eDEd BDC EECDDdCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 3 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 3 3 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTU DUMAN 282  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,158 204,080 11 83 83 83 237

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 4 3,00 23 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 44 24 38,00 32 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe c  ABC EDb deECB  CD B DeCB b 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal   d d cAa DEDD EC B  e d CD Da

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB d B   b      D CD BBEbC  ad

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen B c  CeE   CDEa B b  d e  CB  

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 1 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 7 37

Tarih-1 13 4 4 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 5 33

Matematik-1 30 10 5 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 3 2 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 2 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAGÜL KILIÇARSLAN 341  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,903 204,080 31 172 172 172 572

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 36 44 25,00 21 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe E eAaCeE  CcdECB  eeaB D e DCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAaEdbabBdDE DcEdbB dbBdaCDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dea  a c  D be     bb eda D C 

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BdAEEded    bEa   a       CBe 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 1 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 13 5 7 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 12 10

Matematik-1 30 3 12 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 5 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKÇAYZ 264  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,455 204,080 23 133 133 133 381

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 5 12,75 43 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 46 34 37,50 31 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe E CAaCeEadCddECBB  D BAD dea b

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEbbaAabDc DBECDB AecdEeDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik Ceac e e             ceE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a AEEded   C E  B CBEE DbBC  D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 0 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 5 7 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 3 20

Coğrafya-1 12 8 3 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 14 5 47

Fizik 10 3 4 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 0 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 1 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ARSLAN 573  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,685 204,080 4 14 14 14 41

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 0 7,00 58 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 7 1 6,75 68 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 4 17,00 57 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 67 22 61,50 51 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABC EcEC AECBa CD BAD e  b 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal edCEEbaAaeDb DBECDB    C eDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCA e  dCD b Ca DCDA Bc CDD C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA EECeED A DEa B  BdE DDBCBd 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 4 60

Türkçe 30 18 4 60

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 13 5 7 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 3 20

Coğrafya-1 12 7 0 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 18 4 60

Fizik 10 7 1 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 1 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 1 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER NURİ DEMİR 342  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,405 204,080 13 88 88 88 251

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 12 4,00 13 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 56 47 44,25 37 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABCeEaECdAEdBa eaaedDbdBDbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dcdEdCDABCbEDDcECDBd  cecCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBab   D db  cC b ab BBEe D ed

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdEECbab A DEdDB CBdEaeeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 6 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 12 23

Matematik-1 30 7 12 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 4 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 1 70

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU CAN 253  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,160 204,080 16 104 104 104 282

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 6 2,50 19 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 50 39 40,25 34 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe E CABC E bbdbECBadCD BbDbCc bb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal e aEdba aCDE DBdCDBbebBdECDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C   e    d      D  D BBdb b  C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA aEdaac cCeEC BaCBdECe dCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 13 4 6 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜÇLÜ 572  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,850 204,080 15 100 100 100 273

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 16 8,00 27 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 14 10,50 35 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 54 57 39,75 33 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe ceaAaC EcbCabECBaEba eAcaCBDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAdEaecbBCaEDDaEdDB  DB abDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB edBeadCDDCcabe aDdBBdaCbDad

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAedEdbace bDEacBDCcbE DeBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 5 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 13 6 7 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 16 40

Matematik-1 30 12 16 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 8 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 14 14 47

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE DURSUN 309  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,868 204,080 12 84 84 84 244

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 4 0,00 0 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 0 3,00 25 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 4 4 3,00 10 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 4 12,00 40 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 41 17 36,75 31 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABcD C A eEDdCEC BBcD    b   

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal  E d a   a  cDE       B       

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  c Be       D aD    DCaABB  CD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen c a  EdDd   B   DE  CD B EADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 4 13

Tarih-1 13 1 4 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 1 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 2 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 0 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 13 4 43

Fizik 10 2 4 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 0 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 0 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KÖKSAL 242  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,128 204,080 32 175 175 175 577

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 38 40 28,00 23 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABE bCcbCBE  bEeB BcbeD  baaB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEeA aDCa eEDECB  B eB beDdDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik b d        eb       e   cad   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen cbace*C a   B Ce Edcae BEE DCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 8 0

Matematik-1 30 0 8 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 4 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 1 7 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 5 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERHAN KÖSE 145  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,198 204,080 33 193 193 193 735

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 4 3,00 23 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 8 -1,00 -8 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 7 15 3,25 11 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 19 3,25 11 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 30 64 14,00 12 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe C cdbbbBAC dc CECe eAeDbcabaCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal d  dAB DCcb  a Cd ced dedCacDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a Ce  ca c eb dbbab D D B d dD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A cbaddededeBeaCDbdB eD baecCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 7 15 23

Tarih-1 13 4 4 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 0 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 8 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 14 17

Matematik-1 30 5 14 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 8 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 8 19 27

Fizik 10 1 8 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 5 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM KORKMAZ 312  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,133 204,080 7 32 32 32 91

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 2 0,50 4 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 59 30 51,50 43 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABcDdCBACeEb  EC  eAbcD abE  

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal         d Aa DECB  dCaB EdDED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik addBAC Db DaDDCDCBe DC A BEaaD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dEBAcECDaa  B dCe  cCDbBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 2 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 13 1 2 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 2 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 6 4 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN ÇİMEN 320  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,165 204,080 21 130 130 130 368

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 3 4,25 33 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 45 39 35,25 29 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CAccbbC da E   cC  B c   DC da

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEd  C baA  D Cc b   c a DED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik addB C    a DDCb B cbCb BBdaCb

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AEBAcE eacADB dbDcaBCaDBdEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 1 13
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 13 5 3 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 0 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 4 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 11 33

Matematik-1 30 10 11 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 5 4 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALE YESİLYURT 277  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,580 204,080 25 139 139 139 406

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 43 49 30,75 26 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABdeECdbC Eb CEC aeAcee abECd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CcEeABCD aeaEDdCc ec DBe eDbDd

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik aAdaA  D    e  Da  cc b BBE d 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  dBAcd bda  B dCDbaBCeb bEAbCd

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 2 6 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ALTUN 318  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,845 204,080 10 82 82 82 235

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 6 1,50 12 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 49 25 42,75 36 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEcdC AC EbECECB BAc D DbEC 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal  cddcBaD a D DECB        CDaD 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CB d        C     b  d ddaC 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A BdDdC a A B CbDEaBCDe dE DCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 13 3 6 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 3 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 0 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 4 3 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇİÇEK 287  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,738 204,080 14 91 91 91 257

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 51 46 39,50 33 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABaDdeaAC Eb dEC  Beb DEcCECB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal C EdbBaDCaA EDdCB aedDa  CaEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik eACBc   e c   aeCc  aC dBadCCa

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dbBAcEdDacb Bcd DEa CeaBbEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 3 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 4 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 4 6 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜLER 245  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,255 204,080 2 7 7 7 18

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 4 2,00 15 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 3 11,25 38 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 64 18 59,50 50 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABCeEeECBAECBaEbDcBADD Baba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d aEd  ABb   DBE D        DADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCc  D  CD CB DDDCDA BEDCeDCC

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen         DeACD     CBEE DbdCBA 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 4 37

Tarih-1 13 3 4 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 1 20

Coğrafya-1 12 4 0 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 3 67

Matematik-1 30 20 3 67

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 0 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 12 3 40

Fizik 10 1 1 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 0 50

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN ÖZCAN 574  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,810 204,080 3 10 10 10 31

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 14 8,50 28 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 74 33 65,75 55 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECBACeEDEbECBBBADcDEbbcCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdd BCDbDbDEDECd aB DBAbCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  cdBACDD ee eDbDCBbcbdcA BEaac

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aADdCba A B  CDEaBCeDBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 7 1 88
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 14 40

Matematik-1 30 12 14 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 5 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 4 0

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 3 4 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF SOLGAN 315  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,890 204,080 24 135 135 135 387

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 15 2,25 8 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 47 49 34,75 29 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDdCcAa EadeECBBdecbD cbd B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal acEdABdDCDADEDEdB c  DBc eDaDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik aededCcD    D ea   Dc bABedadb

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AcB DEdedBAbBcC bEa a   b Ac d

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 5 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 15 20

Matematik-1 30 6 15 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 2 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 4 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 5 4 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 1 4 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF TONYALI 239  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,075 204,080 20 127 127 127 340

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 47 46 35,50 30 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABCeEadCBbECcadeDaBADb   Cc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BcdEEdaABCDEDDBEdDebcaBdEeDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBab           D  C           

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BedEbdedbaceDEdaBaeBbdCDeBCddc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 0 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 2 8 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 6 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES 22  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,745 204,080 22 131 131 131 371

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 44 29 36,75 31 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaEDECBACdEc bEd  e D D ab a 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdeb C   ADdDECc  d DabbeDEDb

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik    B          dD    e    Bd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen baBADEdba   B C DdC  D BEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 2 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 13 5 4 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 6 53

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 0 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ELÇİN BAKIRCI 284  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,970 204,080 27 144 144 144 438

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 47 50 34,50 29 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe ceCABCcEbEbcccCBadeDEcdccCcDbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEEecAabDEbDBEbDBe  BCaCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB ce a     b   D  D BBca c ad

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA Eddeace CDEa B   baCDbdCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 2 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE TÜRKOĞLU 331  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,170 204,080 26 143 143 143 434

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 41 43 30,25 25 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe b ac ECdACcEaEbECB B Daa Dba B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE ebBCDCadDEDEd  Dad  eabDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a CB a        eDb   e   BBd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  daAcECeaa Dc CbDEd ae  bddDCc

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 3 6 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR OCAK 244  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,698 204,080 28 158 158 158 496

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 41 46 29,50 25 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CAcEedCceC E  CECeaB DcD abaCc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEBcB Dba bEDcdcA e eebaCDEDb

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik acb  a  C     bD B        d   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen c aAacdba ecB CCeEacCebBEEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 13 43

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 8 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 15 40

Fizik 10 1 7 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KOÇ 238  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,540 204,080 6 22 22 22 58

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 68 29 60,75 51 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECcAC EebCECBBBADeD DCECB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal acEdAdCDb cDcDECB aBdDB aeDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  cdB   Db D    Dd b b  bBBEd D

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBADdCDdBA BDC DEaa DDaEEAbCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 13 5 7 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 10 7 2 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM BALCI 306  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,168 204,080 29 163 163 163 528

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 5 2,75 21 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 35 33 26,75 22 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe ebac dCdba Ec CECa B DDD abbC 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CcEdA Cab   b EdB  B  d   D cA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dB C         D   cb    Bd C 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aA bC   c B dbDEa Ca BdE DCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 13 33

Türkçe 30 10 13 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 3 20
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 13 4 5 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 2 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 2 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 1 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 2 2 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 1 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BOLAT 345  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,208 204,080 5 15 15 15 45

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 66 36 57,00 48 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaEDECdeCeEDECECBaBAD DEaCaCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEddaCDaaADEDECcA   D   CDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik acdBA  D eD D eDCB DaCbdBBECCD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen d BADE ba   eeabDEdcCDbcbEAbCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 7 1 88
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 16 8 53

Matematik-1 30 16 8 53

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 2 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 4 3 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN ERGÜN 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,790 204,080 9 63 63 63 175

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 56 35 47,25 39 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CABdDbCceCaEDEeECBaB DeDE bcbB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEbd aCDCDA aDdCB  eCDBeaeDbDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dBdC      e  D     CDdBBdCa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A   DECea   B CbDEdcCDeBdEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 4 2 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ ÇAMOĞLU 91  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,875 204,080 30 167 167 167 552

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 4 3,00 23 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 28 19 23,25 19 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe CAacDECc CBE  C CBeB DbDaabEC 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal a dBba D   DED dc    D  dCD DA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik e                             

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen                     e     eDCa

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 13 4 4 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 2 3 7

Fizik 10 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TÜRK 317  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,635 204,080 19 121 121 121 324

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 2 8,50 65 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 46 37 36,75 31 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCAB eEbECceECBeEdD    eCcebE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEECaABCD  D E      Bd eDADa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBC  daa b      b CD  Bd      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BddaEdD cB bedd B dBbECeedCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 13 9 2 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 0 60

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 5 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖZDE KILIÇ 290  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,200 204,080 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 12,76 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,49 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 4,08 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 11,58 11,71 10,22

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 6,05 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,26 2,17 1,31

Kimya 10 10 0 10,00 100 3,53 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,88 5,00 3,37

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 10,67 10,58 7,68

Toplam: 120 89 19 84,25 70 41,05 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABCeEDEC AECB dCDE  D CBDbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddCd e AdCDE DBECDBA edCE DADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCACBaDACcDCBCDDDCDABBEDCDDCC

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAEECDa cACDECDBDCBdEaebBCBd 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 13 5 5 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 9 2 75

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 28 2 93

Matematik-1 30 28 2 93

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 12 2 86
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 4 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 4 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 7 2 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 2 71
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 10 0 100

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ACAR 358  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,280 204,080 25 178 178 178 591

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 3 3,25 25 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 31 29 23,75 20 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe   BEbECdbC    CEeBaBAc D  bb e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal  acd  CD   DEDEd    d    CD D 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  dd     d      a    a   BBE a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen d aA ddb B  B dCeE  Ce   d D B

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 0 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 13 4 3 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 2 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 2 5 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARAMAN 472  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,835 204,080 22 147 147 147 447

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 43 45 31,75 26 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CeaEbECddC dadCECB BAbDD ebadB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEBABeDC AaEDddac aC a bCa DA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   b  b    D D abd  cc   BBd a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A aA EdbdB DB b Daa ae dbEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 9 3 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 4 4 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF MERT KUYUMCU 469  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,193 204,080 6 21 21 21 56

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 67 31 59,25 49 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCAaC E EC AECBBECDaBAD CeaCa

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d CE CacaCaEDDBEC eb   dECDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBaA    ACc CB cDeeDdBBEb b aa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA bEdDaDBAbDE  BDdcE CDbBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 7 1 88
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 6 3 60

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ÇAMYAR 470  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,293 204,080 5 17 17 17 47

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 68 35 59,25 49 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABCeED CBAEC aECDdaA ebdcba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddeEECaABCDcDDBEd     BdaeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBa C  aA DDCB DDD DABBEc DD a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAbEECbEDdAbbEa BaCBEEbeeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 1 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 7 3 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SERDAROĞLU 360  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,843 204,080 10 59 59 59 164

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 56 34 47,50 40 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABC E dCBeECBB CDdBAD CBDb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal e  EcbDAdCDcDD EbDBe  e EeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBb   a Aa  C     acAB c   D a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAcbddbabBAbDEa B CBddCeDBCB D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 2 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN ÇAMYAR 575  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,618 204,080 23 156 156 156 489

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 11,04 11,71 10,22

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 37 25 30,75 26 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CA c ECBcC E EbcCBeBAbDDdab e 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal C bBA aDb cDEDEC   B  Bb bDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Fen     cbCbaB  a CbDb  Ce  dE  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 0 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 13 6 4 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 2 4 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 3 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KAYA 567  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,820 204,080 11 60 60 60 165

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 57 38 47,50 40 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCbBCeEcECBAECBBdCDdBAbD     

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAacE DABdDd DBECDB   BbbCDcD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCdedD cdba c DD  D BcED cb a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen Be bECDaD  CDEa B dcEEaa BCadD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 6 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 5 3 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞDAŞ KAÇMAZ 398  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,948 204,080 16 81 81 81 232

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 52 37 42,75 36 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe dbCAcC EcECBAEdBaEbD BADeCeaCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEECDAaCDEbDBECDBe bddadDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d  c e  A DDb  ce  DABad      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA EEdbEa A  E  B   dE ee  adD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 4 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 1 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 0 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 5 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KORKMAZ 363  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,270 204,080 15 80 80 80 230

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 48 34 39,50 33 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe    Aa  E    cE         DD  bbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BeCcda dBCDEDDBEd B    d CDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBC  e aACDDCBCDD CDA edaCDDaa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen B  acd  Dd bDEacBDdcbcCa BCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 5 17

Türkçe 30 5 5 17

Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 0 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 1 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 1 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 0 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 10 2 71
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 2 4 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 3 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN MUSLU 474  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,158 204,080 28 183 183 183 607

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 7 4,25 14 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 4 3,00 23 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 0 7,00 58 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 34 36 25,00 21 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe C a  E d  aEa Ca   BAb    b   

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE  baaD a  EDECB  B  BA eD D 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dBAac C a D aDC  ec  caadaa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  dBAcc edd  B CbDEa aD  bd  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 7 20

Türkçe 30 6 7 20

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 0 2 0
Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 0 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 1 38
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 13 4 4 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 7 0 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 5 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 4 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 2 6 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 3 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN CAN 355  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,898 204,080 21 138 138 138 404

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 41 37 31,75 26 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe b CABa E dCaAEdB  ea BAc CBabE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCcEbeABCDE D dCbB  b CbeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik Ce dd   ACc b C D dc  Bca    a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a   cdD    bDEd B d EE    C e 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 10 20

Matematik-1 30 6 10 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 7 7 23

Fizik 10 1 3 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 1 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 1 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE NEHİR TURNA 473  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,055 204,080 7 37 37 37 99

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 3 5,25 40 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 0 2,00 20 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 4 12,00 40 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 58 20 53,00 44 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe dDCABa E dCdAECBBEbD BADDdB  d

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dd c   ABCDEDDBECDB   Be  D DE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB   eD A DDd   D  DA  EDd D d

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen B   E bEcB   E  B   EE ebBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih-1 13 6 3 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 3 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 2 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 13 4 43

Fizik 10 4 2 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 1 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DUMAN 467  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,243 204,080 27 182 182 182 604

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 1 1,75 6 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 0 1,00 8 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 3 0 3,00 10 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 22 15 18,25 15 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe  Aa            E              

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal C                         D D 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik bd*BbdDD e  DDa CB D C AB E ae

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen b  ADdd aB       c       E  C 

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 1 7

Türkçe 30 2 1 7

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 0 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 1 20
Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 0 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 0 10

Tarih-1 13 1 0 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 0 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 3 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 3 4 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR TAŞLI 432  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,195 204,080 2 6 6 6 13

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 11 2 10,50 81 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 0 8,00 67 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 79 23 73,25 61 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECdACeED bEdBaBADDD aCdCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEBABCDCaADdDECB   CDB EeDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CBACa C DDDDCDCB cD  A ad a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  dBADcCDaBcDBDCCDE BCebBEEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 23 3 77

Tarih-1 13 11 2 85

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 5 0 100
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 8 0 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 2 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 6 3 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM YAMAK 356  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,955 204,080 31 190 190 190 668

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 7 9 4,75 16 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 26 31 18,25 15 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe Cc c EC  C     E B   D    b   

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dE e BCDea  E bd A  db b  D   

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CeAd      b  b e Dc D B d a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  Ea  E edd  B a  b c c ddEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 3 23

Türkçe 30 7 3 23

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 0 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 1 20
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 0 13
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 9 23

Tarih-1 13 5 4 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 5 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 4 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DURAK 431  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,303 204,080 4 9 9 9 29

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 67 31 59,25 49 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECdACBEbECECBBdADbD DbdCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEdBda DeD DdDECB   bDe EbDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a CBACeD B DDDeDCB DDCed Bd  c

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  bBAcECbd   B dCDE B DbBdEd CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 5 0 100
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 13 5 6 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 10 2 71
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 4 4 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 1 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ KEÇECİ 365  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,800 204,080 13 65 65 65 193

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 57 50 44,50 37 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe bAacDECBACaEcaCECBaBAcDca bdCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dcEdeBCDCeAbdDECd  BCDBdaaDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik abdBACDDeeD D bDee  bCcb BE a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  ccAbddbddAcB dCDEdB eeBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 6 7 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 12 37

Matematik-1 30 11 12 37

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 4 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 1 8 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H ZEHRA İLİKOĞLU 369  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,068 204,080 17 93 93 93 260

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 3 0,25 2 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 1 0,75 6 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 39 27 32,25 27 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe  A   a   a d   EC  BA  Da bE d

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal    d    dDb  D          bCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik C CBACDDCeaDDD bCBaDedbABBdCa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  d Acb b d  B   Da  CeD E  c B

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 2 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 0 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 1 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 13 1 3 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 2 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 1 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 9 60

Matematik-1 30 18 9 60

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 11 3 79
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 1 5 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ATABAY 414  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,933 204,080 14 77 77 77 223

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 14 4,50 15 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 58 51 45,25 38 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaEDaCdACeEDEeECdBBdDbDacbcCc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE dbaaDCDADEcECBAaedDBbceDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik addBeCccd acDDCDb  bb  eBeE   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  baAaEdbaB bBDCCDcaBCeeBEEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Türkçe 30 17 13 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 14 27

Matematik-1 30 8 14 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 8 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 3 6 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNÜKAAN ESEN 468  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,635 204,080 24 160 160 160 503

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 16 7,00 23 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 19 5,25 18 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 42 59 27,25 23 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CcaEe bcdCeEa dEeB BADcDdebbCd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CccBdaCDecADEDEbecadaD AbeDcDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  dCB Cc  Be   d b   a e BBdCd 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen cbabbEdeadcbB CbDadBaeacdEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 16 37

Türkçe 30 11 16 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 10 19 33

Fizik 10 1 9 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 6 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ATA 442  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,868 204,080 8 41 41 41 105

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 58 28 51,00 43 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CABE dCeAC E dCECBBeAD DacCcCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal acbd BCDdaADEDdCB   eDB EbDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik C dBACDDC      D Bb D c  e    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EB DdC d A B abDEa CDbBEEdc  

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 4 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 1 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 4 2 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 2 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜMÜŞ 446  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,683 204,080 19 115 115 115 312

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 44 26 37,50 31 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBE dC AC E  CECB Bc    abb  

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdBb CDeaADEDECcb        aEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik C d ACbD  a    De  cc D  Bc a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen       d a   BDdb E   eDBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 2 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 11 5 37

Fizik 10 0 2 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÇOBAN 471  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,588 204,080 3 8 8 8 25

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 71 37 61,75 51 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBaDECBAa EebaECBBBAcbD abECB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal eEEdcBCDdaADEDcCB  a aB  eDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik CAdBACeDCBaeDDaDCBCDb edBBdCCD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBA ECbadbeB  CDEdBCDbBEEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 20 9 67

Matematik-1 30 20 9 67

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 10 4 71
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 5 3 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KIRIM 435  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,355 204,080 26 181 181 181 603

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 3 6,25 48 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 34 33 25,75 21 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe  dBcD Cc C E  bc              

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dE   BCDCaADdDEdcA B D bb D D 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik    Bbbbbd   D aDC   c bbBBdab 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen d Bb E bdc  B dbDE B e  E d CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 5 17

Türkçe 30 5 5 17

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 0 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 13 7 3 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 12 20

Matematik-1 30 6 12 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 5 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 2 5 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OYANUR KARAMANLI 466  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,808 204,080 30 186 186 186 651

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 3 0 3,00 10 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 17 5,75 19 7,20 5,94 5,13

Toplam: 120 24 35 15,25 13 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe E bdBCedcbCBeEeBacCDaBecbecDbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal                           D DE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBaeCaDadCcDbcCcaD bdBBcaCb  a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 4 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 3 0 10

Tarih-1 13 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 17 33

Matematik-1 30 10 17 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 9 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ODABAŞI 329  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,703 204,080 32 191 191 191 710

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 0 4 -1,00 -8 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 4 6 2,50 8 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 22 31 14,25 12 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaEa          Ea   cDDD cbaaB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal        beac  D           bDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   aB     db D Cee a b cdBBE a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen     e  bd   B da E   a   a  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 0 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 0 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 4 6 13

Tarih-1 13 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 1 0 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 10 20

Matematik-1 30 6 10 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 5 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 4 7 13

Fizik 10 0 3 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ BEŞLİOĞLU 378  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,968 204,080 18 107 107 107 285

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 3 3,25 25 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 0 6,00 50 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 46 33 37,75 31 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe  baEeECBA  EbdCECB BAe DdbCcCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal  E db C b A ED CB    DB E D De

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a dBAdeD e  D aDC   b  d eEad 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  acAD dba   B  CeEa Ce  EEdDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 4 40

Tarih-1 13 4 3 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 0 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 6 0 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 4 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 2 5 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKKAYA 475  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,223 204,080 12 61 61 61 166

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 62 39 52,25 44 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCbBaeEDECdeECBadCaEBAcDCBDbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEEbaABdDEDDBECDBAeDcdbeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBaA    d       DD ab e   b  C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdaECeEcBACDca BDdBbECDeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 2 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 5 5 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT AYDIN 419  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,195 204,080 1 4 4 4 5

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 2 6,50 50 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 73 15 69,25 58 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABC EDECBAECBBECDEBADDC Db 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d CE  aAB DEDDBE      d   DAD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCA dD ACDDC CDD CDA Bd dD  C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA EEd a aACDE  Bb  EECebBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 2 83

Türkçe 30 25 2 83

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 8 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 3 43

Tarih-1 13 7 2 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Coğrafya-1 12 3 1 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 10 1 71
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 4 3 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BULAT 434  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,760 204,080 33 196 196 196 819

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 9 -1,25 -10 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 3 18 -1,50 -5 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 21 -3,25 -11 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 23 68 6,00 5 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe CdcbeEC cCcEbdCaC aBccDaEaadCc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal badB eaca c d aC bea c d C bed

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik Cebacdabec a eb ad bc ae a eCb

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AEcADbeed daB aaDba eD        

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 3 18 10

Tarih-1 13 1 9 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 4 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 6 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 21 7

Matematik-1 30 2 21 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 11 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 1 1 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÖYLÜ 422  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,703 204,080 9 44 44 44 117

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 3 6,25 48 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 52 23 46,25 39 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe c CABC EDdCBcECB ECD BcDc BDCc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEE  AdCbE DaEbeB   B ECD DE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C     acACDDC  cDD DA B D  e a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a    d a   CeEa B d  E    C   

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 6 53

Tarih-1 13 7 3 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 3 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 6 17

Fizik 10 0 3 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 399  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,863 204,080 20 120 120 120 323

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 1 2 0,50 4 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 0 5,00 42 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 37 16 33,00 28 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe   CAa  ED   AECB  C  B b b  C 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d        aD  D ECDB       DcD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB  C   A  DC   D CDd eba    a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  d  EebaD  C  d B   EE D  C A 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih-1 13 1 2 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 1 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 1 20

Coğrafya-1 12 5 0 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 1 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 2 4 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 1 20

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 0 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL YILDIRIM 480  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,198 204,080 29 185 185 185 640

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 33 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 11,93 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,58 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 3,67 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,80 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 11,04 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 13 -0,25 -1 7,20 5,94 5,13

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,90 2,17 1,31

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,00 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 4,26 5,00 3,37

TYT Fen 30 5 2 4,50 15 9,16 10,58 7,68

Toplam: 120 31 38 21,50 18 38,83 40,60 32,47

TYT Türkçe EbCccaeEa C AECBaEee BAcDCecbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddCcceDABCDceDcECeB           

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBe   a   caeabD     Bede   aa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA  d Da             E     B  

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 13 6 7 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 4 2 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 13 10

Matematik-1 30 3 13 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 6 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 5 2 17

Fizik 10 3 2 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
A EMREHAN HALICI 477  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,023 204,080 20 97 97 97 267

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 49 38 39,50 33 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe   CABCaEDEdB ECBc CD BADc eDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAa ECDAdCDE DBEd B Aceeb D Db

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBebCeD  b  e      D  B a     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BcdcECeab d aEdcBed EECeeBCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 1 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 8 3 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 15 40

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EFE YALÇIN 489  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,900 204,080 33 164 164 164 530

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 2 0 2,00 20 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 35 46 23,50 20 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe  aCcBCaE aCdcadBa CD BebD  bba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbaEabeABCDEDD bdcBb  BebeDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C a C D     bB c    dBBE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen cbbEddbacd   E  B   dE   dbadD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 3 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 14 43

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 3 6 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 14 17

Fizik 10 1 9 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 6 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 5 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA UYSAL 484  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,743 204,080 27 114 114 114 311

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 2 1 1,75 13 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 39 17 34,75 29 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CAB DbC  C E EbEC BB   D  bb B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal      aCD     DECc    aB b D D 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   C   c      DCD    D c  Bd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EaADd bE  DB db EC    B  A Ce

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 4 47

Türkçe 30 14 4 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 8 4 27

Tarih-1 13 2 1 15

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 0 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 6 37

Fizik 10 4 3 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 1 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE SILA YEGİN 578  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,050 204,080 30 149 149 149 452

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 46 46 34,50 29 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe aABcbbCBdCeEcdeECBaBAcDbbabadd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEdAaCD c aEDEb  cBdeBedCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  bdB   c      dbd       BBdCb 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  aa DddDd  bBDbCDEacCDe EE DCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 2 5 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARMAĞAN YAMAK 502  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,203 204,080 19 89 89 89 253

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 2 8,50 65 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 49 26 42,50 35 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe dedAcC EaECdAECBeECD eAD CBDb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d aEE DABCDEDaBdbDa   B aeDADc

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik bB             D      B       

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA EECcacd   Ea B C EECe  CBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 9 2 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 0 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 0 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 14 7 47

Fizik 10 4 5 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN SUDE KUYUMCU 498  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,048 204,080 15 58 58 58 161

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 57 35 48,25 40 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABcDbCcACaEbECEdBBceDDD aCdCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEddbaCD adbEaECB  d DB aCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   d A a     D bDCBaDa  A B*   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  cBAcEdedB  BD  DEaeCD BEEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 5 7 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 2 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE IŞIK 482  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,338 204,080 34 180 180 180 598

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 4 8,00 27 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 2 3 1,25 10 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 31 25 24,75 21 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCAc  E  C AEbB  C   d       

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d    CaA    bD *    e B   DADc

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik   d    ad   e  c   b BdE     C

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  A EEaeacd   E  B C EdCDb CBeD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 4 30

Türkçe 30 9 4 30

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 0 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 1 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 6 23

Tarih-1 13 2 3 15

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 1 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 4 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 0 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KÖKCÜ 506  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,525 204,080 26 113 113 113 306

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 4 3,00 23 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 45 31 37,25 31 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CAccDECBACBaa CECBBBADDc abcCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dd dA  D  AbEDbdB  B eB dCDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   b  a  e      D        B d   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen e  e ddea   B  CaEdBCD BEEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 13 4 4 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 0 6 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 5 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GÜL 485  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,323 204,080 17 69 69 69 203

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 56 44 45,00 38 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCAcC  DdCaAECBB CDaBADDdecbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAdcEbDABCDbDDaEdDe   BCbCDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBada ccAdc dBbDDDCDc Bda     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen cA EECbda baDEb B C bcCDb CBdc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 7 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TAVLI 492  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,795 204,080 9 46 46 46 119

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 5 13,75 46 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 58 28 51,00 43 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCABCeEDECB ECB dCa BAaDCdcbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dddEdCaABCDE DBEdDB      ecADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCb  a A DDC   D bbA B a    a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen Be bECDa  A DE  B  BdE DeBCBA 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 3 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 1 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 15 5 50

Fizik 10 4 3 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 0 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFDAL İLVE ORDULU 503  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,773 204,080 2 18 18 18 51

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 7 1 6,75 68 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 69 28 62,00 52 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABC EaECBcECBB Ce B DeCB C 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BbaEb bABCDEDDBEdDB   eeEbDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCbedDaACDDb  DD  Dd adD D   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA EECbED AaaEa B dBEECDbBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 4 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 10 7 1 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 1 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÇAKIR 486  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,730 204,080 25 110 110 110 290

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 8 2,00 15 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 49 43 38,25 32 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe c C BC E ECdAEed aCD BADeCeDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbaEEb AadDcaDBE DB A BdbdD DE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik eB   d DAa Db  c  bD e de DbCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen Bd dECeac bCDEa Bc dEECee CdAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 4 8 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 4 20

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERDOĞAN 478  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,960 204,080 13 56 56 56 156

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 57 21 51,75 43 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEeECBAC EaECECB BA cD DC aa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEd BCDCe aEDdCB  B DB b DEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dB b        de    a   BB    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AdaAD e d   B dCDEaBCD BEE DCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 0 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 13 8 3 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 6 53

Fizik 10 3 4 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 0 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM YİĞİT 480  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,445 204,080 3 20 20 20 55

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 10 2 9,50 73 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 7 0 7,00 70 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 24 2 23,50 78 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 70 13 66,75 56 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABED CB C E  CECB B bDD  b  c

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEB BdDCDADcDECB   dDB  CDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik aAeBA          D   D   dBBECdc

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A BA EC EBADBDdCDE BCDDBEEAbCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 3 53

Türkçe 30 16 3 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 0 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 1 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 3 70

Tarih-1 13 10 2 77

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 0 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 1 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 24 2 80

Fizik 10 7 0 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 0 71
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA BAŞARAN 490  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,715 204,080 22 101 101 101 274

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 53 41 42,75 36 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABaeEabCdcECB bba dADDdc bc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAaEbCDABCDEDaBdCDBc cddaeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d Cc    Ad   B b D a BBE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA dcdDaD AbDEa B CcdECebBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 13 10 3 77

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 2 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DİKİCİ 505  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,188 204,080 10 47 47 47 120

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 59 31 51,25 43 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CAB DECdcCBE  eECBcBADbD aCaCd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aE dABCDCDAcbDECBb BeDB a aE  

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik dbCBeC          d   D cdBBECaD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AEaA E eEB cBDabDE  Ce BdEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 5 0 100
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 4 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 6 2 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 6 1 86
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET GELMEZ 504  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,170 204,080 11 49 49 49 128

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 52 32 44,00 37 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCABCeEbECBdECda db BAaDCBbCc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAdEEb AaCbEDDeECae  e eECDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCb  DaACDDC CDD bDd Bdc     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA  E ea     E    a  c    CB  

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 2 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 2 3 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL  UZUN 497  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,610 204,080 31 152 152 152 472

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 1 7,75 60 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 40 34 31,50 26 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABceECdea Ea CaCBBBAcDD bb  B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEE  BbD DA EDbCd Da   ba DED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik            ae dabB  e         

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aA ddea b B CCDEacCee d dDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Metinleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 13 8 1 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 0 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 1 5 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇAKIR 479  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,728 204,080 29 132 132 132 376

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 2 8,50 65 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 43 20 38,00 32 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe Cbac cCdc  E   ECB B     Db CB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEe BCD aADEDEC   B DB abDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   bB               c    BB    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aA EC ad  B Cb Ea Ce BEE  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 0 13
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 13 9 2 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 1 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 6 40

Fizik 10 3 3 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZKAYA 500  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,690 204,080 8 40 40 40 102

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 17 6,75 23 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 62 46 50,50 42 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABCcEaECBeECBeECD BAcbbdabb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEbCDABCDEDDcdCaB   BeECDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCAaa eACDDbB aDeaDb BdDdD   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA acebdDdceDECbBedcdEae BaBAb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 13 10 3 77

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 10 47

Matematik-1 30 14 10 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 6 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 11 17 37

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 6 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÜNEŞ 0  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,925 204,080 32 162 162 162 522

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 3 3,25 25 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 36 28 29,00 24 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABC E EC AEa  cC      ddbb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal e CEE e   Db DBdC      baeDADa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB                   Bed      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a  aEdca dA  Ea B aBEECeDBCBAa

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 1 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 13 4 3 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 1 20

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 1 6 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA ÇAMYAR 481  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,840 204,080 23 103 103 103 278

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 6 2,50 19 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 45 34 36,50 30 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABC E ECdcECBB eD BA DbBDbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddCE a cBaDb D dCeB  cad bDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik de    D     b   D  D  BEb     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA bEded a CDEaD Dd  E a dCBAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 13 4 6 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 2 6 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ATEŞ 51  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,038 204,080 5 27 27 27 67

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 65 35 56,25 47 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABCeEbdCBcECBcdCaEBAaDCcDbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BACEbdaAaCD  DBECaB  Dce dDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik eBCeC D ACDD  e DDbDA BaD    b

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdEECea B beEa BDa EE eDBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 1 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 5 4 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ÜSTÜN 488  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,828 204,080 24 108 108 108 287

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 54 42 43,50 36 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABCeEbECdAECBaEeDdBAbbCcDb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal a aEEdaAdCDEcDaECDBb aBddeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik Ce  d   c c  c c  ab  a c     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen abAbECeaaBbCDEa BDC EECeDBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 13 50

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 10 3

Matematik-1 30 1 10 3

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 4 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 4 6 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ÇİVİCİ 508  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,565 204,080 18 86 86 86 246

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 48 30 40,50 34 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCAaa Ea CBAECBcEbc BAcDCBDbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAd dbaABCDdDDBECeB   adaCDeDa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB                 D BBE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen B    CeEbB e Ea B   EECe BCBda

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 1 17

Matematik-1 30 5 1 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 7 40

Fizik 10 4 2 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 1 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TAVLI 491  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,493 204,080 1 3 3 3 4

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 82 26 75,50 63 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDbCBAC aabCEdBBBeDDDEcbaCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEdbaaDa ADEDECB  BeDB aCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  ACBACDD eD DD DCB DDCbABBEadD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBAbECDaBADB eCDECBCDbBdEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 2 75
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 7 2 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 11 1 79
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 4 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 23 5 77

Fizik 10 7 2 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 1 71
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA İNAN 511  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,783 204,080 6 33 33 33 92

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 14 11,50 38 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 64 40 54,00 45 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe ceCABCcEbECBAECaBEbD BADaCBDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dcCEdbDcBCDEDDBECeBcdaBdaCDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB d B  ACcDd   D CDed Ea     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAdECbdcdAbDEacB aBcECebBCBea

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 3 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 15 14 50

Fizik 10 5 5 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇİFCİ 577  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,598 204,080 28 116 116 116 313

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 45 34 36,50 30 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CAccDECcAC Ea aECB BAeDc DbaCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEEeABaDCDADE Ebc aeC B aCDcDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  cdB                a   BB C  

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aAacdbdc  B  dDbaBC   dEe CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 13 10 3 77

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 1 7 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN OCAKDAN 509  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,353 204,080 4 24 24 24 61

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 2 5,50 42 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 4 17,00 57 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 64 17 59,75 50 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe  DCABCeE ECBAEC B CDdBAD C Dbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACE  DAdC   DBEdDB   B aCDAD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBd     b   aBaDDD DABB D     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen   cEECDEcB aDEaDB  BEECD BCB  

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih-1 13 6 2 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 1 20

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 5 33

Matematik-1 30 10 5 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 3 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 18 4 60

Fizik 10 6 2 60

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 1 71
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 0 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA AKBUZ 496  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,240 204,080 7 39 39 39 101

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 63 23 57,25 48 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CABE bCBcCeEb bECBBBADDDacC CB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dcEd BCDeDADbDECB   eDB aCDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a dB C    D e  D    D    B    

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  dBA ECbEB  B ddDEdBCDDBdEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 4 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 1 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 10 6 2 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇİÇEK KIYAK 494  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,490 204,080 16 66 66 66 197

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 57 29 49,75 41 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCABCeED C dECBB CD BAb CeDb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal deCE bDABCDEDDBECDB  aBdbCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB  e b  a        C   Bdc     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAAcEdeE  ACbEd BDCBdE eaBCBAb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 13 9 3 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 7 2 70

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN SU KÜLÜNK 507  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,875 204,080 21 99 99 99 272

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 2 8,50 65 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 53 38 43,50 36 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe CAccDECBAC dbbbECBaBAeaDdbCECc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE d BCDeDADEDECB eBbDBbbbDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   Cd a    D   dD    e b ead   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  caADEdea b B CC Edc DDBEEeDeB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 13 9 2 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 4 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 3 5 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİCAN BULAT 476  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,020 204,080 12 50 50 50 129

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 14 12,50 42 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 61 53 47,75 40 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe dDCABCcEbbCaAECBcddDEBAaDadbbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal abCcEeDABCDEcDeEdeBeeaadEeDADb

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CeadCeDcACDDeBCDDeeDb BEc     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdcEdbacBbCDEdaBDCBEcCDaBCcAe

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 4 8 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 10 47

Matematik-1 30 14 10 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 5 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 14 53

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALEYNA ALAN 487  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,268 204,080 14 57 57 57 159

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 34 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 14,09 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 6,04 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,93 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 13,39 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 5,82 5,94 5,13

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 2,42 2,17 1,31

Kimya 10 4 0 4,00 40 3,69 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,60 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 11,71 10,58 7,68

Toplam: 120 50 29 42,75 36 45,01 40,60 32,47

TYT Türkçe E CAcC EbECd ECB  CD dAD eeaa 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAdEEba BCDE DBEdaa    daCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB  e D ACDDd  DD  D  BE  D   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen ac add      DE DB   cE DeBCBdb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 0 80

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 2 43

Matematik-1 30 13 2 43

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 1 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 0 5 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 3 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SHUKURLU 534  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,538 204,080 2 23 23 23 59

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 67 29 59,75 50 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe dDCbBC EbdCBAECBa CD eAD dBab 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eACEECaA CDcDDBECDBb  cea DcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCddBb ACc CB DDD  b BEDCb a 

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  AAEEeea   CDEd B  BdECDDBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 13 9 3 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 3 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 4 3 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KOÇYİĞİT 516  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,983 204,080 10 74 74 74 214

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 8 1,00 8 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 48 32 40,00 33 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe ab c ECBACeEDaCECBaBADDD cbbCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEd babbeaAD DECaAaB        De

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  dCB C   eDaD d    DD a  BE a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen A a a   a   B   DEaBCD BdEeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 9 11 30

Tarih-1 13 3 8 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 3 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 12 6 40

Fizik 10 1 3 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 1 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYDENİZ ARSLANTÜRK 517  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,783 204,080 26 165 165 165 539

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 8 -1,00 -8 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 39 55 25,25 21 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe abBcabCddCdEc CECeaBeDbD abaCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal adEcbBCDaeADEDdd  eaecd bdDaDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik ecdB CDb da D dD  b a   BBd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  acead  a ecB CbDEd Ce  bEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 16 37

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 5 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 8 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 10 23

Matematik-1 30 7 10 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 0 6 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 4 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYFER GÜDÜK 515  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,020 204,080 12 94 94 94 261

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 48 38 38,50 32 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCcBCaEacCc ECBc  D BeD adDbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAdEde A   EDDBECDB A   aeDee 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB c d  AC DC  eD bbdaBE      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen abddEdbac  CDEd B CcEECa d BAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 13 5 4 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 0 40

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 3 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 1 8 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYTAÇ BUĞRA YAMAK 686  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,910 204,080 27 170 170 170 564

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 37 37 27,75 23 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe ceCbcCcE ECceECB  C  B   Ccbb 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ccdEEeacaCDEDD EC B   ddaCDcD 

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d a e   A       a   b Bd      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a    dbEaB bcbd B d EEaD BCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 0 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 13 6 7 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 2 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 10 37

Fizik 10 2 4 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 1 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ EREN KURU 514  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,300 204,080 30 177 177 177 583

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 36 50 23,50 20 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe  bad b  AC E ceEC  BAc   abb  

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEB aCa  ADaDE c b  eBebbDED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik abdBA    ccDeDdDC  e  ec BE ac

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen eaabcaebdecbB dbeE BCDaBbcA CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 1 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 13 6 4 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 5 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 9 18 30

Fizik 10 0 10 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 7 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY TOPRAK 693  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,198 204,080 28 171 171 171 566

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 8 2,00 15 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 16 0,00 0 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 40 53 26,75 22 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe abccbb dACB bEbEeB BAD DcDbECe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal accBbBCa adaEDEdB DB e  baDEDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   C cb  eabbbabDb Ceb bc Bdd  

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   aA ddcd   B dbDEdBaDe bEAeCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 0 3 0
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 13 4 8 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 16 13

Matematik-1 30 4 16 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 10 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 1 5 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ALPARSLAN G 690  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,988 204,080 17 129 129 129 356

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 2 3,50 27 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 38 20 33,00 28 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CABcDECBbC EbcCECB B De  Db  e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEE    D aA  D d e d      DE  

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik e dB               cD   BB  d 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EaA d b   aB CC E   D B E  CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 1 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 13 4 2 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 1 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 0 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 1 3 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 10 2 3 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 2 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 0 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜNHAN 532  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,793 204,080 21 141 141 141 415

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 2 7,50 58 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 46 31 38,25 32 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CbaEDbC cC E   Ed   de b abaCc

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal  EEBAaCD  ADcDEdB   dDB  eDbD 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a CB d      e           BBd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen cdBADEdDdBe BDCC EacCDDBEceDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 12 27

Türkçe 30 8 12 27

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 3 20
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 3 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 13 8 2 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 0 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 6 4 60

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE İSPİR 535  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,325 204,080 16 124 124 124 329

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 53 63 37,25 31 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCABCeEbECdcEdBBdbDaBAeDacabb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAaEECDAadDcDcBECeBeAbBaaeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik bBecCBDbcecabcacDaCbbBBdaaDeaa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAAcbebaDcbbDEdaBDCcdECe   B D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 21 30

Matematik-1 30 9 21 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 11 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER AKBAŞ 581  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,573 204,080 8 54 54 54 153

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 55 30 47,50 40 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe  eCbBC EbaCBAECBa CDbBADDCdeC 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEE aABCaEDDBECee   B  bDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBdd  a        c  CD  BED   Cd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdcdCbE d bD   B bBEE D BCaAc

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 13 9 3 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 2 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA VARİLCİ 526  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,905 204,080 18 134 134 134 386

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 44 41 33,75 28 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe cbeAaC EaaCBd CB  CD BeDeCBcbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAeEceDAB DE Ded  BeA BdECDADa

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik bB       b  a      D BB e D bd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aceadCba dbCD daBcdBdE   BCB D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 13 7 4 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 0 60

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 1 8 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 7 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR DENİZ AKKAYA 683  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,393 204,080 29 176 176 176 581

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 17 4,75 16 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 41 52 28,00 23 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EcCeaaccaEeaAEdBa C bdAecacDbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BcCEabD BCDEbDBECbBb ccCdCDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CeCe   e    e      b Bade     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen Be cddeda AbDadbBcdBdECe  CBec

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 0 5 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 4 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 5 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 3 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 17 30

Fizik 10 1 7 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 5 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 2 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFZANUR OCAK 685  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,865 204,080 13 95 95 95 262

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 50 39 40,25 34 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CAB D C cC Eb   CBaeAe D DbaCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEd dCDea DdDEdB  B DB aCaEcA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a eeAbDDe   DDbDe   c bA Bda  

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AbBdcEdD dA e CbDEaB eb dEAbCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 3 25
Metinleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 6 2 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 2 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARPACIOĞLU 523  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,708 204,080 5 45 45 45 118

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 3 4,25 33 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 7 2 6,50 65 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 57 24 51,00 43 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe   CABC E dC  ECBB CD B Dc Bab 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d CE   AcC dDD Ed    add CDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBd     ACDcd     eDAeBEDC DCd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAA EdeEDB CDEabB d EECe BC AD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 4 50

Türkçe 30 15 4 50

Edebiyatı tanımlar. 2 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 0 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 7 40

Tarih-1 13 5 3 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Coğrafya-1 12 2 4 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 7 2 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 1 71
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KADIOĞLU 529  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,130 204,080 25 157 157 157 494

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 14 3,50 12 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 36 35 27,25 23 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEedCde cEb CECB  A eD c aCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal ac d BCDCbA bDE    B    ECDcDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  eC  C         a   ac    Bc   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen d    ddeaa aB CbeEbcCe  d AcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 0 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 7 40

Tarih-1 13 5 5 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 0 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 7 14 23

Fizik 10 0 6 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 0 5 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YANKUNCU 530  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,798 204,080 19 136 136 136 388

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 40 28 33,00 28 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe aeeABC EbdCBbECBc CD BADaCdcbb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ddaE C   CDbD   dD    B dCDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik b                  D BB       

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  A cEdbd  bbD aDB   EE D eCBA 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 7 37

Tarih-1 13 5 4 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 2 2 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 2 4 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYDIN 689  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,235 204,080 7 53 53 53 152

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 61 36 52,00 43 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe aeCbBCaEbECBAECBadCDbBADDCBDbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbCEdCadBCDEDDBECaBA edeE DcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik C C C   b   C   a eDb ade b   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA cdCDaDacbDEdDB CBEECe  CBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 3 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 5 4 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BULAT 518  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,028 204,080 6 48 48 48 125

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 3 4,25 33 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 55 27 48,25 40 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EDC a eE Ea dEC      dA  Ccb c

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal BbCEE aA a   DBEC        CDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCc BaDA DDC   DaCDdBBE  DeCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAc EeDac AdDEdD   BdECDbBCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 2 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 1 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih-1 13 5 3 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 0 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 3 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DEMİRCİ 520  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,973 204,080 1 12 12 12 33

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 71 35 62,25 52 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCAca EDECBAECBadCbdBAcb eDbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal edCEdbaABCDEDDBECDB  edeaCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB      AdDDCB DDDaDdBBE CDcCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAeEECeEbd CDEdbBDdBdEaD BCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 5 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 6 4 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 2 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 6 4 60

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN TÖNGEL 580  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,335 204,080 3 26 26 26 66

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 11 13 7,75 26 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 73 39 63,25 53 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBEDECBAbeEDEeEdB BADcDbabaCe

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CcbdAaCDCDADEDdCBADBCDBAaeDEce

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  dCBdb DCea eedDCc  e edBBECaD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen dEBeDECbEBA BaCCDEaBCeDBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 10 2 83

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 3 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 13 37

Matematik-1 30 11 13 37

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 8 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 7 3 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET EFE TÖRE 105  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,198 204,080 11 87 87 87 247

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 51 39 41,25 34 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECBACcEe eEC  ed b EabaCd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEdA*CDbaeDcDECeAa ecB bCDaDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dB  c C  a  bDC  Da  d BE   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen ebBA bdea  DB  eDE cCDDcbEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 3 13
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 2 6 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 5 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÇAKIR 684  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,400 204,080 14 122 122 122 326

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 45 31 37,25 31 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CcaaDECBACeE  dECB BAD D DCdCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEEdAaCDda DEDECc  Bd   beDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   b                      ed   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen   ebcddbaB DB dCDEa CeD bEecCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 3 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 1 7 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE CÜNİ 512  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,963 204,080 24 154 154 154 477

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 39 51 26,25 22 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe deCbc  EabC AEC B CDEBe bdeebb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbeEE be CDE DaEdeBe aeebeDdaE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBae eaD C D   Db  D BBbe  Daa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  A bddDa Bc  aa B CaEE e BCaee

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 16 33

Tarih-1 13 5 5 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 0 60

Coğrafya-1 12 3 8 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 10 30

Matematik-1 30 9 10 30

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 3 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 9 12 30

Fizik 10 3 4 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KUYUMCU 691  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,170 204,080 23 150 150 150 459

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 14 7,50 25 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 44 43 33,25 28 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCbaCcEabbdAECccEaD aADD dabb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ecCEECeeBCDEbDaECDB   BbbCDbDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d                  D BBdc b   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA ddeedD  bDE  BeaabcCeeBCBeD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 11 14 37

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSK YILDIRAN 531  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,393 204,080 15 123 123 123 327

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 46 44 35,00 29 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CAacDdCdACeEcabECBaBADaDcDCab 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEcBAa DCa ecDbC  aebDB aCDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  ddcAacDbeDDD dDb   a   B d   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  d c Ed c   B aCDEa bD   EdcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 5 0 100
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 3 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 1 4 10

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 3 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DEMİRCİ 692  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,335 204,080 4 34 34 34 94

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 7 1 6,75 68 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 64 28 57,00 48 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEDECdACeED CEdB B D D  b  e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dc BbdCDbDADcDECB  BeDB  CDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   CBbCab    DaaDCd Dc e BBE   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBA ECDEacbBD CDECBCDbBcEdbCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 5 57

Türkçe 30 17 5 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 5 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 7 1 70

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 1 71
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKKAYA 513  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,033 204,080 9 68 68 68 201

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 54 31 46,25 39 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCbBC EbECdAEdB  eD BADbCcDbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eAdEECaABCDEeDBEdeB  bBd eDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CB                 D  BED     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aA addbaaB eDEd B CBEECeeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 0 20

Matematik-1 30 6 0 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 2 7 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇIRAKLI 533  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,015 204,080 20 140 140 140 413

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 39 26 32,50 27 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe CABE bCBcC Ea bEeB B   D  b Ce

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEe aCDCaADEDEde  d  B abDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik      b   c     D    b    BE   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen      bCe B  B  CeEa  D  a eDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 13 8 4 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 3 4 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 9 6 30

Fizik 10 2 2 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 2 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜRSES 521  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,393 204,080 31 187 187 187 654

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 18 7,50 25 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 37 50 24,50 20 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe deCAaC d dC dECB  b      CBebb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dcCadaadBCDcDDBEbDBdebBdbbDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik d   ee    c        D  cde     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAAaEdbdccAdDadaBDdBddCDedCBeb

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 10 30

Türkçe 30 9 10 30

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 2 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 13 5 8 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 2 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 12 18 40

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SU OKUYAN 528  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,623 204,080 22 145 145 145 443

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 11,43 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 2 4,50 35 5,36 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 3,78 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,82 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 11,97 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 5,12 5,94 5,13

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,52 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,47 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 5,10 5,00 3,37

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 10,10 10,58 7,68

Toplam: 120 34 27 27,25 23 38,61 40,60 32,47

TYT Türkçe  e  cC E  CB ECB  CD B D  B b 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal B  Ed  A C cD Bbda   eBda   DE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik   a CBD b a b   D dbd BEaCe   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen a    dD    Cea  B  BE  ae C d 

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 3 40

Türkçe 30 12 3 40

Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 0 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 13 5 2 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 0 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40

Coğrafya-1 12 2 6 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 6 7 20

Fizik 10 1 2 10

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 0 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
569  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 0 13 -3,25 -25 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 4 23 -1,75 -6 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 3 19 -1,75 -6 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 6 23 0,25 1 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 20 88 -2,00 -2 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CecabcbeAbcaaECEaacddbacdadbCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dbceeeecacdedDbdddb   BdadDaDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik Cbade a bcbbcc  dddD  bdc E ae

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AEddeceadB bdeabadeBCecdEacbad

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 0 5 0
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 4 23 13

Tarih-1 13 0 13 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 5 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 5 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 19 10

Matematik-1 30 3 19 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 11 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 6 23 20

Fizik 10 3 7 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 8 10

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DEMİRRR 536  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,840 204,080 30 194 194 194 764

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 7 2,25 17 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 0 8 -2,00 -17 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 4 18 -0,50 -2 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 26 64 10,00 8 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe ceCbaaeEbdCBcECBc C dBAabCacbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ecCEcbaAB ec c  da de cbd a bd

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik deecda D   c da    b BBda D   

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  AcbdaeaDaba Ee cba dEaee CB D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 3 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 4 18 13

Tarih-1 13 4 7 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 2 20

Coğrafya-1 12 0 8 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 12 13

Matematik-1 30 4 12 13

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 4 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 2 7 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 6 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 6 10

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 2 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YİĞİT 568  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,503 204,080 20 106 106 106 284

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 49 40 39,00 33 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe cDC aC EbECBAEeB  CD  ADDCd bc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dcCEdC AaCbEDD E bBb  ebEdDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB b   aAaabC e D  adBBdb     

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aeA ddbEDd dDEa B  cEE DDBCedD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 2 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 11 20

Matematik-1 30 6 11 20

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 6 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 3 6 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KAYIM 562  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,665 204,080 28 169 169 169 555

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 9 1,75 13 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 38 42 27,50 23 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe  Acc EC  C Eb  ECB BAcc  cba e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdebcdaeaADdDECB    D  b DED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik dce     e     dD    ebb BBdCa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EBAcdd ae DB CbDEd aaeBEcecCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 13 4 9 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 4 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 10 13

Matematik-1 30 4 10 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 3 5 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE ECEM TEMİZ 547  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,410 204,080 3 11 11 11 32

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 11 2 10,50 81 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 76 31 68,25 57 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCbBCaEadCBAECBaEbDcBeDcCBDCb

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEbCDABCDEDDBECDB ceBdaCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBd CBDcACDDe CDD  e  B b   Ca

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAdEdea BACDEaDB CBdECDDBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 13 11 2 85

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 9 2 64
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 5 4 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 8 1 80

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ELE 218  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,070 204,080 26 153 153 153 476

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 41 37 31,75 26 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CAdE ECd C caaeECBcBeD D abb e

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEEd BdD a DcDEC   BC   aCDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dc ba   a D dDd   a   BBd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen Ac AeEeDaB  B d  a  Ce  EaeDCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 12 40

Türkçe 30 12 12 40

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
Edebiyatı tanımlar. 2 1 0 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 4 38
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 13 5 5 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 2 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 4 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 5 4 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 2 71
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER KİBAROĞLU 560  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,195 204,080 9 42 42 42 106

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 62 41 51,75 43 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CABdDdCBACecaEaECdBBADeD Dbdde

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal eEddAca CDAbEeECBAee aa  eDbD 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik C daA Dbd a eaCDC CDD  A BE dD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen bEBAbEdbE AbB bCDEdBCDDBcEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 3 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 8 43

Matematik-1 30 13 8 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 4 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 5 4 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ÇATAKLI 540  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,900 204,080 13 76 76 76 220

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 54 38 44,50 37 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CABaedCcACeEe bECBBBADabEaCdCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEddcBCDbaeDcDECB  BdDBdcbDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   C  b         D        BBaCd 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  aaADEdeaB cB dbDEddCDDBEEeaCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 6 7 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 7 3 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM EKŞİ 383  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,460 204,080 23 119 119 119 320

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 7 2,25 17 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 47 45 35,75 30 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CbBEDbCdAa Ea bECBedAc a DCa B

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dcE cdCDCa acDEbB  c De beD De

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik ebdB C b  D D   e  DedD BaEed 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  aBADEdea A B CCDEbcaDbBEadcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 5 13
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 13 4 7 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 3 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 10 27

Matematik-1 30 8 10 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 4 4 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR GÜNOĞLU 561  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,230 204,080 16 92 92 92 259

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 2 4,50 35 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 1 3,75 31 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 48 30 40,50 34 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CABEeECBACccbECECB Bec DE bceB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEddA C   A  cEC  D  D   eDED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik a  eb eD  a    DC   D  d Bcaa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  baADECea A B e DEaBd  a EA CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 2 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 4 40

Tarih-1 13 5 2 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 0 20
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 4 1 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 4 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 4 4 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ZIVALIOĞLU 552  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,360 204,080 10 43 43 43 115

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 59 38 49,50 41 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCABC E ECB ECdcECa BAc bcbbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAeEd D*BbDcDDBdCDBAA dbbeDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCe cDcACDDCc DD  adaBEa   CC

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen ad EECea eACDEdDB  BEE e    Aa

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 0 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 3 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 13 6 6 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 7 4 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 0 67
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 9 47

Matematik-1 30 14 9 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 4 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 0 50

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 4 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL BAYRAKTAR 541  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,088 204,080 22 112 112 112 302

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 45 33 36,75 31 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCAaCaEbEC AECBBECabBbDDCeDbd

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eACE baABCDdcDabCeB   B E     

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik          d                  C 

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BebadC Ec AbeEebB CeaECDedCedD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 1 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 0 25

TYT Fen 30 12 15 40

Fizik 10 3 5 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ LARA 459  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,365 204,080 11 67 67 67 198

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 52 37 42,75 36 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe deCAaC EbECBAECB  bc BAD C ebE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eACE eDbc DdDD EC     a aeDADc

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB   BD eC     D    dBBEedDeCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BbAaEdeacd bDEd B CcdECeeBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Coğrafya-1 12 3 2 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 2 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 2 50

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT POYRAZ 538  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,518 204,080 18 102 102 102 275

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 54 47 42,25 35 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CABcDECcdCcEDaeECBaBADDbEbbbdB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEddbBaDCadeEDECBAa  De aCDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik ec dbbbDa  cD  De   Dacb Bd ac

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  aBADdCDa A a dCDEaa DeBEEA CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 13 5 8 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 15 17

Matematik-1 30 5 15 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 6 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 5 3 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 2 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ZENGİN 542  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,835 204,080 27 161 161 161 507

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 3 8 1,00 8 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 3 8 1,00 3 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 37 38 27,50 23 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCbaaeEbECBAECB dCa BADcbaDCc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal eddEbeDbaCa                   

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBa b aD              cd      

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAddECbaDBcbDEC B CddEaebBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 4 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 3 8 10

Tarih-1 13 3 8 23

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 2 20

Coğrafya-1 12 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 0 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 5 5 50

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ŞINKA 543  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,598 204,080 8 38 38 38 100

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 61 32 53,00 44 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CAcEDECdAC Ebc E B BAD D aCEC 

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CE BbBdDe ADEeECBd BdDe aCDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik CcdBACe  B  D  DCc DD bd Bd   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EB  ddedc cBeCCDEdcCDbcEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 1 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 13 8 3 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 12 5 5 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 3 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 2 5 20

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 1 0 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR AK 537  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,908 204,080 15 79 79 79 227

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 14 11,50 38 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 54 49 41,75 35 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CABccECBbC EbaCECBadAccebDbbbB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal eEaBAdaDCaADcDECB ceaec beDEDc

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik ecCBba    D b CDC   D D  BEaa 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AaBbDdCbEd aBDdbDEaBCDbBcdAaCc

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 1 1 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 2 25

TYT Fen 30 15 14 50

Fizik 10 5 5 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KERPETEN A Lİ 544  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,890 204,080 25 146 146 146 445

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 15 14 11,50 38 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 46 46 34,50 29 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe eAaacdCceCcEaECECBBBeDaccDbbCa

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal acEebBCDCeADdDECceDBdeBbEeaEDb

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik d dB                          

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AdBdcdCDEdd BedCDEaceeDBbEAaCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 3 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 3 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 7 5 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 0 0 0
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 15 14 50

Fizik 10 5 5 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NEVRA ALARÇİN 563  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,213 204,080 4 25 25 25 62

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 14 13 10,75 36 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 67 38 57,50 48 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe ccCABCeEbECBAE B  aD BAD CBDbE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbaEaeaABCDEDDcECDB   ddaCD Da

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBCc BecACDDe eDbbCbd BEDCbcaa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAcEECDaDa baEaDe CBEE DbBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 1 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 5 4 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 13 47

Matematik-1 30 14 13 47

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 6 7 43
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 4 0

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 7 3 70

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 3 57
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN OCAK 558  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,640 204,080 6 31 31 31 89

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 65 41 54,75 46 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CAcEDECdAC Ea CEddaBeDDD DbaCd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal aEEB aCDeDADEDECBeeedDBbaeDEDe

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik   dBACDcC abbDdDCBaDD  eBBa   

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EeAcEdeEecDBedCDEdc DaBEEADCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 13 9 3 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 9 43

Matematik-1 30 13 9 43

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 7 6 50
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 0 0

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 4 5 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 2 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 1 80

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 8 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSELİN KÜÇÜK 556  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,458 204,080 12 75 75 75 217

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 2 5,50 42 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 52 36 43,00 36 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCA C E bCB ECB   D B eba ab 

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d  EEC   CDcDDcbC  d  caaCDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBeee DbA DDbe  D dDdB EDdD aC

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen Bd dECcaD  bDEacB CBcECD BCBeD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 0 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 13 6 2 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 1 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Coğrafya-1 12 2 6 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 11 40

Matematik-1 30 12 11 40

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 5 4 36
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 0 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 2 1 50

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 1 4 14
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 2 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP IŞIK 565  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,158 204,080 14 78 78 78 226

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 51 34 42,50 35 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CAaaedC AC Ec CEdBaBADbD bCbCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dE dAdaDCaA EDECc  d DB aCDaDA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  ddadC  e acD  D         BECCD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen  EaA EdbE  DB d eEd  D  cEAcCB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 13 6 5 46

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 2 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 3 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 0 75

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 4 3 40

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 4 1 57
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVAL ÇİÇEK 548  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,100 204,080 17 98 98 98 270

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 50 42 39,50 33 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EDCbcCaEbECddECd  bD BAcD BcCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dbdEEbabBCacDDBECDB A   c DeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dB  C eb C Db b D aD eBd   cad

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BA bEdeaD c aEd B d EECDbBCe a

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 13 5 8 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 7 1 58

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 4 4 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 4 20

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SUBAŞ 546  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,065 204,080 5 30 30 30 77

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 63 35 54,25 45 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe bABEDECBACBEbECEdBaBADcD aCaCB

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal dEcd d DCaA EDECB  eaDB bdDED 

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik  cCBACec  a D dDC   D cdBBdaaD

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen c BA ECbdBA BDCbaEdBCDeB cd CB

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 1 80
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 6 1 75
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 13 5 5 38

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 3 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 10 37

Matematik-1 30 11 10 37

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 4 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 3 25

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 5 3 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 3 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ SANA 557  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,040 204,080 24 128 128 128 349

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 2 7 0,25 2 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 45 41 34,75 29 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EeCABC EDbCdcECa dCa B Dbb aCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dba  eaA Cac DaEd Bb  a E DADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik Cda dc    DDe  DDcdDc Bdaae  a

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen  AA ECea   bDEd BDeeEE e  CB D

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 4 0 80
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 1 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 2 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 10 11 33

Tarih-1 13 2 7 15

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 4 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 2 20

Coğrafya-1 12 4 4 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 13 23

Matematik-1 30 7 13 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 4 4 29
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 2 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 4 2 40

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 2 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Simyadan Kimyaya 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 1 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞUHEDA ATAR 559  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,930 204,080 2 5 5 5 8

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 83 28 76,00 63 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EcCAaCeEeECBAECBaaeDbBADDbeDCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dACEbCaAdCaEDDBECDBAAceCEeDADE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBCA B  ACDDC  eD CDA BEaCD  d

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAAEECDdDBAbDEacBDdBEECDbBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 13 8 5 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 4 1 80
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Coğrafya-1 12 10 2 83

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 8 1 57
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 1 1 25

TYT Fen 30 24 6 80

Fizik 10 9 1 90

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 6 1 86
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Simyadan Kimyaya 2 1 1 50
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA İYİ 555  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,878 204,080 7 35 35 35 95

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 8 2 7,50 58 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 57 41 46,75 39 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe EDbbcC E E BdEaB  ec aA   BDba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal d CEECDA  DcD  Ed e  aBdbeDcDb

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBaAdcaDACDbCBCDDDCaABBEaCDDCa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAdbEdeabcACDEd B  BbE DbdC dD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 1 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 1 3 20
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 0 1 0
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 1 3 13
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 13 8 2 62

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 3 1 60
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 1 40

Coğrafya-1 12 2 5 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 1 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 22 8 73

Matematik-1 30 22 8 73

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 11 3 79
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 2 8 20

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 0 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRULHAN DİKCİ S* 566  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,553 204,080 29 184 184 184 620

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 9 1,75 13 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 38 71 20,25 17 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe bbaEDE dACeEDddECeaBAacadaCECd

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal bEdddcaDaaAD*aEdBADcaaBeEdbcad

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik dbC bde ba  bcdD BCa   c Bca c

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen cdBAbECeEadDecCeabdcCccabdebCa

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 3 40
Edebiyatı tanımlar. 2 2 0 100
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 2 6 25
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 13 4 9 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 1 4 20
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 6 6 50

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 0 2 0
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 15 17

Matematik-1 30 5 15 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 2 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 2 8 14
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 2 0

TYT Fen 30 9 21 30

Fizik 10 5 5 50

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ALPER ŞANLI 688  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,750 204,080 19 105 105 105 283

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 3 7 1,25 13 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 54 56 40,00 33 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe caCAaCeEDECdAECBaECaEBeabCdbbc

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dAaEbdaABCDcDDBECDBbeaBdEdDcDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik CBadbec b b eB D D b  Bd Ca dd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAbbdCbEbaebDEdceDdcdECDDdCBdD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 4 0 100
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 4 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 13 7 6 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Coğrafya-1 12 8 4 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 13 23

Matematik-1 30 7 13 23

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 5 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 1 1 25
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 13 17 43

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 5 29
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Simyadan Kimyaya 2 0 2 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 2 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 2 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BULAT 554  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,463 204,080 21 111 111 111 295

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 1 4 0,00 0 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 44 38 34,50 29 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe CAac ECB a EbECECB BAc a DCc  

Cevap Anahtarı B CABEDECBACBEDECECBBBADDDEDCECB

TYT Sosyal CEdddeCD eADEDbC  e aaabaCa DA

Cevap Anahtarı B CEEBABCDCDADEDECBADBCDBAECDEDA

TYT Matematik C C  e  dcaDDDC    bc   BBd a 

Cevap Anahtarı B CACBACDDCBDDDDCDCBCDDCDABBECCD

TYT Fen AaBd E   c b ce D b Ce BEEccC 

Cevap Anahtarı B AEBADECDEBADBDCCDECBCDDBEEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 3 1 75
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
Edebiyatı tanımlar. 2 0 1 0
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 1 0 50
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 4 2 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 13 7 5 54

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 2 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 12 2 7 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 1 0 50
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Her ( 2 1 0 50
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 3 4 21
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 2 2 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 1 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 3 3 30

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 2 3 29
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 0 1 0
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 0 1 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 5 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İREM METE 553  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,665 204,080 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 31 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 13,08 12,53 9,62

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 4,51 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 8 1 7,75 65 3,89 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 10,72 11,71 10,22

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 6,49 5,94 5,13

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,10 2,17 1,31

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,34 3,41 3,01

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,19 5,00 3,37

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 11,62 10,58 7,68

Toplam: 120 86 22 80,50 67 41,91 40,60 32,47

TYT Türkçe cDCbBCaEeaCdAECBa CD BAD CBDCE

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal ebCEEbaABCDEDDBECDB   BdE DeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik dBaA eD ACDDCB DDDCDABBdD DDCd

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen BAdEECDEDeACDEaDB CBEECDbBCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Edebiyatı tanımlar. 2 1 1 50
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 2 2 50
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 3 2 60
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 5 1 63
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 13 9 4 69

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 2 3 40
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Coğrafya-1 12 8 1 67

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 11 1 79
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 3 1 75
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 3 1 75

TYT Fen 30 25 4 83

Fizik 10 8 2 80

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 5 2 71
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Simyadan Kimyaya 2 2 0 100
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 2 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF DENEME-1

ORDU / ÜNYE / Ünye Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENE  ŞEN 278  9G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,635 204,080 1 188 188 188 657

Puanı Hesaplanan: 196 196 196 839

Katılımlar: 1 197 197 197 851

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 7,50 12,53 9,62

Tarih-1 13 4 6 2,50 19 2,50 4,99 4,16

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,25 3,89 3,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,83 2,37

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 10,50 11,71 10,22

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 -2,00 5,94 5,13

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,25 2,17 1,31

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,50 3,41 3,01

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,25 5,00 3,37

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 9,00 10,58 7,68

Toplam: 120 37 48 25,00 21 25,00 40,60 32,47

TYT Türkçe badbB cEa CeAECBc Cc BAccCe ba

Cevap Anahtarı A EDCABCBEDECBAECBBECDEBADDCBDCE

TYT Sosyal dba dbaABCD  DaaC B   BCbCDeDE

Cevap Anahtarı A BACEECDABCDEDDBECDBAADBCECDADE

TYT Matematik bee    b   D      da  ada  aaa

Cevap Anahtarı A CBCACBDDACDDCBCDDDCDABBEDCDDCC

TYT Fen aAAaEdeacc  DEa B d EdCe dCBAD

Cevap Anahtarı A BAAEECDEDBACDECDBDCBEECDDBCBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

Edebiyatı tanımlar. 2 0 2 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 4 1 2 25
Dili tanımlar, dilin kullanımdan doğan türlerini bilir. 5 2 2 40
"Niçin yazıyoruz?", "Nasıl yazmalıyız?" soruları çerçevesinde metin yazar. 2 2 0 100
İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50
Metinleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 8 3 3 38
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 13 4 6 31

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 5 0 4 0
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 0 60

Coğrafya-1 12 5 3 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33
Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 2 2 0 100
İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 12 3

Matematik-1 30 1 12 3

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Her ( 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 14 1 1 7
Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. (FL) 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 4 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 4 0 3 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 3 7 30

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 7 3 4 43
Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Simyadan Kimyaya 2 0 0 0
Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 1 1 0 100
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 2 1 0 50
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 2 1 1 50
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 10 6 3 60
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